
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - 9-10.sınıf SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Kütahya SİMAV SIMAV ANADOLU SAĞLIK MESLEK LISESI NFT 9. Sınıf Kurumsal Deneme sınavı 1 288 65 65 65

Ortalamalar
TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam 9-10.sınıf

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 9.65 9.31 7.33 10.50 8.47 8.38 2.59 5.90 1.11 6.86 8.32 4.78 29.60 32.00 21.60 195.147

İl Ortalaması 10.57 7.25 8.76 11.08 6.80 9.38 1.43 3.49 0.56 6.32 6.18 4.78 29.40 23.72 23.47 202.088
Okul Ortalaması 10.57 7.25 8.76 11.08 6.80 9.38 1.43 3.49 0.56 6.32 6.18 4.78 29.40 23.72 23.47 202.088

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam 9-10.sınıf Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 623 - DURMUŞ TURAN 9 / A 16 4 15.00 21 3 20.25 5 9 2.75 16 8 14.00 58.00 24.00 52.00 312.992 4 1 1 1
2 568 - AHMET ÇOŞKUN 9 / A 15 5 13.75 20 3 19.25 4 5 2.75 14 7 12.25 53.00 20.00 48.00 297.559 7 2 2 2
3 622 - DUYĞU ULUS 9 / A 20 3 19.25 14 8 12.00 3 4 2.00 10 4 9.00 47.00 19.00 42.25 273.079 12 3 3 3
4 599 - EMRE ÇETKİN 9 / B 19 4 18.00 14 10 11.50 3 2 2.50 9 10 6.50 45.00 26.00 38.50 258.631 21 4 4 4
5 576 - EŞENUR UZUN 9 / A 13 11 10.25 16 5 14.75 3 3 2.25 11 3 10.25 43.00 22.00 37.50 257.144 23 5 5 5
6 541 - TUNAHAN DEMİR 9 / B 16 2 15.50 12 13 8.75 1 3 0.25 14 6 12.50 43.00 24.00 37.00 253.534 26 6 6 6
7 618 - KENAN BÜTÜN 9 / B 13 12 10.00 17 8 15.00 1 3 0.25 13 7 11.25 44.00 30.00 36.50 253.252 27 7 7 7
8 562 - AYŞE SEZİN ZEREN 9 / A 15 7 13.25 15 5 13.75 1 3 0.25 10 6 8.50 41.00 21.00 35.75 249.238 31 8 8 8
9 589 - A ALMİLA ERYILMAZ 9 / B 18 4 17.00 16 6 14.50 3 3 2.25 4 7 2.25 41.00 20.00 36.00 249.001 32 9 9 9

10 564 - EYLEM SU BAŞ 9 / A 13 7 11.25 17 3 16.25 2 5 0.75 8 3 7.25 40.00 18.00 35.50 248.863 33 10 10 10
11 557 - ZÜHRE MAĞDEN 9 / A 15 9 12.75 13 8 11.00 2 3 1.25 11 4 10.00 41.00 24.00 35.00 246.472 34 11 11 11
12 600 - NAİM EMİRHAN İNAN 9 / B 12 8 10.00 17 7 15.25 4 4 3.00 8 9 5.75 41.00 28.00 34.00 243.346 38 12 12 12
13 624 - ASİYE ÇETİN 9 / A 9 4 8.00 19 4 18.00 1 1 0.75 8 4 7.00 37.00 13.00 33.75 242.959 39 13 13 13
14 585 - TUĞBA ÇAVDAR 9 / A 15 8 13.00 17 5 15.75 0 5 -1.25 7 4 6.00 39.00 22.00 33.50 240.366 44 14 14 14
15 573 - AYŞE GÖKTEPE 9 / A 15 4 14.00 13 8 11.00 1 3 0.25 10 9 7.75 39.00 24.00 33.00 238.134 50 15 15 15
16 587 - CEREN ERDOĞAN 9 / A 13 5 11.75 14 6 12.50 1 3 0.25 9 4 8.00 37.00 18.00 32.50 236.863 54 16 16 16
17 558 - AYLİN ŞAHİN 9 / A 12 9 9.75 16 7 14.25 4 6 2.50 7 6 5.50 39.00 28.00 32.00 235.513 58 17 17 17
18 559 - SELİN PAK 9 / A 16 5 14.75 11 4 10.00 2 7 0.25 7 3 6.25 36.00 19.00 31.25 230.967 64 18 18 18
19 572 - EMİNE BÜTÜN 9 / A 11 8 9.00 15 5 13.75 1 3 0.25 8 3 7.25 35.00 19.00 30.25 228.822 68 19 19 19
20 619 - ÖMER GÜNER 9 / B 13 6 11.50 13 8 11.00 3 2 2.50 7 7 5.25 36.00 23.00 30.25 228.054 71 20 20 20
21 567 - ERGÜLNAZ TEKE 9 / A 14 6 12.50 13 2 12.50 1 4 0.00 6 3 5.25 34.00 15.00 30.25 227.698 72 21 21 21
22 617 - HATİCE ULUDAĞ 9 / B 12 7 10.25 16 7 14.25 0 3 -0.75 9 11 6.25 37.00 28.00 30.00 227.412 76 22 22 22
23 605 - CEMRE ERDOĞAN 9 / B 15 2 14.50 13 7 11.25 3 3 2.25 3 5 1.75 34.00 17.00 29.75 225.090 80 23 23 23
24 0 - CEMİLE AKTAŞ 9 / B 11 7 9.25 16 7 14.25 0 3 -0.75 9 11 6.25 36.00 28.00 29.00 223.775 81 24 24 24
25 601 - BURAK YUCA 9 / B 9 7 7.25 16 8 14.00 0 4 -1.00 9 3 8.25 34.00 22.00 28.50 222.447 84 25 25 25
26 577 - MEHMETALİ KOCABAŞ 9 / A 7 12 4.00 17 3 16.25 4 3 3.25 5 6 3.50 33.00 24.00 27.00 217.540 87 26 26 26
27 560 - SERRA PAK 9 / A 15 4 14.00 10 5 8.75 0 4 -1.00 7 6 5.50 32.00 19.00 27.25 215.371 93 27 27 27
28 575 - MEHMET UÇAR 9 / A 10 12 7.00 14 7 12.25 4 7 2.25 6 5 4.75 34.00 31.00 26.25 213.646 96 28 28 28
29 0 - ALİ YİĞİT AĞIRBAŞ 9 / A 6 3 5.25 16 6 14.50 1 4 0.00 8 7 6.25 31.00 20.00 26.00 213.185 97 29 29 29
30 591 - ALPER ASMALIKAYA 9 / B 13 8 11.00 14 8 12.00 0 0 0.00 4 3 3.25 31.00 19.00 26.25 212.339 99 30 30 30
31 0 - SEMİH TUNCER 9 / A 6 2 5.50 16 7 14.25 0 0 0.00 7 6 5.50 29.00 15.00 25.25 210.134 104 31 31 31
32 0 - NİLAY ATASOY 9 / B 9 11 6.25 16 7 14.25 1 3 0.25 7 11 4.25 33.00 32.00 25.00 208.899 106 32 32 32
33 569 - ZENNURE EĞDEMİR 9 / A 11 6 9.50 12 7 10.25 0 6 -1.50 9 8 7.00 32.00 27.00 25.25 208.886 107 33 33 33
34 598 - EDA AKKOYUN 9 / B 12 7 10.25 10 10 7.50 1 5 -0.25 9 6 7.50 32.00 28.00 25.00 207.695 110 34 34 34
35 604 - MÜZEYYEN CAN 9 / B 10 5 8.75 8 2 7.50 0 0 0.00 7 0 7.00 25.00 7.00 23.25 201.248 122 35 35 35
36 566 - ELİF ELVİN İNAN 9 / A 10 11 7.25 11 6 9.50 4 2 3.50 4 5 2.75 29.00 24.00 23.00 200.727 123 36 36 36
37 556 - SÜMEYYE ÇEKİN 9 / A 11 5 9.75 10 5 8.75 0 0 0.00 5 2 4.50 26.00 12.00 23.00 199.912 124 37 37 37
38 592 - YAĞMUR KURT 9 / A 10 5 8.75 10 7 8.25 1 6 -0.50 8 7 6.25 29.00 25.00 22.75 199.253 127 38 38 38
39 574 - ESMA TUMBAY 9 / A 10 10 7.50 9 2 8.50 0 0 0.00 7 2 6.50 26.00 14.00 22.50 198.667 129 39 39 39
40 561 - ŞEVVAL KÖSEM 9 / A 12 7 10.25 9 8 7.00 1 1 0.75 4 2 3.50 26.00 18.00 21.50 193.832 137 40 40 40
41 621 - AHMETEFE DEMİR 9 / B 10 7 8.25 12 11 9.25 0 0 0.00 6 9 3.75 28.00 27.00 21.25 193.457 139 41 41 41
42 555 - ZEHRA EKREN 9 / A 10 8 8.00 12 4 11.00 0 0 0.00 2 1 1.75 24.00 13.00 20.75 191.530 142 42 42 42
43 612 - HAVVA NUR ÖZSO 9 / B 12 11 9.25 9 4 8.00 0 0 0.00 4 2 3.50 25.00 17.00 20.75 191.167 143 43 43 43
44 611 - HAZAL İNCE 9 / B 11 9 8.75 10 9 7.75 1 3 0.25 5 6 3.50 27.00 27.00 20.25 189.353 147 44 44 44
45 603 - HASAN ÖZDEMİR 9 / B 8 12 5.00 12 12 9.00 2 6 0.50 8 14 4.50 30.00 44.00 19.00 185.602 155 45 45 45
46 615 - UMUT DEMİREL 9 / B 9 8 7.00 10 9 7.75 2 3 1.25 5 11 2.25 26.00 31.00 18.25 181.999 168 46 46 46
47 571 - MUSTAFA DÖNMEZ 9 / A 8 5 6.75 6 6 4.50 2 1 1.75 6 7 4.25 22.00 19.00 17.25 178.166 172 47 47 47
48 578 - ZEYNEP İLHAN 9 / A 7 12 4.00 12 10 9.50 1 9 -1.25 6 6 4.50 26.00 37.00 16.75 176.997 176 48 48 48
49 620 - NİSAGÜL KOZAN 9 / B 10 9 7.75 6 3 5.25 0 1 -0.25 5 7 3.25 21.00 20.00 16.00 172.868 188 49 49 49
50 501 - GAMZE GÖKDEMİR 9 / A 15 3 14.25 2 3 1.25 3 4 2.00 0 7 -1.75 20.00 17.00 15.75 169.825 194 50 50 50
51 597 - SUDE DEMİRALAY 9 / B 8 3 7.25 7 6 5.50 0 0 0.00 3 6 1.50 18.00 15.00 14.25 166.091 200 51 51 51
52 581 - BATU YILDIZ 9 / A 8 6 6.50 4 5 2.75 2 0 2.00 3 2 2.50 17.00 13.00 13.75 164.401 201 52 52 52
53 596 - ŞULE KUZHAN 9 / B 7 14 3.50 10 12 7.00 2 5 0.75 6 15 2.25 25.00 46.00 13.50 164.320 202 53 53 53
54 593 - ZELİHA ALABAŞ 9 / B 7 4 6.00 8 5 6.75 0 1 -0.25 1 4 0.00 16.00 14.00 12.50 159.542 214 54 54 54
55 610 - DÖNDÜ GİRGİN 9 / B 8 11 5.25 8 8 6.00 0 9 -2.25 4 10 1.50 20.00 38.00 10.50 151.864 233 55 55 55
56 523 - CEYLİN BALIKESİRLİ 9 / B 4 3 3.25 6 5 4.75 0 2 -0.50 3 4 2.00 13.00 14.00 9.50 148.576 238 56 56 56
57 579 - AYŞE ÜNAL 9 / A 8 12 5.00 5 5 3.75 0 2 -0.50 1 4 0.00 14.00 23.00 8.25 143.065 246 57 57 57
58 608 - MEHMET ŞAHİN 9 / B 7 11 4.25 4 7 2.25 2 9 -0.25 3 10 0.50 16.00 37.00 6.75 137.387 256 58 58 58
59 544 - BERRA TAŞPI AR 9 / B 5 7 3.25 1 12 -2.00 6 12 3.00 5 14 1.50 17.00 45.00 5.75 133.822 262 59 59 59
60 588 - MERYEM ZENGİNOĞLU 9 / B 4 0 4.00 0 2 -0.50 1 0 1.00 0 1 -0.25 5.00 3.00 4.25 127.604 267 60 60 60
61 595 - VELİ ALAKUŞ 9 / B 3 3 2.25 0 1 -0.25 0 1 -0.25 2 1 1.75 5.00 6.00 3.50 125.194 270 61 61 61
62 582 - FATMA NUR GÜMÜŞ 9 / A 6 11 3.25 4 13 0.75 0 0 0.00 1 10 -1.50 11.00 34.00 2.50 120.889 276 62 62 62
63 570 - IRMAK ATALA 9 / A 4 11 1.25 2 11 -0.75 2 16 -2.00 5 9 2.75 13.00 47.00 1.25 116.603 281 63 63 63
64 616 - İSMAİL ALKAN 9 / B 5 15 1.25 2 21 -3.25 1 8 -1.00 2 10 -0.50 10.00 54.00 -3.50 97.814 286 64 64 64
65 548 - YAĞMUR SEZGİN 9 / A 1 14 -2.50 2 11 -0.75 0 0 0.00 1 9 -1.25 4.00 34.00 -4.50 95.038 287 65 65 65


