
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - 11.Sınıf SAY SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Kütahya SİMAV SIMAV ANADOLU SAĞLIK MESLEK LISESI NFT 11. Sınıf Kurumsal Deneme sınavı 1 52 49 49 49

Ortalamalar
TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam 11.Sınıf SAY 11. Sınıf EA 11.Sınıf SÖZ
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Puan Puan

Genel Ortalama 7.90 7.44 6.04 7.29 6.96 5.55 2.13 1.87 1.67 3.00 4.12 1.97 20.33 20.38 15.23 147.192 172.553 192.734
İl Ortalaması 6.86 7.90 4.88 6.20 7.39 4.36 0.78 1.96 0.29 1.65 4.37 0.56 15.49 21.61 10.09 125.859 152.756 174.013

Okul Ortalaması 6.86 7.90 4.88 6.20 7.39 4.36 0.78 1.96 0.29 1.65 4.37 0.56 15.49 21.61 10.09 125.859 152.756 174.013

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam 11.Sınıf SAY 11. Sınıf EA 11.Sınıf SÖZ Genel İl İlçe Kurum
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Puan Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

1 419 - NURULLAH KAYTAZ 11 / A 15 3 14.25 13 5 11.75 0 0 0.00 5 1 4.75 33.00 9.00 30.75 183.436 236.025 285.609 4 1 1 1
2 484 - VESİLENUR OTAY 11 / B 17 4 16.00 15 10 12.50 0 0 0.00 4 4 3.00 36.00 18.00 31.50 175.606 255.012 304.868 5 2 2 2
3 434 - SAİM ENES PEKEDİS 11 / A 15 8 13.00 15 8 13.00 1 0 1.00 4 3 3.25 35.00 19.00 30.25 173.497 239.760 289.485 6 3 3 3
4 464 - FULYA ERKUL 11 / A 15 8 13.00 12 10 9.50 1 0 1.00 3 3 2.25 31.00 21.00 25.75 166.290 223.247 266.872 7 4 4 4
5 468 - BÜŞRA VURAL 11 / A 14 9 11.75 9 10 6.50 1 1 0.75 3 4 2.00 27.00 24.00 21.00 159.376 210.956 239.791 8 5 5 5
6 429 - ELİF İSET 11 / A 9 8 7.00 10 4 9.00 0 0 0.00 4 1 3.75 23.00 13.00 19.75 153.864 179.237 215.081 9 6 6 6
7 413 - ALEYNAÖZTÜRK 11 / A 10 4 9.00 8 9 5.75 1 1 0.75 3 3 2.25 22.00 17.00 17.75 152.387 184.363 214.552 10 7 7 7
8 423 - ATİKE İREM AĞAMAK 11 / A 10 6 8.50 9 8 7.00 3 2 2.50 3 10 0.50 25.00 26.00 18.50 150.404 193.987 222.466 11 8 8 8
9 417 - AYŞENUR ŞAHİN 11 / B 15 5 13.75 14 10 11.50 0 0 0.00 0 0 0.00 29.00 15.00 25.25 147.993 236.017 282.068 12 9 9 9

10 415 - HASİBE OK 11 / A 11 5 9.75 9 6 7.50 0 0 0.00 2 1 1.75 22.00 12.00 19.00 147.801 192.890 225.207 13 10 10 10
11 487 - ELİF YEŞİL 11 / A 12 4 11.00 10 3 9.25 0 0 0.00 1 0 1.00 23.00 7.00 21.25 146.581 208.276 246.711 14 11 11 11
12 455 - CANSU ÇAĞLAR 11 / A 11 3 10.25 7 6 5.50 0 1 -0.25 2 4 1.00 20.00 14.00 16.50 143.465 185.120 215.908 15 12 12 12
13 420 - ÇAĞRI DOĞAN 11 / A 12 8 10.00 12 5 10.75 1 0 1.00 1 4 0.00 26.00 17.00 21.75 141.982 214.652 250.665 16 13 13 13
14 421 - YAĞMUR BAYAM 11 / A 7 6 5.50 11 11 8.25 0 0 0.00 3 2 2.50 21.00 19.00 16.25 139.809 176.379 205.320 17 14 14 14
15 436 - BENSU ÖNAL 11 / A 10 4 9.00 7 5 5.75 1 3 0.25 2 6 0.50 20.00 18.00 15.50 139.030 178.903 212.214 18 15 15 15
16 482 - OSMAN YALÇIN BJK 11 / A 11 11 8.25 13 7 11.25 1 0 1.00 1 4 0.00 26.00 22.00 20.50 136.498 211.034 242.825 19 16 16 16
17 409 - MERVE KARAKUŞ 11 / A 11 12 8.00 5 2 4.50 0 0 0.00 0 0 0.00 16.00 14.00 12.50 129.972 168.565 194.341 20 17 17 17
18 261 - KAAN DÖNDAR JR 11 / B 3 13 -0.25 6 13 2.75 5 16 1.00 5 10 2.50 19.00 52.00 6.00 127.442 119.414 130.151 21 18 18 18
19 450 - AYLİN ÜÇKAN 11 / A 8 4 7.00 0 5 -1.25 0 0 0.00 0 0 0.00 8.00 9.00 5.75 126.838 136.999 150.889 22 19 19 19
20 480 - ELANUR EFENK 11 / B 4 11 1.25 4 10 1.50 1 3 0.25 4 8 2.00 13.00 32.00 5.00 124.426 117.951 128.407 23 20 20 20
21 438 - SUDE CANDAN 11 / A 7 6 5.50 4 2 3.50 0 0 0.00 0 0 0.00 11.00 8.00 9.00 122.137 147.549 171.172 24 21 21 21
22 422 - ZÜHRENAZ COŞKUN 11 / A 7 4 6.00 5 9 2.75 0 0 0.00 1 5 -0.25 13.00 18.00 8.50 122.075 149.409 173.726 25 22 22 22
23 446 - TÜLAY CANDAN 11 / A 8 6 6.50 7 12 4.00 0 0 0.00 0 2 -0.50 15.00 20.00 10.00 122.013 156.391 178.721 26 23 23 23
24 403 - ZEYNEP CANDAN 11 / B 8 9 5.75 8 10 5.50 0 0 0.00 2 9 -0.25 18.00 28.00 11.00 121.988 158.342 188.051 27 24 24 24
25 447 - CEREN DEMİROK 11 / B 2 7 0.25 1 8 -1.00 0 0 0.00 3 3 2.25 6.00 18.00 1.50 121.013 101.756 106.195 28 25 25 25
26 456 - HAVVANUR ÇELİK 11 / A 10 8 8.00 10 11 7.25 0 1 -0.25 0 5 -1.25 20.00 25.00 13.75 119.852 184.326 212.610 29 26 26 26
27 404 - ZEYNEP Z 11 / A 7 8 5.00 6 6 4.50 0 1 -0.25 0 0 0.00 13.00 15.00 9.25 119.114 149.013 173.593 30 27 27 27
28 445 - KEVSER 11 / A 4 8 2.00 3 2 2.50 0 0 0.00 1 0 1.00 8.00 10.00 5.50 118.375 125.813 141.342 31 28 28 28
29 444 - FADİME ÇAKIR 11 / A 2 15 -1.75 1 7 -0.75 3 4 2.00 3 8 1.00 9.00 34.00 0.50 118.269 102.793 99.156 32 29 29 29
30 477 - BETÜL ARSLAN 11 / B 4 14 0.50 7 10 4.50 1 1 0.75 3 8 1.00 15.00 33.00 6.75 118.199 130.737 143.963 33 30 30 30
31 439 - ZAHİDE SOYSAL 11 / A 7 12 4.00 5 3 4.25 0 0 0.00 0 0 0.00 12.00 15.00 8.25 117.436 142.057 164.453 34 31 31 31
32 467 - HALİME ŞAHİN 11 / A 6 6 4.50 6 5 4.75 0 0 0.00 0 2 -0.50 12.00 13.00 8.75 115.400 149.072 172.528 35 32 32 32
33 459 - SAHRA MİNA BAŞYİĞİT 11 / A 3 3 2.25 3 3 2.25 0 0 0.00 1 3 0.25 7.00 9.00 4.75 114.188 124.296 139.556 36 33 33 33
34 453 - MERYEM KUL 11 / B 3 10 0.50 1 11 -1.75 1 6 -0.50 3 6 1.50 8.00 33.00 -0.25 113.423 97.798 102.643 37 34 34 34
35 405 - BAİSE TÜRKKOL 11 / B 6 14 2.50 3 11 0.25 2 4 1.00 1 7 -0.75 12.00 36.00 3.00 113.406 123.110 132.367 38 35 35 35
36 472 - ELİFNUR AKKUŞ 11 / A 3 5 1.75 1 8 -1.00 2 4 1.00 2 11 -0.75 8.00 28.00 1.00 110.799 112.691 119.779 39 36 36 36
37 408 - MERYEM KUL 11 / A 1 9 -1.25 5 14 1.50 2 8 0.00 4 10 1.50 12.00 41.00 1.75 110.567 103.435 117.129 40 37 37 37
38 463 - ÜKLÜ *RADUMAN 11 / A 3 5 1.75 4 3 3.25 0 0 0.00 0 0 0.00 7.00 8.00 5.00 110.385 125.515 142.664 41 38 38 38
39 412 - NİSA NUR AZMAN 11 / A 3 8 1.00 0 7 -1.75 1 3 0.25 1 4 0.00 5.00 22.00 -0.50 109.491 101.215 106.030 42 39 39 39
40 266 - YAŞAR BAŞYİĞİT 11 / B 6 16 2.00 4 11 1.25 4 11 1.25 3 17 -1.25 17.00 55.00 3.25 109.119 127.969 134.454 43 40 40 40
41 407 - SUDE KARATAŞ 11 / A 0 9 -2.25 2 3 1.25 1 5 -0.25 2 2 1.50 5.00 19.00 0.25 106.166 96.966 104.038 44 41 41 41
42 424 - CEMRE ÇIĞDEM YLMZ 11 / B 1 4 0.00 1 7 -0.75 1 0 1.00 0 4 -1.00 3.00 15.00 -0.75 104.126 107.417 109.497 45 42 42 42
43 428 - MERVE BLBN 11 / B 3 7 1.25 6 4 5.00 1 4 0.00 0 3 -0.75 10.00 18.00 5.50 103.847 135.317 151.783 46 43 43 43
44 451 - ZELİKENUR ATAŞ 11 / A 1 6 -0.50 8 4 7.00 0 1 -0.25 0 0 0.00 9.00 11.00 6.25 101.877 129.667 151.575 47 44 44 44
45 427 - AYŞENUR KAHRAMAN 11 / B 0 7 -1.75 1 3 0.25 0 1 -0.25 0 0 0.00 1.00 11.00 -1.75 97.959 94.479 101.026 48 45 45 45
46 470 - ESRASAĞLAM 11 / B 1 5 -0.25 1 4 0.00 1 3 0.25 0 7 -1.75 3.00 19.00 -1.75 93.747 105.565 111.490 49 46 46 46
47 432 - CAFER DOĞAN 11 / B 3 10 0.50 4 2 3.50 1 4 0.00 0 9 -2.25 8.00 25.00 1.75 91.299 126.450 137.805 50 47 47 47
48 448 - BATUHAN ASAN 11 / B 3 9 0.75 4 14 0.50 0 0 0.00 1 14 -2.50 8.00 37.00 -1.25 90.459 115.178 121.220 51 48 48 48
49 181 - ALİ TEZCAN 11 / B 4 21 -1.25 4 21 -1.25 1 8 -1.00 0 7 -1.75 9.00 57.00 -5.25 83.670 91.945 94.665 52 49 49 49


