
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - 9-10.sınıf SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Kütahya SİMAV SIMAV ANADOLU SAĞLIK MESLEK LISESI NFT 10. Sınıf Kurumsal Deneme sınavı 1 60 60 60 60

Ortalamalar
TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam 9-10.sınıf

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 8.52 7.78 6.57 7.98 7.32 6.15 1.30 3.23 0.49 3.55 6.27 1.98 21.35 24.60 15.20 170.070

İl Ortalaması 8.52 7.78 6.57 7.98 7.32 6.15 1.30 3.23 0.49 3.55 6.27 1.98 21.35 24.60 15.20 170.070
Okul Ortalaması 8.52 7.78 6.57 7.98 7.32 6.15 1.30 3.23 0.49 3.55 6.27 1.98 21.35 24.60 15.20 170.070

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam 9-10.sınıf Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 492 - FATMANUR ÇELİK 10 / A 11 1 10.75 11 1 10.75 2 2 1.50 9 5 7.75 33.00 9.00 30.75 230.282 1 1 1 1
2 535 - ŞEYMA ÖZDEMİR 10 / A 13 6 11.50 15 6 13.50 2 4 1.00 7 9 4.75 37.00 25.00 30.75 229.995 2 2 2 2
3 522 - HATİCE ŞARA 10 / A 10 7 8.25 15 7 13.25 2 5 0.75 9 6 7.50 36.00 25.00 29.75 227.093 3 3 3 3
4 526 - EDACİNTOS UN 10 / A 12 1 11.75 9 1 8.75 2 2 1.50 9 4 8.00 32.00 8.00 30.00 227.013 4 4 4 4
5 529 - KEVSER SA CAR 10 / A 11 6 9.50 15 7 13.25 2 5 0.75 8 7 6.25 36.00 25.00 29.75 226.685 5 5 5 5
6 508 - TUANA ÇAKIR 10 / A 13 12 10.00 18 7 16.25 0 2 -0.50 5 5 3.75 36.00 26.00 29.50 225.483 6 6 6 6
7 515 - UMUT KAYA 10 / A 11 8 9.00 11 11 8.25 1 1 0.75 11 8 9.00 34.00 28.00 27.00 216.022 7 7 7 7
8 485 - SILA EKİCİ 10 / A 13 4 12.00 17 8 15.00 0 1 -0.25 0 3 -0.75 30.00 16.00 26.00 210.976 8 8 8 8
9 530 - LİVASU ACAR 10 / A 6 4 5.00 12 1 11.75 1 1 0.75 7 7 5.25 26.00 13.00 22.75 200.427 9 9 9 9

10 500 - NUR ÖZER 10 / A 10 2 9.50 10 6 8.50 4 3 3.25 2 1 1.75 26.00 12.00 23.00 200.007 10 10 10 10
11 509 - İSMİNUR SEDA ERTA N 10 / A 9 7 7.25 13 6 11.50 2 1 1.75 4 7 2.25 28.00 21.00 22.75 199.700 11 11 11 11
12 536 - İBRAHİM DEMİR 10 / A 12 8 10.00 13 8 11.00 1 5 -0.25 3 7 1.25 29.00 28.00 22.00 195.832 12 12 12 12
13 527 - MEDİNE DEMİR 10 / A 11 13 7.75 9 14 5.50 2 4 1.00 9 9 6.75 31.00 40.00 21.00 192.688 13 13 13 13
14 553 - ELİF HAZAR 10 / A 8 10 5.50 10 7 8.25 1 2 0.50 8 6 6.50 27.00 25.00 20.75 192.388 14 14 14 14
15 531 - 10 / A 9 5 7.75 10 5 8.75 1 2 0.50 5 6 3.50 25.00 18.00 20.50 190.656 15 15 15 15
16 514 - GİZEM YALIN 10 / A 12 9 9.75 9 10 6.50 2 5 0.75 6 10 3.50 29.00 34.00 20.50 190.038 16 16 16 16
17 539 - YAĞMUR GÖNÜLTAŞ 10 / A 13 10 10.50 12 12 9.00 2 4 1.00 0 0 0.00 27.00 26.00 20.50 189.757 17 17 17 17
18 491 - CEREN ERDOĞAN 10 / A 10 11 7.25 9 10 6.50 2 3 1.25 7 8 5.00 28.00 32.00 20.00 188.873 18 18 18 18
19 495 - NURDAN KUL 10 / A 9 6 7.50 11 5 9.75 2 2 1.50 3 9 0.75 25.00 22.00 19.50 186.761 19 19 19 19
20 542 - SILA AYDIN 10 / A 10 14 6.50 10 13 6.75 1 4 0.00 8 9 5.75 29.00 40.00 19.00 185.146 20 20 20 20
21 506 - MEDİNEDOĞAN 10 / A 8 6 6.50 9 7 7.25 4 4 3.00 4 8 2.00 25.00 25.00 18.75 184.156 21 21 21 21
22 490 - NİSANUR KIRBIYIK 10 / A 12 12 9.00 11 8 9.00 0 4 -1.00 3 6 1.50 26.00 30.00 18.50 182.312 22 22 22 22
23 502 - M* ZİYE KABACA 10 / A 5 2 4.50 11 3 10.25 1 2 0.50 3 4 2.00 20.00 11.00 17.25 178.810 23 23 23 23
24 540 - ŞERİF ALİ TORUN 10 / A 10 5 8.75 10 10 7.50 1 7 -0.75 3 5 1.75 24.00 27.00 17.25 177.462 24 24 24 24
25 511 - AYŞEGÜL ÜNLÜ 10 / A 9 4 8.00 10 7 8.25 0 3 -0.75 3 6 1.50 22.00 20.00 17.00 176.704 25 25 25 25
26 449 - AHMET KORKMAZ 10 / B 14 10 11.50 7 6 5.50 0 0 0.00 0 0 0.00 21.00 16.00 17.00 175.607 26 26 26 26
27 516 - ZELİHA S ERÇİN 10 / A 7 8 5.00 8 9 5.75 1 3 0.25 7 7 5.25 23.00 27.00 16.25 174.750 27 27 27 27
28 496 - ÖZGÜR GÜLEÇ 10 / B 9 6 7.50 9 3 8.25 1 6 -0.50 2 4 1.00 21.00 19.00 16.25 173.895 28 28 28 28
29 519 - GÖKSEL AYFEN BÜLKE 10 / A 10 15 6.25 12 7 10.25 0 4 -1.00 0 1 -0.25 22.00 27.00 15.25 170.307 29 29 29 29
30 510 - HATİCE NUR ÇETİNKAY 10 / B 10 9 7.75 7 7 5.25 0 0 0.00 2 1 1.75 19.00 17.00 14.75 167.914 30 30 30 30
31 489 - AYLİN ÜNLÜER 10 / B 8 13 4.75 11 14 7.50 2 8 0.00 4 7 2.25 25.00 42.00 14.50 167.867 31 31 31 31
32 454 - AHMETCANTOLUN 10 / B 11 14 7.50 4 17 -0.25 2 0 2.00 6 3 5.25 23.00 34.00 14.50 167.093 32 32 32 32
33 513 - KEVSER KURT 10 / A 8 3 7.25 5 7 3.25 2 2 1.50 2 1 1.75 17.00 13.00 13.75 164.147 33 33 33 33
34 497 - FATIMA DOĞAN 10 / B 6 7 4.25 9 3 8.25 1 3 0.25 2 5 0.75 18.00 18.00 13.50 164.056 34 34 34 34
35 504 - MUALLA KABACA 10 / A 7 7 5.25 8 5 6.75 0 3 -0.75 3 5 1.75 18.00 20.00 13.00 161.767 35 35 35 35
36 488 - ALPEREN ELİTOK DSK 10 / B 8 6 6.50 7 5 5.75 1 1 0.75 0 0 0.00 16.00 12.00 13.00 161.379 36 36 36 36
37 534 - DUYGU SOYSAL 10 / A 8 4 7.00 3 3 2.25 1 1 0.75 3 0 3.00 15.00 8.00 13.00 161.268 37 37 37 37
38 521 - ALİ YORULMAZ 10 / B 8 8 6.00 6 5 4.75 4 7 2.25 1 7 -0.75 19.00 27.00 12.25 158.588 38 38 38 38
39 528 - YAŞAR KABAK 10 / B 4 4 3.00 7 2 6.50 3 1 2.75 0 1 -0.25 14.00 8.00 12.00 158.551 39 39 39 39
40 525 - ÜMMÜ GÜLSÜM DUVARCI 10 / B 4 3 3.25 8 5 6.75 0 0 0.00 4 8 2.00 16.00 16.00 12.00 158.457 40 40 40 40
41 552 - AHMET MERT CANDAN 10 / B 4 4 3.00 8 8 6.00 2 1 1.75 0 4 -1.00 14.00 17.00 9.75 149.636 41 41 41 41
42 549 - ŞEVVAL ÇOLAK 10 / A 9 7 7.25 6 11 3.25 1 4 0.00 1 7 -0.75 17.00 29.00 9.75 148.287 42 42 42 42
43 476 - ALİS AKBUDAKSS 10 / B 7 8 5.00 7 13 3.75 3 2 2.50 2 15 -1.75 19.00 38.00 9.50 148.029 43 43 43 43
44 524 - MEDİNEGÜLVERGİLİ 10 / B 10 4 9.00 3 6 1.50 0 0 0.00 0 5 -1.25 13.00 15.00 9.25 145.760 44 44 44 44
45 517 - GAMZE BAYAM 10 / B 7 10 4.50 6 11 3.25 2 9 -0.25 3 9 0.75 18.00 39.00 8.25 143.237 45 45 45 45
46 550 - SUDE KUL 10 / B 9 9 6.75 4 10 1.50 1 4 0.00 2 8 0.00 16.00 31.00 8.25 142.530 46 46 46 46
47 442 - PINAR BAYHAN 10 / B 7 10 4.50 3 1 2.75 0 1 -0.25 4 12 1.00 14.00 24.00 8.00 142.253 47 47 47 47
48 471 - MERVE KÖKLÜ 10 / B 5 2 4.50 1 0 1.00 2 0 2.00 0 1 -0.25 8.00 3.00 7.25 139.313 48 48 48 48
49 545 - MELEK KAHRAMAN 10 / B 11 9 8.75 1 6 -0.50 0 0 0.00 1 7 -0.75 13.00 22.00 7.50 138.935 49 49 49 49
50 498 - MEHMET YILMAZ 10 / B 8 10 5.50 3 11 0.25 1 8 -1.00 5 11 2.25 17.00 40.00 7.00 137.998 50 50 50 50
51 486 - MELEK ARMUTCU 10 / B 5 6 3.50 6 6 4.50 1 5 -0.25 3 17 -1.25 15.00 34.00 6.50 136.607 51 51 51 51
52 505 - ÜMMÜ AKBABA 10 / B 5 8 3.00 6 13 2.75 1 5 -0.25 1 1 0.75 13.00 27.00 6.25 135.805 52 52 52 52
53 546 - İREM KARANFİL 10 / B 4 12 1.00 7 10 4.50 0 3 -0.75 3 9 0.75 14.00 34.00 5.50 133.456 53 53 53 53
54 465 - SEDA ÖRS 10 / B 7 10 4.50 1 0 1.00 0 0 0.00 1 4 0.00 9.00 14.00 5.50 132.370 54 54 54 54
55 493 - SUDE SONKAYA 10 / B 6 6 4.50 1 4 0.00 0 0 0.00 2 6 0.50 9.00 16.00 5.00 130.403 55 55 55 55
56 532 - CEYDA ÖZSOY 10 / B 7 12 4.00 3 8 1.00 1 6 -0.50 2 7 0.25 13.00 33.00 4.75 129.559 56 56 56 56
57 537 - HATİCE AKÇAY 10 / B 1 14 -2.50 5 11 2.25 3 5 1.75 5 12 2.00 14.00 42.00 3.50 126.710 57 57 57 57
58 543 - NİSA ŞİMŞEK 10 / B 8 9 5.75 2 12 -1.00 1 4 0.00 0 10 -2.50 11.00 35.00 2.25 119.109 58 58 58 58
59 547 - CANSU GÖKALP 10 / B 7 12 4.00 2 15 -1.75 0 9 -2.25 4 9 1.75 13.00 45.00 1.75 117.703 59 59 59 59
60 507 - ERTUĞRUL ÖNAL 10 / B 5 15 1.25 3 5 1.75 3 11 0.25 2 17 -2.25 13.00 48.00 1.00 115.581 60 60 60 60


