
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KÜTAHYA SİMAV SİMAV İBN - İ SİNA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MELTEM 1. YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OS00-SS.35TYT01) 39 112 861 11782

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,06 10,85 21,35 2,19 1,76 1,75 1,77 1,74 1,34 1,81 1,56 1,42 2,52 1,37 2,18 9,02 4,61 7,86 1,98 0,70 1,81 1,67 1,55 1,28 1,45 1,72 1,02 1,99 1,01 1,74 48,46 26,87 41,75 260,280

Okul Ortalaması 21,15 10,15 18,62 1,59 1,74 1,15 0,82 1,49 0,45 1,00 0,90 0,78 2,31 1,67 1,89 2,15 1,67 1,74 0,15 0,10 0,13 0,38 0,69 0,21 0,74 0,92 0,51 0,77 0,51 0,64 31,06 19,84 26,12 218,500

KATILIMLAR

1 139 ELİF BAYRAM 12A 33 5 31,75 1 4 0,00 2 1 1,75 2 2 1,50 4 1 3,75 7 2 6,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 3 1 2,75 53 18 48,50 284,473 4466

2 5 HAVA ELÇİN 12A 28 10 25,50 3 1 2,75 2 1 1,75 2 0 2,00 4 0 4,00 7 3 6,25 1 1 0,75 1 0 1,00 48 16 44,00 271,635 5181

3 263 İSMAİ  KEMAL 12B 25 11 22,25 4 1 3,75 1 4 0,00 3 2 2,50 4 1 3,75 1 0 1,00 2 1 1,75 2 1 1,75 42 21 36,75 250,273 6542

4 2 NURİYE YALÇIN 12A 30 9 27,75 3 1 2,75 1 0 1,00 2 1 1,75 3 2 2,50 2 1 1,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 41 17 36,75 249,348 6600

5 249 AYLİN 12A 28 9 25,75 3 2 2,50 4 5 2,75 2 2 1,50 4 0 4,00 41 18 36,50 249,103 6616

6 20 ALİME Ö *AN 12A 29 10 26,50 3 1 2,75 1 0 1,00 2 1 1,75 3 2 2,50 2 1 1,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 40 18 35,50 245,735 6827

7 14 NAZMİYE AYBAR 12A 28 6 26,50 1 3 0,25 0 3 -0,75 2 2 1,50 3 2 2,50 2 1 1,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 3 0 3,00 40 20 35,00 244,385 6910

8 33 ELİF CİNTOSUN 12A 31 7 29,25 1 4 0,00 1 1 0,75 2 2 1,50 2 2 1,50 0 3 -0,75 1 1 0,75 2 0 2,00 40 20 35,00 244,008 6937

9 250 SEVGİ BALAKI 12A 25 8 23,00 3 2 2,50 2 2 1,50 1 0 1,00 3 1 2,75 3 3 2,25 2 2 1,50 0 2 -0,50 39 20 34,00 241,730 7088

10 253 RAMAZAN KARACA 12B 25 11 22,25 4 1 3,75 1 4 0,00 2 2 1,50 3 2 2,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 2 1 1,75 2 0 2,00 39 23 33,25 239,673 7224

11 262 CEREN YENİLMEY 12A 22 13 18,75 2 3 1,25 2 2 1,50 1 3 0,25 3 2 2,50 5 5 3,75 2 2 1,50 3 1 2,75 0 1 -0,25 40 32 32,00 236,363 7428

12 46 FATIMA DOĞAN 12A 22 11 19,25 2 1 1,75 1 2 0,50 3 2 2,50 2 3 1,25 5 1 4,75 1 2 0,50 1 2 0,50 1 1 0,75 38 25 31,75 235,453 7475

13 251 HAMİDE KIRATLI 12A 25 7 23,25 2 2 1,50 0 3 -0,75 2 2 1,50 4 0 4,00 1 0 1,00 1 0 1,00 35 14 31,50 234,188 7578

14 6 NURGÜL YEŞİLOK 12A 23 12 20,00 3 2 2,50 1 3 0,25 3 2 2,50 3 2 2,50 0 1 -0,25 2 3 1,25 0 2 -0,50 2 2 1,50 37 29 29,75 229,335 7865

15 47 HALİME KUBLAY 12A 25 6 23,50 1 4 0,00 1 1 0,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 4 3 3,25 0 1 -0,25 1 2 0,50 2 1 1,75 35 21 29,75 228,870 7900

16 192 ONUR 12B 26 8 24,00 2 2 1,50 1 0 1,00 3 2 2,50 32 12 29,00 226,460 8030

17 23 CEMİLE KARACA 12A 25 10 22,50 2 2 1,50 0 2 -0,50 1 2 0,50 3 1 2,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 34 21 28,75 225,880 8056

18 22 YASEMİN AKBULUT 12A 24 7 22,25 2 1 1,75 0 2 -0,50 1 2 0,50 3 2 2,50 1 0 1,00 1 0 1,00 32 14 28,50 225,258 8091

19 18 DİLARA KARABULUT 12A 12 6 10,50 2 0 2,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 12 2 11,50 3 1 2,75 1 0 1,00 0 2 -0,50 31 14 27,50 223,705 8192

20 117 SUDE KARATAŞ 12A 24 4 23,00 1 1 0,75 1 0 1,00 1 1 0,75 2 2 1,50 1 3 0,25 0 1 -0,25 30 12 27,00 220,540 8366

21 16 BEYZA ORHA 12B 20 12 17,00 0 3 -0,75 2 0 2,00 2 3 1,25 4 1 3,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 1 1 0,75 2 0 2,00 32 22 26,50 219,960 8393

22 256 FADİME UZUN 12A 22 12 19,00 2 1 1,75 4 3 3,25 1 0 1,00 29 16 25,00 215,030 8673

23 0 HATİCE ÖZDEMIR 12A 24 14 20,50 1 1 0,75 1 3 0,25 1 4 0,00 4 5 2,75 31 27 24,25 212,570 8796

24 260 ŞERİFE DANIŞ 12A 21 12 18,00 1 4 0,00 1 0 1,00 2 1 1,75 3 2 2,50 28 19 23,25 209,875 8918

25 124 EGE ŞEN ŞEN 12B 21 19 16,25 2 3 1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 1 4 0,00 2 5 0,75 4 3 3,25 1 5 -0,25 35 50 22,50 207,988 9013

26 34 ÜMMÜ VARLI 12A 19 13 15,75 1 1 0,75 1 0 1,00 2 1 1,75 3 5 1,75 2 0 2,00 1 1 0,75 0 5 -1,25 29 26 22,50 207,883 9019

27 125 EDA BATMAZ 12A 21 13 17,75 0 2 -0,50 1 3 0,25 2 2 1,50 4 4 3,00 0 1 -0,25 28 25 21,75 205,368 9131

28 44 HAVVA SARIALTIN 12A 14 7 12,25 2 1 1,75 1 0 1,00 3 2 2,50 2 0 2,00 1 0 1,00 23 10 20,50 202,438 9255

29 8 GÜLLÜ ERGÜL 12A 21 14 17,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 3 0,25 4 3 3,25 26 22 20,50 201,635 9296
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Genel Ortalama 24,06 10,85 21,35 2,19 1,76 1,75 1,77 1,74 1,34 1,81 1,56 1,42 2,52 1,37 2,18 9,02 4,61 7,86 1,98 0,70 1,81 1,67 1,55 1,28 1,45 1,72 1,02 1,99 1,01 1,74 48,46 26,87 41,75 260,280

Okul Ortalaması 21,15 10,15 18,62 1,59 1,74 1,15 0,82 1,49 0,45 1,00 0,90 0,78 2,31 1,67 1,89 2,15 1,67 1,74 0,15 0,10 0,13 0,38 0,69 0,21 0,74 0,92 0,51 0,77 0,51 0,64 31,06 19,84 26,12 218,500

KATILIMLAR

30 113 HATİCE NUMANOĞLU 12A 16 11 13,25 0 2 -0,50 1 1 0,75 1 0 1,00 2 2 1,50 2 1 1,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 2 1 1,75 25 21 19,75 200,003 9360

31 130 İSMAİL OCAK 12A 19 9 16,75 0 3 -0,75 1 2 0,50 2 2 1,50 2 2 1,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 25 22 19,50 198,733 9422

32 270 ARDA İZCİ 12B 21 19 16,25 21 19 16,25 188,963 9776

33 264 MERVEGÜL DEMİROK 12A 15 20 10,00 1 4 0,00 1 0 1,00 2 1 1,75 3 2 2,50 22 27 15,25 186,755 9844

34 255 YÜKSEL 12B 14 11 11,25 1 2 0,50 0 2 -0,50 4 1 3,75 19 16 15,00 185,838 9878

35 42 HÜSAMEDDİN BAŞER 12B 10 3 9,25 4 1 3,75 0 5 -1,25 1 1 0,75 1 1 0,75 1 0 1,00 17 11 14,25 183,903 9933

36 271 EKREM KANDEMİR 12B 8 4 7,00 4 1 3,75 0 5 -1,25 1 1 0,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 1 0 1,00 16 13 12,75 179,665 10036

37 272 BİRSEN İLİVAN 12B 9 10 6,50 2 0 2,00 3 0 3,00 14 10 11,50 175,885 10146

38 191 EMİRHAN ÇİFTÇİ 12B 10 12 7,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 14 18 9,50 169,790 10281

39 257 HATİCE AYGÜN 12B 10 11 7,25 1 2 0,50 0 2 -0,50 11 15 7,25 162,933 10425
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