
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - TYT PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Kütahya SİMAV Simav Anadolu Sağlık Meslek Lisesi 22-23 Aday Yayınları TYT Deneme-5 3034 35 35 35

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam TYT PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 19.51 13.06 16.24 10.64 4.57 9.50 12.71 6.77 11.02 4.12 3.50 3.24 46.98 27.89 40.01 227.305

İl Ortalaması 14.09 13.63 10.68 9.00 3.83 8.04 3.83 3.37 2.99 1.34 2.20 0.79 28.26 23.03 22.50 166.975
Okul Ortalaması 14.09 13.63 10.68 9.00 3.83 8.04 3.83 3.37 2.99 1.34 2.20 0.79 28.26 23.03 22.50 166.975

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam TYT PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 5 - HAVA ELÇİN 12 / A 22 17 17.75 15 3 14.25 7 4 6.00 6 10 3.50 50.00 34.00 41.50 228.648 1446 1 1 1
2 20 - ALİME ÖZKAN 12 / A 25 10 22.50 12 7 10.25 3 1 2.75 1 1 0.75 41.00 19.00 36.25 209.755 1698 2 2 2
3 2 - NURİYE YALÇIN 12 / A 22 13 18.75 15 4 14.00 3 1 2.75 1 1 0.75 41.00 19.00 36.25 209.342 1703 3 3 3
4 139 - ELİF BAYRAM 12 / A 24 12 21.00 12 4 11.00 3 6 1.50 2 0 2.00 41.00 22.00 35.50 207.030 1736 4 4 4
5 14 - NAZMİYE AYBAR 12 / A 17 13 13.75 14 2 13.50 5 1 4.75 3 8 1.00 39.00 24.00 33.00 200.440 1818 5 5 5
6 251 - HAMİDE KIRATLI 12 / A 19 9 16.75 11 2 10.50 4 2 3.50 0 0 0.00 34.00 13.00 30.75 192.630 1919 6 6 6
7 46 - FATIMA DOĞAN 12 / A 16 19 11.25 13 1 12.75 6 2 5.50 1 2 0.50 36.00 24.00 30.00 191.363 1931 7 7 7
8 117 - SUDE KARATAŞ 12 / A 17 8 15.00 10 3 9.25 4 2 3.50 1 1 0.75 32.00 14.00 28.50 185.965 1999 8 8 8
9 262 - CEREN YENİLMEZ 12 / A 19 13 15.75 12 3 11.25 2 4 1.00 2 4 1.00 35.00 24.00 29.00 185.953 2000 9 9 9

10 34 - ÜMMÜ GÜLSÜMVARLI 12 / A 13 16 9.00 9 1 8.75 8 2 7.50 2 4 1.00 32.00 23.00 26.25 181.363 2053 10 10 10
11 6 - NURGÜL YEŞİLOK 12 / A 15 20 10.00 12 5 10.75 4 2 3.50 3 4 2.00 34.00 31.00 26.25 179.173 2076 11 11 11
12 22 - YASEMİN AKBULUT 12 / A 16 12 13.00 13 4 12.00 2 1 1.75 0 0 0.00 31.00 17.00 26.75 178.890 2080 12 12 12
13 250 - SEVGİ BALAKI 12 / A 17 15 13.25 12 3 11.25 2 4 1.00 2 5 0.75 33.00 27.00 26.25 177.230 2089 13 13 13
14 113 - HATİCE NUMANOĞLU 12 / A 14 8 12.00 7 2 6.50 3 1 2.75 4 1 3.75 28.00 12.00 25.00 175.892 2105 14 14 14
15 33 - ELİF CİNTOSUN 12 / A 15 19 10.25 10 4 9.00 5 8 3.00 3 2 2.50 33.00 33.00 24.75 174.540 2117 15 15 15
16 23 - CEMİLE KARACA 12 / A 16 14 12.50 10 8 8.00 5 6 3.50 1 3 0.25 32.00 31.00 24.25 172.583 2130 16 16 16
17 3 - HATİCE ÖZDEMİR 12 / A 15 11 12.25 5 3 4.25 8 5 6.75 0 0 0.00 28.00 19.00 23.25 171.653 2137 17 17 17
18 249 - AYLİN 12 / A 20 10 17.50 6 3 5.25 3 8 1.00 1 3 0.25 30.00 24.00 24.00 170.650 2149 18 18 18
19 47 - HALİME KUBLAY 12 / A 11 19 6.25 10 2 9.50 7 5 5.75 2 5 0.75 30.00 31.00 22.25 167.618 2177 19 19 19
20 0 - EDA BATMAZ 12 / A 17 10 14.50 3 6 1.50 7 7 5.25 0 0 0.00 27.00 23.00 21.25 164.805 2210 20 20 20
21 8 - GÜLLÜ ERGÜL 12 / A 14 14 10.50 4 3 3.25 8 5 6.75 0 0 0.00 26.00 22.00 20.50 163.128 2227 21 21 21
22 16 - BEYZA ORHA 12 / B 9 11 6.25 8 5 6.75 5 5 3.75 3 2 2.50 25.00 23.00 19.25 157.952 2281 22 22 22
23 260 - ŞERİFE KARAKAŞ 12 / A 12 16 8.00 13 3 12.25 0 0 0.00 0 0 0.00 25.00 19.00 20.25 157.438 2286 23 23 23
24 130 - İSMAİL OCAK 12 / A 9 12 6.00 4 2 3.50 8 3 7.25 1 0 1.00 22.00 17.00 17.75 155.105 2303 24 24 24
25 41 - NAGİHAN İPEK 12 / A 13 14 9.50 5 7 3.25 7 7 5.25 0 1 -0.25 25.00 29.00 17.75 153.535 2314 25 25 25
26 48 - ŞENNUR ÇAKIR 12 / A 15 11 12.25 8 8 6.00 0 0 0.00 0 1 -0.25 23.00 20.00 18.00 150.973 2334 26 26 26
27 272 - BİRSEN İLİVAN 12 / B 15 9 12.75 3 0 3.00 1 1 0.75 0 0 0.00 19.00 10.00 16.50 147.115 2366 27 27 27
28 257 - HATİCE AYGÜN 12 / B 9 13 5.75 11 5 9.75 1 2 0.50 0 0 0.00 21.00 20.00 16.00 144.657 2388 28 28 28
29 271 - EKREM KANDEMİR 12 / B 11 13 7.75 9 5 7.75 1 4 0.00 2 8 0.00 23.00 30.00 15.50 143.017 2403 29 29 29
30 0 - RABİA SARIALTIN 12 / A 7 13 3.75 9 4 8.00 2 2 1.50 0 0 0.00 18.00 19.00 13.25 136.795 2456 30 30 30
31 18 - DİLARA KARABULUT 12 / A 6 10 3.50 5 5 3.75 4 8 2.00 5 7 3.25 20.00 30.00 12.50 136.335 2461 31 31 31
32 255 - EMİRHAN YÜKSEL 12 / B 7 14 3.50 9 4 8.00 1 1 0.75 0 0 0.00 17.00 19.00 12.25 133.220 2480 32 32 32
33 264 - MERVEGÜL DEMİROK 12 / A 6 18 1.50 10 4 9.00 0 0 0.00 0 0 0.00 16.00 22.00 10.50 127.180 2522 33 33 33
34 270 - ARDA İZCİ 12 / B 7 22 1.50 1 4 0.00 3 2 2.50 0 0 0.00 11.00 28.00 4.00 109.210 2678 34 34 34
35 42 - HÜSAMEDDİN BAŞER 12 / B 3 19 -1.75 5 5 3.75 2 6 0.50 1 4 0.00 11.00 34.00 2.50 102.927 2764 35 35 35


