
12A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KÜTAHYA SİMAV Simav İbn i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi TYT 6. KURUMSAL DENEME 78 78 78 1940

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 20,95 12,64 17,79 2,26 1,75 1,82 1,41 1,68 0,99 2,38 1,64 1,97 2,32 1,45 1,96 0,00 0,01 0,00 14,34 3,85 13,37 2,27 2,28 1,70 3,15 1,24 2,84 1,69 1,78 1,24 50,77 28,32 43,68 239,730

Okul Ortalaması 10,25 11,82 7,30 0,82 1,70 0,39 0,69 1,49 0,32 1,04 1,35 0,70 1,82 1,32 1,49 0,00 0,00 0,00 2,96 4,02 1,96 0,36 1,94 -0,12 0,91 1,06 0,65 0,21 1,09 -0,06 19,06 25,79 12,63 140,560

SINIF: 12A

KATILIMLAR

1 234 NURAN GÖKDAĞ 12A 18 10 15,50 1 3 0,25 1 2 0,50 2 1 1,75 3 2 2,50 3 0 3,00 0 1 -0,25 3 1 2,75 0 1 -0,25 31 21 25,75 182,933 1318

2 127 GAMZE KOÇ 12A 18 10 15,50 1 3 0,25 1 2 0,50 2 1 1,75 3 2 2,50 3 0 3,00 0 1 -0,25 3 1 2,75 0 1 -0,25 31 21 25,75 182,933 1318

3 145 OSMANNN KULA 12A 23 7 21,25 2 3 1,25 0 2 -0,50 1 1 0,75 3 2 2,50 29 15 25,25 179,990 1340

4 114 G AYŞEGÜL KARA 12A 16 8 14,00 1 3 0,25 3 1 2,75 2 2 1,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 24 15 20,25 164,653 1446

5 132 MSTFA  BZTL 12A 16 11 13,25 1 2 0,50 1 0 1,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 3 7 1,25 1 4 0,00 3 2 2,50 26 27 19,25 161,130 1473

6 0 NURCAN AKIN 12A 17 12 14,00 2 1 1,75 1 1 0,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 23 17 18,75 159,138 1487

7 123 ŞERİFE 12A 16 13 12,75 1 3 0,25 0 1 -0,25 3 2 2,50 2 0 2,00 0 1 -0,25 22 20 17,00 154,003 1527

8 121 MİNE ZEYBEL 12A 16 13 12,75 0 3 -0,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 3 2 2,50 20 20 15,00 147,513 1577

9 0 SILA ÇETİN 12A 12 19 7,25 2 3 1,25 2 1 1,75 1 3 0,25 2 2 1,50 0 3 -0,75 1 2 0,50 2 4 1,00 22 37 12,75 140,355 1617

10 224 EMİNE ERTAN 12A 12 15 8,25 1 1 0,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 14 18 9,50 130,153 1698

11 227 DİLARA CAN 12A 11 12 8,00 11 12 8,00 125,280 1721

12 239 NEŞE DEMİR 12A 10 10 7,50 10 10 7,50 123,700 1729

13 230 HAVVA YLDRM 12A 6 7 4,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 3 0,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 9 12 6,00 118,768 1752

14 0 ŞULE KRTLMŞ 12A 6 14 2,50 1 3 0,25 1 1 0,75 0 4 -1,00 1 1 0,75 2 6 0,50 1 2 0,50 2 0 2,00 0 2 -0,50 14 33 5,75 118,053 1756

15 243 EMİNE BELEK 12A 4 8 2,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 3 0,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 8 13 4,75 115,428 1771

16 287 ÜMMÜHAN YORULMAZ 12A 6 8 4,00 6 8 4,00 112,640 1786

17 240 ERKAN EVREN 12A 3 0 3,00 3 0 3,00 111,310 1790

18 216 İLKBAL 12A 3 12 0,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 4 15 0,25
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12B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KÜTAHYA SİMAV Simav İbn i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi TYT 6. KURUMSAL DENEME 78 78 78 1940

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 20,95 12,64 17,79 2,26 1,75 1,82 1,41 1,68 0,99 2,38 1,64 1,97 2,32 1,45 1,96 0,00 0,01 0,00 14,34 3,85 13,37 2,27 2,28 1,70 3,15 1,24 2,84 1,69 1,78 1,24 50,77 28,32 43,68 239,730

Okul Ortalaması 10,25 11,82 7,30 0,82 1,70 0,39 0,69 1,49 0,32 1,04 1,35 0,70 1,82 1,32 1,49 0,00 0,00 0,00 2,96 4,02 1,96 0,36 1,94 -0,12 0,91 1,06 0,65 0,21 1,09 -0,06 19,06 25,79 12,63 140,560

SINIF: 12B

KATILIMLAR

1 0 MEHMET ERASLAN 12B 17 17 12,75 0 5 -1,25 1 3 0,25 4 1 3,75 4 1 3,75 1 2 0,50 1 1 0,75 28 30 20,50 166,918 1431

2 154 DUYGU AMBARCI 12B 10 7 8,25 3 0 3,00 3 1 2,75 1 1 0,75 17 9 14,75 148,265 1574

3 242 HACER ALLITEKİN 12B 10 10 7,50 3 0 3,00 3 1 2,75 1 1 0,75 17 12 14,00 145,895 1586

4 166 DUYGU AYGÜN 12B 14 9 11,75 14 9 11,75 137,130 1648

5 92 NAZAR KOÇER 12B 12 15 8,25 12 15 8,25 126,070 1717

6 237 MELDA TAHAN 12B 8 15 4,25 1 0 1,00 9 15 5,25 116,640 1763

7 223 OKTAY SARIKAYA 12B 2 4 1,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 2 0,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 5 10 2,50 108,115 1804

8 211 BURAK KOCAERKEK 12B 3 13 -0,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 3 0,25 0 3 -0,75 0 1 -0,25 4 23 -1,75

9 135 ESMA 12B 5 35 -3,75 0 5 -1,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 6 30 -1,50 2 5 0,75 4 3 3,25 0 6 -1,50 17 86 -4,50
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