
11A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KÜTAHYA SİMAV Simav İbn i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi TYT 6. KURUMSAL DENEME 78 78 78 1940

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 20,95 12,64 17,79 2,26 1,75 1,82 1,41 1,68 0,99 2,38 1,64 1,97 2,32 1,45 1,96 0,00 0,01 0,00 14,34 3,85 13,37 2,27 2,28 1,70 3,15 1,24 2,84 1,69 1,78 1,24 50,77 28,32 43,68 239,730

Okul Ortalaması 10,25 11,82 7,30 0,82 1,70 0,39 0,69 1,49 0,32 1,04 1,35 0,70 1,82 1,32 1,49 0,00 0,00 0,00 2,96 4,02 1,96 0,36 1,94 -0,12 0,91 1,06 0,65 0,21 1,09 -0,06 19,06 25,79 12,63 140,560

SINIF: 11A

KATILIMLAR

1 139 ELİF BAYRAM 11A 18 12 15,00 0 1 -0,25 4 0 4,00 3 1 2,75 3 3 2,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 29 19 24,25 178,213 1349

2 22 YASEMİN AKBULUT 11A 22 12 19,00 2 1 1,75 2 0 2,00 1 4 0,00 2 3 1,25 0 2 -0,50 0 2 -0,50 1 2 0,50 1 0 1,00 31 26 24,50 177,135 1357

3 21 RABİA SARIALTIN 11A 21 10 18,50 2 0 2,00 2 0 2,00 1 4 0,00 2 3 1,25 0 2 -0,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 1 0 1,00 30 22 24,50 177,090 1358

4 251 HAMİDE KIRATLI 11A 22 10 19,50 1 2 0,50 2 0 2,00 1 4 0,00 2 3 1,25 0 2 -0,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 1 0 1,00 30 24 24,00 175,435 1367

5 44 HAVVA SARIALTIN 11A 21 10 18,50 2 0 2,00 1 0 1,00 1 4 0,00 2 3 1,25 0 2 -0,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 1 0 1,00 29 22 23,50 173,880 1381

6 33 ELİF CİNTOSUN 11A 16 12 13,00 0 1 -0,25 4 0 4,00 3 1 2,75 3 3 2,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 27 19 22,25 171,893 1398

7 34 ÜMMÜGÜLSÜM VARLI 11A 17 13 13,75 0 1 -0,25 3 0 3,00 3 1 2,75 3 3 2,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 27 20 22,00 171,053 1403

8 47 HALİME KUBLAY 11A 17 13 13,75 0 1 -0,25 3 0 3,00 3 1 2,75 3 3 2,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 27 20 22,00 171,053 1403

9 23 CEMİLE KARACA 11A 20 7 18,25 1 2 0,50 2 0 2,00 1 4 0,00 2 3 1,25 26 16 22,00 169,708 1413

10 14 NAZMİYE AYBAR 11A 20 7 18,25 1 4 0,00 2 0 2,00 1 4 0,00 2 3 1,25 0 1 -0,25 26 19 21,25 167,370 1426

11 5 HAVA ELÇİN 11A 20 15 16,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 4 4 3,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 26 24 20,00 164,858 1443

12 2 NURİYE YALÇIN 11A 17 11 14,25 2 0 2,00 2 3 1,25 3 0 3,00 0 1 -0,25 24 15 20,25 164,150 1453

13 20 ALİME ÖZKAN 11A 16 12 13,00 1 0 1,00 2 3 1,25 3 0 3,00 0 1 -0,25 22 16 18,00 156,990 1512

14 46 FATIMA DOĞAN 11A 20 15 16,25 1 4 0,00 0 1 -0,25 3 2 2,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 4 -1,00 24 29 16,75 153,445 1534

15 250 SEVGİ BALAKI 11A 5 12 2,00 2 2 1,50 1 2 0,50 2 0 2,00 3 1 2,75 5 0 5,00 2 3 1,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 21 22 15,50 151,965 1542

16 262 CEREN YENİLMEZ 11A 5 12 2,00 2 2 1,50 1 2 0,50 2 0 2,00 3 1 2,75 5 0 5,00 2 3 1,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 21 22 15,50 151,965 1542

17 113 HATİCE NUMANOĞLU 11A 9 8 7,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 2 1 1,75 1 1 0,75 2 0 2,00 0 1 -0,25 15 14 11,50 136,495 1653

18 8 GÜLLÜ ERGÜL 11A 9 17 4,75 0 1 -0,25 1 2 0,50 2 1 1,75 4 3 3,25 16 24 10,00 133,683 1673

19 249 AYLİN 11A 11 18 6,50 0 1 -0,25 2 2 1,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 14 23 8,25 126,648 1713

20 0 İSMAİL O 11A 10 16 6,00 0 1 -0,25 1 2 0,50 2 1 1,75 0 4 -1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 14 25 7,75 123,808 1727

21 6 NURGÜL YEŞİLOK 11A 5 5 3,75 2 3 1,25 0 5 -1,25 2 0 2,00 2 3 1,25 0 2 -0,50 1 0 1,00 12 18 7,50 123,748 1728

22 3 HATİCE ÖZDEMİR 11A 8 19 3,25 0 2 -0,50 1 2 0,50 2 1 1,75 2 2 1,50 13 26 6,50 121,543 1740

23 125 EDA BATMAZ 11A 9 17 4,75 0 1 -0,25 1 2 0,50 2 1 1,75 1 5 -0,25 13 26 6,50 120,488 1744

24 260 ŞERİFE KARAKAŞ 11A 7 17 2,75 1 3 0,25 1 1 0,75 2 3 1,25 11 24 5,00 115,913 1768

25 256 FADİME UZUN 11A 3 5 1,75 1 0 1,00 2 1 1,75 6 6 4,50 115,338 1772

26 264 MERVEGÜL DEMİROK 11A 6 16 2,00 1 3 0,25 1 1 0,75 2 2 1,50 10 22 4,50 114,345 1776

27 117 SUDE KARATAŞ 11A 5 10 2,50 2 1 1,75 1 3 0,25 0 1 -0,25 8 15 4,25 113,728 1778

28 24 BAHADIR YILDIZ 11A 8 15 4,25 0 1 -0,25 1 2 0,50 2 1 1,75 0 5 -1,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 11 26 4,50 113,673 1779



11A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KÜTAHYA SİMAV Simav İbn i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi TYT 6. KURUMSAL DENEME 78 78 78 1940

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 20,95 12,64 17,79 2,26 1,75 1,82 1,41 1,68 0,99 2,38 1,64 1,97 2,32 1,45 1,96 0,00 0,01 0,00 14,34 3,85 13,37 2,27 2,28 1,70 3,15 1,24 2,84 1,69 1,78 1,24 50,77 28,32 43,68 239,730

Okul Ortalaması 10,25 11,82 7,30 0,82 1,70 0,39 0,69 1,49 0,32 1,04 1,35 0,70 1,82 1,32 1,49 0,00 0,00 0,00 2,96 4,02 1,96 0,36 1,94 -0,12 0,91 1,06 0,65 0,21 1,09 -0,06 19,06 25,79 12,63 140,560

SINIF: 11A

KATILIMLAR

29 18 DİLARA KARABULUT 11A 3 5 1,75 1 1 0,75 3 7 1,25 0 1 -0,25 7 14 3,50 111,918 1789
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11B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KÜTAHYA SİMAV Simav İbn i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi TYT 6. KURUMSAL DENEME 78 78 78 1940

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 20,95 12,64 17,79 2,26 1,75 1,82 1,41 1,68 0,99 2,38 1,64 1,97 2,32 1,45 1,96 0,00 0,01 0,00 14,34 3,85 13,37 2,27 2,28 1,70 3,15 1,24 2,84 1,69 1,78 1,24 50,77 28,32 43,68 239,730

Okul Ortalaması 10,25 11,82 7,30 0,82 1,70 0,39 0,69 1,49 0,32 1,04 1,35 0,70 1,82 1,32 1,49 0,00 0,00 0,00 2,96 4,02 1,96 0,36 1,94 -0,12 0,91 1,06 0,65 0,21 1,09 -0,06 19,06 25,79 12,63 140,560

SINIF: 11B

KATILIMLAR

1 4 HİLAL ÖZKAN 11B 6 5 4,75 2 2 1,50 1 2 0,50 2 2 1,50 4 1 3,75 6 3 5,25 0 4 -1,00 2 0 2,00 0 3 -0,75 23 22 17,50 158,808 1492

2 16 BEYZA ORHA 11B 7 6 5,50 1 0 1,00 1 1 0,75 2 1 1,75 2 0 2,00 6 1 5,75 0 2 -0,50 0 2 -0,50 19 13 15,75 153,783 1529

3 38 RÜMEYSATUĞRUL 11B 6 8 4,00 1 2 0,50 1 2 0,50 2 1 1,75 3 2 2,50 6 2 5,50 0 4 -1,00 2 0 2,00 0 2 -0,50 21 23 15,25 151,693 1547

4 268 ZEHRA ŞAHN 11B 7 7 5,25 1 0 1,00 1 1 0,75 2 1 1,75 1 1 0,75 6 2 5,50 18 12 15,00 150,968 1551

5 0 ESİN ACAR 11B 6 7 4,25 1 0 1,00 1 1 0,75 2 1 1,75 2 0 2,00 6 1 5,75 0 2 -0,50 0 2 -0,50 18 14 14,50 149,833 1561

6 270 ARDA İZCİ 11B 5 7 3,25 1 2 0,50 1 1 0,75 1 2 0,50 2 2 1,50 6 2 5,50 16 16 12,00 141,438 1612

7 15 KEMAL EFE 11B 6 13 2,75 1 4 0,00 1 4 0,00 1 4 0,00 3 2 2,50 8 7 6,25 20 34 11,50 140,278 1619

8 29 ATAKAN 11B 7 10 4,50 1 4 0,00 1 3 0,25 1 3 0,25 1 3 0,25 6 1 5,75 17 24 11,00 138,305 1635

9 25 ÖZGÜR SEVİMLİ 11B 6 11 3,25 1 4 0,00 1 3 0,25 1 3 0,25 2 2 1,50 5 2 4,50 16 25 9,75 133,655 1675

10 263 İ KEMAL ARCILTEKİN 11B 6 11 3,25 1 4 0,00 1 3 0,25 1 3 0,25 2 2 1,50 5 2 4,50 16 25 9,75 133,655 1675

11 191 EMİRHAN 11B 7 9 4,75 0 2 -0,50 2 1 1,75 1 1 0,75 1 0 1,00 5 8 3,00 0 2 -0,50 0 2 -0,50 0 3 -0,75 16 28 9,00 130,823 1693

12 188 EMİR KARA 11B 9 28 2,00 1 4 0,00 2 3 1,25 3 2 2,50 0 5 -1,25 8 17 3,75 0 4 -1,00 1 4 0,00 0 1 -0,25 24 68 7,00 124,820 1723

13 192 ONUR BLK 11B 1 0 1,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 2 1 1,75 4 10 1,50 9 12 6,00 120,050 1745

14 272 BİRSEN İLİVAN 11B 4 4 3,00 1 0 1,00 1 1 0,75 1 1 0,75 7 6 5,50 117,505 1759

15 0 HÜSAMEDDİN BAŞER 11B 8 15 4,25 8 15 4,25 113,430 1782

16 124 EGE ŞEN 11B 10 30 2,50 2 3 1,25 0 5 -1,25 0 5 -1,25 1 4 0,00 3 2 2,50 1 6 -0,50 2 5 0,75 1 5 -0,25 20 65 3,75 113,313 1783

17 142 AYŞE MEMİŞ 11B 3 10 0,50 0 5 -1,25 2 3 1,25 0 2 -0,50 3 2 2,50 1 1 0,75 9 23 3,25 110,828 1791

18 257 HATİCE A 11B 2 2 1,50 2 3 1,25 0 5 -1,25 0 4 -1,00 3 2 2,50 7 16 3,00 109,555 1798

19 271 EKREM 11B 5 5 3,75 0 2 -0,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 1 2 0,50 1 9 -1,25 0 3 -0,75 0 3 -0,75 0 1 -0,25 8 28 1,00 102,813 1821

20 1453 UÇAKSVAR 11B 3 2 2,50 1 4 0,00 3 2 2,50 2 1 1,75 1 2 0,50 1 3 0,25 11 14 7,50

21 27 MERT AYDINLI 11B 2 11 -0,75 0 2 -0,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 6 -0,50 3 22 -2,50

22 11 İSM*  CAN YIDIRIM 11B 5 34 -3,50 1 4 0,00 0 5 -1,25 0 5 -1,25 2 3 1,25 5 35 -3,75 1 6 -0,50 2 5 0,75 0 5 -1,25 16 102 -9,50


