
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KÜTAHYA SİMAV Simav İbn i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 092805 9. Sınıf 5. Deneme 59 59 59 247

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih Coğrafya Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 10,04 11,80 7,09 5,18 3,98 4,19 4,68 3,00 3,93 2,03 1,28 1,71 12,11 3,97 11,12 2,97 3,47 2,11 2,65 3,01 1,89 2,08 2,89 1,36 41,74 33,40 33,40 211,120

Okul Ortalaması 5,55 8,67 3,38 3,11 3,24 2,30 1,45 2,15 0,92 1,20 0,96 0,96 2,24 4,37 1,14 0,94 2,24 0,38 1,28 2,44 0,67 0,50 1,58 0,10 16,27 25,65 9,85 128,780

KATILIMLAR

1 536 İBRAHİM DEMİR 09A 15 2 14,50 5 1 4,75 7 0 7,00 4 0 4,00 8 3 7,25 5 2 4,50 6 0 6,00 3 2 2,50 53 10 50,50 258,791 87

2 535 ŞEYMA ÖZDEMİR 09 15 1 14,75 8 1 7,75 5 0 5,00 3 1 2,75 5 4 4,00 2 1 1,75 7 0 7,00 1 3 0,25 46 11 43,25 234,962 99

3 0 EDA CİNTO 09 14 3 13,25 6 2 5,50 3 0 3,00 2 2 1,50 3 2 2,50 3 0 3,00 5 0 5,00 2 1 1,75 38 10 35,50 210,207 109

4 522 HATİCE ŞARA 09B 8 10 5,50 6 5 4,75 2 2 1,50 2 0 2,00 8 2 7,50 7 0 7,00 6 1 5,75 1 0 1,00 40 20 35,00 207,733 110

5 529 KEVSER SANCAR 09B 10 8 8,00 6 3 5,25 0 2 -0,50 2 0 2,00 6 2 5,50 6 1 5,75 6 1 5,75 1 0 1,00 37 17 32,75 201,767 115

6 549 ŞEVVAL ÇOLAK 09B 11 8 9,00 2 3 1,25 5 2 4,50 0 1 -0,25 3 6 1,50 1 5 -0,25 0 2 -0,50 0 5 -1,25 22 32 14,00 151,696 157

7 500 NUR ÖZER 09A 6 13 2,75 8 3 7,25 4 1 3,75 2 1 1,75 2 3 1,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 22 24 16,00 146,166 164

8 547 CANSU GÖKALP 09B 5 5 3,75 9 0 9,00 2 2 1,50 1 0 1,00 1 3 0,25 1 3 0,25 1 3 0,25 20 16 16,00 145,126 166

9 502 MARZİYE KABACA 09A 5 7 3,25 2 1 1,75 0 1 -0,25 3 0 3,00 5 1 4,75 0 1 -0,25 0 3 -0,75 15 14 11,50 144,060 167

10 517 GAMZE BAYAM 09A 6 11 3,25 4 4 3,00 1 6 -0,50 2 1 1,75 5 7 3,25 2 3 1,25 1 5 -0,25 1 4 0,00 22 41 11,75 140,788 171

11 0 SILA EKİCİ 09A 5 15 1,25 7 4 6,00 2 2 1,50 3 1 2,75 3 1 2,75 0 3 -0,75 0 1 -0,25 20 27 13,25 140,677 172

12 539 YAĞMUR GÖNÜLTAŞ 09B 8 3 7,25 3 1 2,75 2 0 2,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 14 7 12,25 140,200 173

13 0 TUNAHAN 09 6 6 4,50 7 3 6,25 2 0 2,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 1 1 0,75 17 12 14,00 140,037 174

14 493 SUDE SONKAYA 09A 9 5 7,75 2 3 1,25 2 5 0,75 2 5 0,75 15 18 10,50 138,943 175

15 0 ŞERİFALİ TORUN 09 5 3 4,25 5 2 4,50 2 0 2,00 1 1 0,75 1 2 0,50 1 2 0,50 15 10 12,50 138,408 176

16 514 GİZEM YALIN 09A 5 7 3,25 2 5 0,75 1 0 1,00 5 1 4,75 0 3 -0,75 13 16 9,00 137,921 178

17 499 SUNA DEMİRCİ 09A 11 17 6,75 4 0 4,00 0 1 -0,25 2 5 0,75 17 23 11,25 136,948 180

18 550 SEDE KUL 09B 6 9 3,75 7 0 7,00 3 1 2,75 1 0 1,00 0 3 -0,75 0 1 -0,25 1 4 0,00 0 1 -0,25 18 19 13,25 136,362 181

19 0 MEDİNE DEMİR 09 7 15 3,25 7 3 6,25 3 1 2,75 3 8 1,00 0 3 -0,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 20 33 11,75 136,180 183

20 509 İ.SEDA ERTAN 09A 3 9 0,75 5 4 4,00 0 1 -0,25 3 0 3,00 4 5 2,75 1 3 0,25 16 22 10,50 132,946 188

21 495 NURDAN KUL 09A 7 2 6,50 2 2 1,50 1 6 -0,50 0 4 -1,00 2 3 1,25 0 6 -1,50 1 3 0,25 1 1 0,75 14 27 7,25 130,547 190

22 504 MUALLA KABACA 09A 4 11 1,25 4 5 2,75 0 1 -0,25 2 1 1,75 4 4 3,00 1 4 0,00 15 26 8,50 129,471 191

23 5510 EMİRHAN AKKAYA 09B 3 6 1,50 9 0 9,00 2 2 1,50 1 0 1,00 0 4 -1,00 15 12 12,00 129,199 192

24 543 NİSANUR ŞİMŞEK 09A 6 5 4,75 1 2 0,50 6 3 5,25 0 4 -1,00 1 1 0,75 0 3 -0,75 14 18 9,50 128,080 194

25 542 SILA AYDIN 09B 7 5 5,75 4 5 2,75 0 2 -0,50 3 0 3,00 0 3 -0,75 0 6 -1,50 0 4 -1,00 1 2 0,50 15 27 8,25 127,581 195

26 545 MELEK KAHRAMAN 09B 6 8 4,00 2 3 1,25 1 1 0,75 3 1 2,75 0 3 -0,75 1 1 0,75 13 17 8,75 127,402 196

27 519 GÖKSEL BÜLKE 09A 4 11 1,25 2 6 0,50 1 6 -0,50 1 2 0,50 5 5 3,75 2 2 1,50 0 3 -0,75 1 1 0,75 16 36 7,00 127,210 197

28 492 FATMANUR ÇELİK   5 8 3,00 4 1 3,75 2 1 1,75 1 0 1,00 0 2 -0,50 12 12 9,00 126,593 198

29 524 MEDİNEGÜ LVERGİLİ 09B 3 7 1,25 4 2 3,50 1 4 0,00 2 1 1,75 1 2 0,50 1 0 1,00 1 2 0,50 1 0 1,00 14 18 9,50 125,622 199
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Genel Ortalama 10,04 11,80 7,09 5,18 3,98 4,19 4,68 3,00 3,93 2,03 1,28 1,71 12,11 3,97 11,12 2,97 3,47 2,11 2,65 3,01 1,89 2,08 2,89 1,36 41,74 33,40 33,40 211,120

Okul Ortalaması 5,55 8,67 3,38 3,11 3,24 2,30 1,45 2,15 0,92 1,20 0,96 0,96 2,24 4,37 1,14 0,94 2,24 0,38 1,28 2,44 0,67 0,50 1,58 0,10 16,27 25,65 9,85 128,780

KATILIMLAR

30 528 YAŞAR KABAK 09B 3 7 1,25 4 3 3,25 2 2 1,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 1 1 0,75 11 15 7,25 118,647 203

31 0 AHMET M CANDAN 09B 2 7 0,25 4 3 3,25 2 2 1,50 1 1 0,75 1 3 0,25 1 1 0,75 11 17 6,75 118,306 204

32 486 MELEK ARMUTCU 09A 3 5 1,75 2 0 2,00 1 0 1,00 2 4 1,00 0 2 -0,50 8 11 5,25 117,851 205

33 525 Ü GÜLSÜM DUVARCI 09B 3 2 2,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 2 2 1,50 1 1 0,75 0 2 -0,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 8 13 4,75 117,152 206

34 513 KEVSER KURT 09 4 1 3,75 2 1 1,75 0 4 -1,00 1 3 0,25 0 2 -0,50 7 11 4,25 116,754 207

35 508 TUANA ÇAKIR 09A 5 15 1,25 4 0 4,00 2 5 0,75 11 20 6,00 116,344 208

36 516 ZELİHA ERÇİN 09A 2 8 0,00 3 2 2,50 2 0 2,00 1 1 0,75 1 2 0,50 1 3 0,25 10 16 6,00 116,154 209

37 521 ALİ YORUM AZ 09A 4 3 3,25 2 0 2,00 0 4 -1,00 1 3 0,25 1 2 0,50 0 3 -0,75 8 15 4,25 115,935 210

38 489 AYLİN ÜNLÜER 09A 8 22 2,50 3 11 0,25 6 6 4,50 0 4 -1,00 5 25 -1,25 2 8 0,00 2 8 0,00 3 7 1,25 29 91 6,25 115,886 211

39 488 ELİTOK ALPEREN 09A 3 5 1,75 1 0 1,00 1 0 1,00 1 1 0,75 6 6 4,50 115,343 213

40 544 BERRA TAŞPINAR   3 8 1,00 1 2 0,50 1 1 0,75 2 2 1,50 1 3 0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 8 18 3,50 113,539 215

41 510 HATİCE ÇETİNKAY 09A 2 5 0,75 2 4 1,00 1 2 0,50 1 1 0,75 1 2 0,50 2 2 1,50 0 2 -0,50 9 18 4,50 113,484 216

42 442 PINAR BAYHAN 09 7 11 4,25 1 10 -1,50 2 7 0,25 0 1 -0,25 10 29 2,75 112,611 217

43 532 CEYDA ÖZSOY 09B 5 9 2,75 1 2 0,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 5 -0,25 1 2 0,50 1 1 0,75 1 3 0,25 10 25 3,75 112,422 218

44 441 YASEMİN ÖZDEMİR 09A 4 11 1,25 1 4 0,00 2 2 1,50 2 7 0,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 2 0,50 10 29 2,75 109,229 219

45 465 SEDA ÖRS 09 3 3 2,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 4 9 1,75 107,695 221

46 490 NİSANUR KIRBIYIK 09A 1 12 -2,00 2 2 1,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 3 3 2,25 7 19 2,25 107,578 222

47 501 GAMZE GÖKDEMİR 09 8 22 2,50 3 11 0,25 2 9 -0,25 0 4 -1,00 4 14 0,50 1 9 -1,25 0 2 -0,50 18 71 0,25 105,959 223

48 496 ÖZGÜR GÜLEÇ 09A 5 15 1,25 2 6 0,50 1 3 0,25 0 2 -0,50 2 4 1,00 0 3 -0,75 1 4 0,00 0 6 -1,50 11 43 0,25 105,307 225

49 507 ERTUĞRUL ÖNAL 09A 4 16 0,00 0 8 -2,00 1 1 0,75 1 3 0,25 2 2 1,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 9 33 0,75 102,012 228

50 471 MERVE KÖKLÜ 09A 0 0 0,00 100,000 229

51 0   0 0 0,00 100,000 229

52 0   0 0 0,00 100,000 229

53 0   0 0 0,00 100,000 229

54 437 YUSUFCAN ÖZCAN 09A 4 8 2,00 1 4 0,00 0 4 -1,00 0 2 -0,50 1 8 -1,00 0 5 -1,25 1 2 0,50 0 2 -0,50 7 35 -1,75 96,779 235

55 0 EBR R C AĞLAMIŞ 09A 6 11 3,25 1 6 -0,50 0 6 -1,50 0 3 -0,75 2 17 -2,25 1 6 -0,50 2 4 1,00 1 5 -0,25 13 58 -1,50 96,101 236

56 476 ALİ AK B 09 2 8 0,00 2 3 1,25 0 5 -1,25 1 3 0,25 0 3 -0,75 1 4 0,00 0 4 -1,00 1 2 0,50 7 32 -1,00 95,957 237

57 537 HATİCE AKÇAY 09B 1 11 -1,75 0 6 -1,50 2 2 1,50 0 1 -0,25 2 5 0,75 0 4 -1,00 0 4 -1,00 2 2 1,50 7 35 -1,75 94,898 239

58 498 MEHMET YILMAZ 09A 1 13 -2,25 2 4 1,00 0 5 -1,25 1 0 1,00 1 5 -0,25 0 4 -1,00 3 2 2,50 0 3 -0,75 8 36 -1,00 93,391 240
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Genel Ortalama 10,04 11,80 7,09 5,18 3,98 4,19 4,68 3,00 3,93 2,03 1,28 1,71 12,11 3,97 11,12 2,97 3,47 2,11 2,65 3,01 1,89 2,08 2,89 1,36 41,74 33,40 33,40 211,120

Okul Ortalaması 5,55 8,67 3,38 3,11 3,24 2,30 1,45 2,15 0,92 1,20 0,96 0,96 2,24 4,37 1,14 0,94 2,24 0,38 1,28 2,44 0,67 0,50 1,58 0,10 16,27 25,65 9,85 128,780

KATILIMLAR

59 0 DUYGU ŞAHİN 09A 7 19 2,25 3 10 0,50 1 6 -0,50 0 4 -1,00 3 20 -2,00 3 7 1,25 0 8 -2,00 0 8 -2,00 17 82 -3,50 90,941 242
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