
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KÜTAHYA SİMAV Simav İbn i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 092804 9. Sınıf 4. Deneme 65 65 65 65

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih Coğrafya Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 6,92 8,48 4,80 3,03 3,88 2,06 1,09 2,74 0,41 1,40 0,74 1,22 2,76 3,81 1,81 1,31 2,19 0,76 1,50 2,27 0,93 0,84 1,39 0,49 18,85 25,50 12,48 140,890

Okul Ortalaması 6,92 8,48 4,80 3,03 3,88 2,06 1,09 2,74 0,41 1,40 0,74 1,22 2,76 3,81 1,81 1,31 2,19 0,76 1,50 2,27 0,93 0,84 1,39 0,49 18,85 25,50 12,48 140,890

KATILIMLAR

1 0 29 1 28,75 7 3 6,25 1 2 0,50 2 0 2,00 27 3 26,25 10 0 10,00 7 1 6,75 9 1 8,75 92 11 89,25 415,658 1

2 353 ŞEYMA ÖZDEMİR 09B 12 7 10,25 5 1 4,75 3 3 2,25 2 2 1,50 17 2 16,50 6 2 5,50 6 0 6,00 5 1 4,75 56 18 51,50 275,223 2

3 0 EDA CİNTOSUN 09B 14 6 12,50 8 3 7,25 3 1 2,75 3 0 3,00 7 2 6,50 2 1 1,75 4 1 3,75 4 1 3,75 45 15 41,25 232,335 3

4 553 ELİF HAZAR 09B 12 5 10,75 5 0 5,00 3 2 2,50 1 1 0,75 7 2 6,50 3 1 2,75 4 0 4,00 1 0 1,00 36 11 33,25 210,525 4

5 9 KEVSER SANCAR 09B 10 7 8,25 5 3 4,25 2 2 1,50 2 2 1,50 5 1 4,75 3 2 2,50 4 0 4,00 1 0 1,00 32 17 27,75 189,365 5

6 537 HATİCE AKÇAY 09B 8 6 6,50 6 2 5,50 0 5 -1,25 1 0 1,00 8 2 7,50 3 1 2,75 2 3 1,25 1 1 0,75 29 20 24,00 184,478 6

7 522 HATİCE ŞARA 09B 11 5 9,75 5 2 4,50 1 4 0,00 3 1 2,75 3 2 2,50 1 1 0,75 3 3 2,25 27 18 22,50 174,715 7

8 506 MEDİNE DOĞAN 09B 6 4 5,00 3 2 2,50 2 0 2,00 1 2 0,50 5 4 4,00 3 2 2,50 5 1 4,75 3 0 3,00 28 15 24,25 173,558 8

9 499 SUNA DEMİRCİ 09A 15 15 11,25 4 7 2,25 0 7 -1,75 3 1 2,75 1 2 0,50 4 5 2,75 27 37 17,75 160,918 9

10 476 ALİ AKBUDAK 09B 6 6 4,50 2 5 0,75 2 4 1,00 1 3 0,25 7 8 5,00 3 5 1,75 0 3 -0,75 2 4 1,00 23 38 13,50 150,747 10

11 492 FATMANUR ÇELİK 09A 11 6 9,50 2 3 1,25 1 3 0,25 4 0 4,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 0 2 -0,50 19 16 15,00 150,384 11

12 518 HİLALECE ULU 09A 7 3 6,25 0 4 -1,00 1 1 0,75 3 0 3,00 4 1 3,75 0 1 -0,25 1 3 0,25 16 13 12,75 149,171 12

13 508 TUANA ÇAKIR 09A 12 17 7,75 2 4 1,00 0 6 -1,50 3 1 2,75 1 0 1,00 4 5 2,75 22 33 13,75 146,984 13

14 504 MUALLA KABACA 09A 9 4 8,00 0 4 -1,00 1 0 1,00 2 3 1,25 0 1 -0,25 3 2 2,50 1 0 1,00 16 14 12,50 144,787 14

15 495 NURDAN KUL 09A 8 5 6,75 3 3 2,25 0 3 -0,75 2 2 1,50 3 3 2,25 0 1 -0,25 16 17 11,75 144,117 15

16 509 İ.SEDA ERTAN 09A 8 7 6,25 3 3 2,25 0 2 -0,50 2 2 1,50 3 3 2,25 16 17 11,75 143,298 16

17 0 YAĞMUR GÖNÜLTAŞ 09B 7 10 4,50 3 3 2,25 3 2 2,50 4 0 4,00 2 5 0,75 2 4 1,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 21 27 14,25 143,214 17

18 530 LİVASU ACAR 09B 3 7 1,25 4 1 3,75 0 2 -0,50 5 6 3,50 2 1 1,75 2 1 1,75 2 1 1,75 18 19 13,25 141,018 18

19 486 MELEK ARMUTCU 09A 8 12 5,00 6 1 5,75 0 3 -0,75 2 2 1,50 1 3 0,25 1 3 0,25 1 0 1,00 19 24 13,00 139,569 19

20 515 UMUT KAYA 09A 7 12 4,00 6 1 5,75 0 1 -0,25 3 1 2,75 1 1 0,75 17 16 13,00 139,464 20

21 531 SEMA YİĞİT 09B 5 11 2,25 3 3 2,25 1 2 0,50 1 0 1,00 2 1 1,75 2 1 1,75 2 0 2,00 2 0 2,00 18 18 13,50 139,032 21

22 426 EBRAR AĞLAMIŞ 09A 12 17 7,75 5 5 3,75 1 3 0,25 0 2 -0,50 3 11 0,25 0 5 -1,25 1 4 0,00 1 3 0,25 23 50 10,50 138,183 22

23 437 YUSUFCAN ÖZCAN 09A 9 12 6,00 1 5 -0,25 4 2 3,50 1 1 0,75 3 9 0,75 0 3 -0,75 2 2 1,50 0 2 -0,50 20 36 11,00 137,597 23

24 546 İREM KARANFİL 09B 4 7 2,25 3 4 2,00 2 4 1,00 2 2 1,50 3 2 2,50 3 2 2,50 2 4 1,00 0 5 -1,25 19 30 11,50 136,656 24

25 496 ÖZGÜR GÜLEÇ 09A 14 8 12,00 1 10 -1,50 1 9 -1,25 0 1 -0,25 2 7 0,25 0 8 -2,00 0 3 -0,75 1 4 0,00 19 50 6,50 135,328 25

26 449 09B 7 4 6,00 3 2 2,50 1 3 0,25 2 2 1,50 1 5 -0,25 1 6 -0,50 0 2 -0,50 15 24 9,00 134,781 26

27 493 SUDE SON  YA 09A 9 11 6,25 3 6 1,50 0 3 -0,75 3 1 2,75 1 2 0,50 0 3 -0,75 16 26 9,50 132,720 27

28 542 SILA AYDIN 09B 8 11 5,25 2 7 0,25 2 5 0,75 3 0 3,00 0 1 -0,25 2 3 1,25 2 4 1,00 0 4 -1,00 19 35 10,25 132,113 28

29 513 KEVSER KURT 09A 3 7 1,25 2 3 1,25 1 0 1,00 4 0 4,00 2 1 1,75 1 2 0,50 1 0 1,00 14 13 10,75 131,750 29
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih Coğrafya Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 6,92 8,48 4,80 3,03 3,88 2,06 1,09 2,74 0,41 1,40 0,74 1,22 2,76 3,81 1,81 1,31 2,19 0,76 1,50 2,27 0,93 0,84 1,39 0,49 18,85 25,50 12,48 140,890

Okul Ortalaması 6,92 8,48 4,80 3,03 3,88 2,06 1,09 2,74 0,41 1,40 0,74 1,22 2,76 3,81 1,81 1,31 2,19 0,76 1,50 2,27 0,93 0,84 1,39 0,49 18,85 25,50 12,48 140,890

KATILIMLAR

30 490 NİSANUR KIRBIYIK 09A 10 14 6,50 3 9 0,75 2 4 1,00 1 1 0,75 1 6 -0,50 0 1 -0,25 1 2 0,50 1 1 0,75 19 38 9,50 131,679 30

31 479 DUYGU ŞAHİN 09A 5 14 1,50 6 4 5,00 1 6 -0,50 2 0 2,00 4 18 -0,50 4 3 3,25 2 3 1,25 2 5 0,75 26 53 12,75 131,013 31

32 552 AHMET M CANDAN 09B 3 4 2,00 2 3 1,25 2 2 1,50 4 0 4,00 1 1 0,75 2 1 1,75 0 2 -0,50 14 13 10,75 130,658 32

33 517 GAMZE BAYAM 09A 5 12 2,00 4 7 2,25 4 2 3,50 1 1 0,75 3 10 0,50 2 3 1,25 2 2 1,50 0 3 -0,75 21 40 11,00 130,528 33

34 489 AYLİN ÜNLÜER 09A 12 16 8,00 4 7 2,25 0 8 -2,00 2 13 -1,25 1 9 -1,25 4 3 3,25 0 3 -0,75 23 59 8,25 129,154 34

35 551 EMİRHAN AKKAYA 09B 4 3 3,25 4 6 2,50 1 3 0,25 2 4 1,00 2 1 1,75 0 1 -0,25 13 18 8,50 127,610 35

36 516 ZSUDE ERÇİN 09A 7 8 5,00 3 2 2,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 0 3 -0,75 1 1 0,75 1 3 0,25 1 0 1,00 14 20 9,00 127,378 36

37 502 MARZİYE KABACA 09A 3 7 1,25 3 1 2,75 1 1 0,75 2 2 1,50 2 2 1,50 1 3 0,25 1 0 1,00 13 16 9,00 126,973 37

38 527 MED İE DEMİR 09B 8 14 4,50 4 10 1,50 3 4 2,00 2 1 1,75 0 1 -0,25 1 3 0,25 1 6 -0,50 0 4 -1,00 19 43 8,25 126,652 38

39 549 ŞEVVAL ÇOLAK 09B 4 9 1,75 6 2 5,50 0 4 -1,00 1 2 0,50 2 6 0,50 1 3 0,25 2 1 1,75 1 3 0,25 17 30 9,50 126,440 39

40 0 ŞERİFALİ TORUN 09B 3 5 1,75 6 3 5,25 1 5 -0,25 3 4 2,00 1 5 -0,25 1 6 -0,50 0 2 -0,50 15 30 7,50 125,785 40

41 498 MEHMET YILMAZ 09A 6 7 4,25 1 3 0,25 1 2 0,50 1 2 0,50 0 3 -0,75 3 0 3,00 0 2 -0,50 12 19 7,25 124,895 41

42 0 SEDA ÖRS 09B 4 6 2,50 1 2 0,50 3 1 2,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 9 12 6,00 124,669 42

43 543 NİSANUR SİMŞEK 09B 2 9 -0,25 4 3 3,25 1 1 0,75 1 1 0,75 2 2 1,50 3 2 2,50 0 1 -0,25 1 3 0,25 14 22 8,50 123,189 43

44 514 GİZEM YALIN 09A 4 5 2,75 3 2 2,50 1 1 0,75 1 2 0,50 1 1 0,75 10 11 7,25 122,824 44

45 507 ERTUĞRUL ÖNA L 09A 8 5 6,75 1 7 -0,75 1 3 0,25 2 0 2,00 1 5 -0,25 0 4 -1,00 0 3 -0,75 0 5 -1,25 13 32 5,00 122,566 45

46 521 ALİ YORULMAZ 09A 11 18 6,50 3 6 1,50 1 5 -0,25 0 5 -1,25 0 2 -0,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 16 39 6,25 122,327 46

47 547 CANSU GÖKALP 09B 6 11 3,25 3 7 1,25 2 3 1,25 1 5 -0,25 2 2 1,50 0 3 -0,75 1 0 1,00 15 31 7,25 121,647 47

48 501 GAMZE GÖKDEMİR 09A 3 5 1,75 4 3 3,25 1 4 0,00 3 1 2,75 3 13 -0,25 0 4 -1,00 1 1 0,75 1 2 0,50 16 33 7,75 120,904 48

49 512 GAYENUR TAŞKIN 09A 5 12 2,00 0 5 -1,25 2 1 1,75 3 3 2,25 0 3 -0,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 11 27 4,25 118,666 49

50 442 PINAR BAYHAN 09B 7 11 4,25 0 4 -1,00 1 1 0,75 1 4 0,00 0 5 -1,25 2 2 1,50 11 27 4,25 118,498 50

51 524 ME İNEGÜ LVERGİLİ 09B 4 5 2,75 3 1 2,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 3 -0,75 9 12 6,00 118,173 51

52 534 DUYGU SOYSAL 09B 3 4 2,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 4 0 4,00 0 2 -0,50 1 1 0,75 0 2 -0,50 9 11 6,25 117,062 52

53 525 Ü GÜLSÜM DUVARCI 09B 1 4 0,00 3 2 2,50 2 0 2,00 2 2 1,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 1 3 0,25 10 14 6,50 116,963 53

54 544 BERRA TAŞPINAR 09B 7 12 4,00 0 3 -0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 1 0 1,00 9 18 4,50 116,101 54

55 519 GÖKSEL BÜLKE 09A 6 16 2,00 3 5 1,75 2 6 0,50 1 3 0,25 5 16 1,00 1 7 -0,75 0 7 -1,75 2 5 0,75 20 65 3,75 114,859 55

56 497 FATIMA DOĞAN 09A 2 6 0,50 3 4 2,00 1 0 1,00 3 1 2,75 0 2 -0,50 0 4 -1,00 1 1 0,75 1 1 0,75 11 19 6,25 114,716 56

57 532 CEYDA ÖZSOY 09B 3 8 1,00 1 1 0,75 2 1 1,75 1 1 0,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 8 13 4,75 114,695 57

58 505 ÜMMÜ AKBABA 09A 4 7 2,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 6 11 3,25 113,638 58
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih Coğrafya Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 6,92 8,48 4,80 3,03 3,88 2,06 1,09 2,74 0,41 1,40 0,74 1,22 2,76 3,81 1,81 1,31 2,19 0,76 1,50 2,27 0,93 0,84 1,39 0,49 18,85 25,50 12,48 140,890

Okul Ortalaması 6,92 8,48 4,80 3,03 3,88 2,06 1,09 2,74 0,41 1,40 0,74 1,22 2,76 3,81 1,81 1,31 2,19 0,76 1,50 2,27 0,93 0,84 1,39 0,49 18,85 25,50 12,48 140,890

KATILIMLAR

59 550 SUDE KUL 09B 4 8 2,00 3 8 1,00 1 3 0,25 1 6 -0,50 3 2 2,50 0 3 -0,75 12 30 4,50 112,473 59

60 441 YASEMİN ÖZDEMİR 09A 2 8 0,00 3 3 2,25 1 2 0,50 1 3 0,25 1 1 0,75 1 2 0,50 1 1 0,75 10 20 5,00 112,299 60

61 545 MELEK KAHRAMAN 09B 7 18 2,50 1 6 -0,50 0 7 -1,75 1 3 0,25 3 1 2,75 1 2 0,50 13 37 3,75 112,172 61

62 471 MERVE KÖKLÜ 09A 3 6 1,50 2 0 2,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 7 12 4,00 110,823 62

63 541 TUNAHAN DEMİR 09B 3 9 0,75 3 8 1,00 1 3 0,25 1 4 0,00 2 2 1,50 0 3 -0,75 10 29 2,75 107,672 63

64 528 YAŞAR KABAK 09B 3 9 0,75 3 8 1,00 1 3 0,25 1 4 0,00 2 2 1,50 0 3 -0,75 10 29 2,75 107,672 63

65 0 EYLİ  B ALIKESİR 09B 4 3 3,25 1 5 -0,25 1 5 -0,25 0 1 -0,25 0 5 -1,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 6 21 0,75 106,602 65
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