
ÖĞRENCİ LİSTESİ - ŞUBE - TYT PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Kütahya SİMAV Simav Anadolu Sağlık Meslek Lisesi 22-23 Aday Yayınları TYT Deneme-3 1111 143 89 89

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam TYT PUAN Genel İl İlçe Kurum Şube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 22.77 11.32 19.94 10.60 5.20 9.30 11.91 3.76 10.97 5.86 3.47 4.99 51.13 23.75 45.20 244.199
Şube Ortalaması 14.05 11.00 11.30 6.45 3.77 5.51 0.73 1.23 0.42 1.50 1.18 1.20 22.73 17.18 18.43 153.135

1 132 - BOZATLI BZTLI 12 / A 19 9 16.75 8 3 7.25 3 1 2.75 8 4 7.00 38.00 17.00 33.75 204.423 664 37 1 1 1
2 215 - ALEYNA KARATAŞ 12 / A 21 6 19.50 11 4 10.00 0 1 -0.25 2 0 2.00 34.00 11.00 31.25 192.780 724 42 2 2 2
3 127 - GAMZE KOÇ 12 / A 19 11 16.25 9 5 7.75 2 3 1.25 4 3 3.25 34.00 22.00 28.50 185.700 760 47 7 7 3
4 0 - NURAN GÖKDAĞ 12 / A 17 12 14.00 8 6 6.50 4 2 3.50 4 3 3.25 33.00 23.00 27.25 183.218 777 49 9 9 4
5 95 - SILA ÇETİN 12 / A 21 13 17.75 9 11 6.25 0 0 0.00 5 5 3.75 35.00 29.00 27.75 182.960 782 51 11 11 5
6 114 - G AYŞEGÜL KARA 12 / A 20 12 17.00 10 5 8.75 0 0 0.00 0 1 -0.25 30.00 18.00 25.50 174.220 827 56 13 13 6
7 238 - FATIMA ALBAYRAK 12 / A 18 9 15.75 10 10 7.50 1 5 -0.25 3 4 2.00 32.00 28.00 25.00 173.430 832 58 15 15 7
8 218 - GÜL SEVEN 12 / A 21 12 18.00 6 4 5.00 0 0 0.00 1 1 0.75 28.00 17.00 23.75 169.488 855 62 18 18 8
9 229 - NURCAN AKIN 12 / A 21 9 18.75 4 1 3.75 0 0 0.00 0 0 0.00 25.00 10.00 22.50 165.438 875 69 24 24 9

10 231 - HASAN ASMALIKAYA 12 / A 13 20 8.00 11 7 9.25 0 0 0.00 3 1 2.75 27.00 28.00 20.00 157.945 914 77 30 30 10
11 121 - MİNE ZEYBEL 12 / A 17 16 13.00 5 5 3.75 2 2 1.50 1 2 0.50 25.00 25.00 18.75 154.708 926 78 31 31 11
12 123 - ŞERİFE DANIŞ 12 / A 16 13 12.75 7 8 5.00 0 2 -0.50 0 1 -0.25 23.00 24.00 17.00 147.653 952 89 39 39 12
13 97 - AYŞE ÖZSOY 12 / A 15 19 10.25 5 2 4.50 0 1 -0.25 2 1 1.75 22.00 23.00 16.25 146.197 955 90 40 40 13
14 0 - RABİA KRGZ 12 / A 14 5 12.75 2 0 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 16.00 5.00 14.75 141.295 967 92 42 42 14
15 230 - HAVVA YILDIRIM 12 / A 10 8 8.00 8 2 7.50 0 2 -0.50 0 0 0.00 18.00 12.00 15.00 141.185 968 93 43 43 15
16 144 - ORHAN AYDOĞMUŞ 12 / A 6 16 2.00 11 3 10.25 2 0 2.00 0 0 0.00 19.00 19.00 14.25 139.977 972 96 44 44 16
17 216 - İLKBAL 12 / A 13 5 11.75 2 0 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 15.00 5.00 13.75 138.155 976 98 46 46 17
18 239 - NEŞE DEMİR 12 / A 9 11 6.25 4 1 3.75 0 0 0.00 0 0 0.00 13.00 12.00 10.00 126.188 1013 112 59 59 18
19 206 - SEDEF SARIBUDAK 12 / A 6 7 4.25 6 1 5.75 0 2 -0.50 0 0 0.00 12.00 10.00 9.50 124.108 1017 114 61 61 19
20 243 - EMİNE BELEK 12 / A 5 12 2.00 6 5 4.75 2 6 0.50 0 0 0.00 13.00 23.00 7.25 117.733 1035 122 69 69 20
21 287 - ÜMMÜHAN YORULMAZ 12 / A 7 13 3.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7.00 13.00 3.75 106.975 1056 130 77 77 21
22 144 - ORHA 12 / A 1 4 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1.00 4.00 0.00 95.200 1078 135 82 82 22



ÖĞRENCİ LİSTESİ - ŞUBE - TYT PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Kütahya SİMAV Simav Anadolu Sağlık Meslek Lisesi 22-23 Aday Yayınları TYT Deneme-3 1111 143 89 89

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam TYT PUAN Genel İl İlçe Kurum Şube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 22.77 11.32 19.94 10.60 5.20 9.30 11.91 3.76 10.97 5.86 3.47 4.99 51.13 23.75 45.20 244.199
Şube Ortalaması 11.31 9.94 8.83 2.38 3.19 1.58 2.31 3.62 1.41 0.69 2.69 0.02 16.69 19.44 11.83 132.988

1 107 - MEHMET ERASLAN 12 / B 24 11 21.25 6 3 5.25 2 0 2.00 0 0 0.00 32.00 14.00 28.50 185.273 764 48 8 8 1
2 242 - HACER ALLITEKİN 12 / B 23 8 21.00 0 3 -0.75 2 0 2.00 1 1 0.75 26.00 12.00 23.00 168.925 857 63 19 19 2
3 154 - DUYGU AMBARCI 12 / B 23 8 21.00 0 3 -0.75 2 0 2.00 1 1 0.75 26.00 12.00 23.00 168.925 857 63 19 19 2
4 135 - ESMA SUBAŞI 12 / B 18 15 14.25 3 2 2.50 5 1 4.75 0 0 0.00 26.00 18.00 21.50 165.190 878 71 25 25 4
5 157 - ESİN KOCABAŞ 12 / B 14 14 10.50 4 4 3.00 0 0 0.00 0 0 0.00 18.00 18.00 13.50 137.260 979 99 47 47 5
6 223 - OKTAY SARIKAYA 12 / B 7 9 4.75 6 6 4.50 2 0 2.00 0 0 0.00 15.00 15.00 11.25 131.190 991 103 50 50 6
7 166 - DUYGU AYGÜN 12 / B 15 17 10.75 1 1 0.75 0 0 0.00 0 1 -0.25 16.00 19.00 11.25 130.355 993 105 52 52 7
8 190 - RECEB EVRAN 12 / B 8 12 5.00 6 6 4.50 1 0 1.00 0 0 0.00 15.00 18.00 10.50 128.255 1002 107 54 54 8
9 92 - NAZAR KOÇER 12 / B 14 16 10.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 14.00 16.00 10.00 126.600 1010 110 57 57 9

10 237 - MELAA TAHAN 12 / B 9 14 5.50 2 2 1.50 0 0 0.00 2 3 1.25 13.00 19.00 8.25 121.377 1026 116 63 63 10
11 119 - ALAATTİN ESER 12 / B 6 6 4.50 3 4 2.00 3 6 1.50 2 9 -0.25 14.00 25.00 7.75 120.097 1028 117 64 64 11
12 284 - ALPER KUTLUANA 12 / B 8 7 6.25 1 4 0.00 1 2 0.50 2 5 0.75 12.00 18.00 7.50 119.303 1029 118 65 65 12
13 211 - BURAK KOCAERKEK 12 / B 8 11 5.25 4 4 3.00 1 5 -0.25 0 6 -1.50 13.00 26.00 6.50 114.610 1042 124 71 71 13
14 213 - GÜLAY ŞENER 12 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 8 13 4.75 0 0 0.00 8.00 13.00 4.75 112.870 1044 126 73 73 14
15 115 - UMUT KAÇMAZ 12 / B 3 3 2.25 0 1 -0.25 1 0 1.00 0 0 0.00 4.00 4.00 3.00 105.228 1058 131 78 78 15
16 104 - NURULLAH ÇEVİK 12 / B 1 8 -1.00 2 8 0.00 9 31 1.25 3 17 -1.25 15.00 64.00 -1.00 92.348 1090 139 85 85 16


