
ÖĞRENCİ LİSTESİ - ŞUBE - TYT PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Kütahya SİMAV Simav Anadolu Sağlık Meslek Lisesi 22-23 Aday Yayınları TYT Deneme-3 1111 143 89 89

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam TYT PUAN Genel İl İlçe Kurum Şube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 22.77 11.32 19.94 10.60 5.20 9.30 11.91 3.76 10.97 5.86 3.47 4.99 51.13 23.75 45.20 244.199
Şube Ortalaması 14.48 10.72 11.80 7.31 5.52 5.93 1.52 1.28 1.20 1.83 1.97 1.34 25.14 19.48 20.27 159.349

1 6 - NURGÜL YEŞİLOK 11 / A 17 13 13.75 13 5 11.75 0 0 0.00 6 6 4.50 36.00 24.00 30.00 189.683 736 43 3 3 1
2 34 - ÜMMÜGÜLSÜM VARLI 11 / A 19 9 16.75 8 5 6.75 4 1 3.75 2 0 2.00 33.00 15.00 29.25 189.177 740 44 4 4 2
3 251 - HAMİDE KIRATLI 11 / A 22 2 21.50 9 5 7.75 0 0 0.00 0 0 0.00 31.00 7.00 29.25 186.192 755 45 5 5 3
4 20 - ALİME ÖZKAN 11 / A 22 9 19.75 10 2 9.50 0 0 0.00 0 0 0.00 32.00 11.00 29.25 186.000 757 46 6 6 4
5 2 - NURİYE YALÇIN 11 / A 22 9 19.75 9 2 8.50 0 0 0.00 0 0 0.00 31.00 11.00 28.25 182.970 781 50 10 10 5
6 47 - HALİME KUBLAY 11 / A 17 11 14.25 8 5 6.75 4 1 3.75 2 0 2.00 31.00 17.00 26.75 181.327 798 53 12 12 6
7 41 - NAGİHAN İPEK 11 / A 14 8 12.00 12 8 10.00 4 2 3.50 0 3 -0.75 30.00 21.00 24.75 173.583 830 57 14 14 7
8 0 - ELİF CİNTOSUN 11 / A 18 9 15.75 4 2 3.50 3 2 2.50 2 0 2.00 27.00 13.00 23.75 171.540 845 60 16 16 8
9 0 - ELİF BAYRAM 11 / A 17 9 14.75 7 6 5.50 2 1 1.75 2 1 1.75 28.00 17.00 23.75 170.797 848 61 17 17 9

10 262 - CEREN YENİLMEZ 11 / A 11 8 9.00 9 4 8.00 2 1 1.75 5 5 3.75 27.00 18.00 22.50 167.298 866 66 21 21 10
11 250 - SEVGİ BALAKI 11 / A 11 8 9.00 9 4 8.00 2 1 1.75 5 5 3.75 27.00 18.00 22.50 167.298 866 66 21 21 10
12 3 - HATİCE ÖZDEMİR 11 / A 12 10 9.50 11 8 9.00 3 4 2.00 2 1 1.75 28.00 23.00 22.25 165.847 874 68 23 23 12
13 8 - GÜLLÜ ERGÜL 11 / A 10 10 7.50 12 7 10.25 3 4 2.00 1 0 1.00 26.00 21.00 20.75 160.738 894 72 26 26 13
14 5 - HAVA ELÇİN 11 / A 17 16 13.00 5 5 3.75 4 7 2.25 4 11 1.25 30.00 39.00 20.25 160.115 897 73 27 27 14
15 125 - EDA BATMAZ 11 / A 11 13 7.75 12 6 10.50 3 4 2.00 1 3 0.25 27.00 26.00 20.50 159.662 900 75 28 28 15
16 24 - BAHADIR YILDIZ 11 / A 18 16 14.00 9 9 6.75 0 0 0.00 0 0 0.00 27.00 25.00 20.75 159.612 901 76 29 29 16
17 220 - ŞERİFE KARAKAŞ 11 / A 15 15 11.25 7 6 5.50 0 0 0.00 2 2 1.50 24.00 23.00 18.25 152.425 934 80 32 32 17
18 23 - CEMİLE KARACA 11 / A 17 14 13.50 5 11 2.25 1 3 0.25 2 0 2.00 25.00 28.00 18.00 152.317 937 81 33 33 18
19 117 - SUDE KARATAŞ 11 / A 14 7 12.25 4 1 3.75 0 0 0.00 2 0 2.00 20.00 8.00 18.00 152.008 941 82 34 34 19
20 14 - NAZMİYE AYBAR 11 / A 16 15 12.25 5 11 2.25 0 0 0.00 3 0 3.00 24.00 26.00 17.50 150.953 944 84 35 35 20
21 46 - FATIMA DOĞAN 11 / A 19 15 15.25 4 7 2.25 0 0 0.00 0 0 0.00 23.00 22.00 17.50 149.903 945 85 36 36 21
22 130 - ASO L 11 / A 16 8 14.00 3 1 2.75 1 2 0.50 0 0 0.00 20.00 11.00 17.25 149.353 947 86 37 37 22
23 256 - FADİME UZUN 11 / A 12 6 10.50 4 0 4.00 2 0 2.00 0 0 0.00 18.00 6.00 16.50 147.730 951 88 38 38 23
24 44 - HAVVA SARIALTIN 11 / A 7 9 4.75 9 5 7.75 0 0 0.00 4 2 3.50 20.00 16.00 16.00 145.812 956 91 41 41 24
25 249 - AYLİN 11 / A 14 14 10.50 5 10 2.50 2 1 1.75 0 4 -1.00 21.00 29.00 13.75 138.765 974 97 45 45 25
26 21 - RABİA SARIALTIN 11 / A 9 10 6.50 5 8 3.00 0 0 0.00 3 2 2.50 17.00 20.00 12.00 133.425 989 101 49 49 26
27 264 - MERVEGÜL DEMİROK 11 / A 9 20 4.00 7 5 5.75 0 0 0.00 2 2 1.50 18.00 27.00 11.25 130.418 992 104 51 51 27
28 18 - DİLARA KARABULUT 11 / A 3 5 1.75 3 2 2.50 4 3 3.25 3 4 2.00 13.00 14.00 9.50 127.340 1007 109 56 56 28
29 113 - HATİCE NUMANOĞLU 11 / A 11 13 7.75 4 10 1.50 0 0 0.00 0 6 -1.50 15.00 29.00 7.75 118.845 1031 119 66 66 29
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D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 22.77 11.32 19.94 10.60 5.20 9.30 11.91 3.76 10.97 5.86 3.47 4.99 51.13 23.75 45.20 244.199
Şube Ortalaması 5.86 18.55 1.23 4.82 7.32 2.99 1.55 5.82 0.09 1.36 4.91 0.14 13.59 36.59 4.44 108.923

1 16 - BEYZA ORHA 11 / B 7 6 5.50 6 6 4.50 1 4 0.00 4 7 2.25 18.00 23.00 12.25 133.958 988 100 48 48 1
2 45 - ESİN ACAR 11 / B 5 4 4.00 6 3 5.25 0 2 -0.50 3 4 2.00 14.00 13.00 10.75 128.787 1000 106 53 53 2
3 257 - GÜL AYGÜN 11 / B 7 13 3.75 8 9 5.75 0 0 0.00 1 0 1.00 16.00 22.00 10.50 127.888 1004 108 55 55 3
4 17 - NİCOLO ZANİOLOOO 11 / B 9 31 1.25 9 5 7.75 1 0 1.00 0 0 0.00 19.00 36.00 10.00 126.328 1012 111 58 58 4
5 270 - ARDA İZCİ 11 / B 11 29 3.75 6 1 5.75 0 0 0.00 0 0 0.00 17.00 30.00 9.50 124.398 1016 113 60 60 5
6 99 - MAURO U İCARDİ 11 / B 8 32 0.00 9 5 7.75 1 0 1.00 0 0 0.00 18.00 37.00 8.75 122.403 1023 115 62 62 6
7 27 - MERT AYDINLI 11 / B 9 19 4.25 4 10 1.50 1 0 1.00 3 10 0.50 17.00 39.00 7.25 118.555 1032 120 67 67 7
8 0 - EKREM KANDEMİR 11 / B 7 28 0.00 7 4 6.00 2 3 1.25 0 0 0.00 16.00 35.00 7.25 118.030 1033 121 68 68 8
9 272 - BİRSEN İLİVAN 11 / B 4 6 2.50 6 7 4.25 0 0 0.00 0 0 0.00 10.00 13.00 6.75 115.927 1040 123 70 70 9

10 253 - ENNER VALENCİA 11 / B 7 33 -1.25 8 3 7.25 0 0 0.00 0 0 0.00 15.00 36.00 6.00 113.243 1043 125 72 72 10
11 124 - EGE ŞEN 11 / B 11 29 3.75 4 16 0.00 1 9 -1.25 6 14 2.50 22.00 68.00 5.00 111.050 1047 127 74 74 11
12 0 - ÖZGÜR SEVİMLİ 11 / B 8 32 0.00 3 2 2.50 2 1 1.75 0 0 0.00 13.00 35.00 4.25 109.285 1050 128 75 75 12
13 142 - AYŞE MEMİŞ 11 / B 7 13 3.75 4 13 0.75 0 0 0.00 0 1 -0.25 11.00 27.00 4.25 108.375 1053 129 76 76 13
14 0 - BAŞERĞĞ 11 / B 2 11 -0.75 4 9 1.75 1 0 1.00 0 0 0.00 7.00 20.00 2.00 101.867 1063 132 79 79 14
15 191 - EMİRHAN ÇİFTÇİ 11 / B 1 11 -1.75 4 6 2.50 3 12 0.00 3 8 1.00 11.00 37.00 1.75 100.770 1065 133 80 80 15
16 188 - EMİR KARA 11 / B 6 24 0.00 4 12 1.00 5 20 0.00 4 16 0.00 19.00 72.00 1.00 98.230 1072 134 81 81 16
17 6 - FEDERİCO BASCH 11 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 2 8 0.00 0 0 0.00 2.00 8.00 0.00 95.200 1078 135 82 82 17
18 268 - ZEHRA ŞAHİN 11 / B 3 10 0.50 2 6 0.50 0 0 0.00 0 6 -1.50 5.00 22.00 -0.50 93.050 1089 138 84 84 18
19 255 - EMİR AN YÜKSEL 11 / B 4 18 -0.50 3 12 0.00 2 10 -0.50 2 8 0.00 11.00 48.00 -1.00 91.770 1091 140 86 86 19
20 0 - ÖZKAN 11 / B 2 7 0.25 1 4 0.00 2 14 -1.50 0 0 0.00 5.00 25.00 -1.25 90.405 1093 141 87 87 20
21 15 - KEMAL EFE KOÇER 11 / B 5 18 0.50 4 12 1.00 2 13 -1.25 2 17 -2.25 13.00 60.00 -2.00 87.297 1098 142 88 88 21
22 11 - İSMET CAN YI*IRIM 11 / B 6 34 -2.50 4 16 0.00 8 32 0.00 2 17 -2.25 20.00 99.00 -4.75 79.498 1107 143 89 89 22


