
12A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KÜTAHYA SİMAV Simav İbn i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi TYT 4. KURUMSAL DENEME 88 88 88 329

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,24 11,24 19,43 2,38 1,95 1,90 2,61 1,51 2,23 1,25 2,35 0,66 3,22 0,99 2,98 0,00 0,00 0,00 16,99 3,83 16,04 2,69 1,91 2,22 4,16 0,86 3,95 1,82 1,73 1,39 57,36 26,37 50,80 264,220

Okul Ortalaması 9,84 13,93 6,36 1,19 1,94 0,71 1,48 1,76 1,04 0,56 1,65 0,15 2,25 1,13 1,97 0,00 0,01 0,00 2,18 3,98 1,18 0,92 1,78 0,47 1,07 1,37 0,72 0,37 1,10 0,10 19,86 28,65 12,70 141,770

SINIF: 12A

KATILIMLAR

1 95 SILAÇETİN 12A 25 10 22,50 2 3 1,25 4 1 3,75 2 1 1,75 4 0 4,00 1 3 0,25 3 0 3,00 2 4 1,00 43 22 37,50 218,060 211

2 132 MUSTAFA BZTLI 12A 16 8 14,00 0 2 -0,50 3 1 2,75 2 1 1,75 7 3 6,25 4 2 3,50 3 1 2,75 35 18 30,50 198,955 230

3 238 FATIMA ALBAYRAK 12A 20 9 17,75 3 2 2,50 4 1 3,75 1 4 0,00 3 2 2,50 2 1 1,75 2 2 1,50 1 1 0,75 36 22 30,50 197,368 231

4 215 ALEYNAKARATAŞ 12A 19 8 17,00 4 1 3,75 4 0 4,00 1 2 0,50 4 0 4,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 33 12 30,00 195,240 232

5 240 ERKAN EVREN 12A 16 13 12,75 3 1 2,75 2 3 1,25 0 2 -0,50 3 0 3,00 7 2 6,50 31 21 25,75 185,660 239

6 231 HASAN ASMALIKAYA 12A 20 13 16,75 4 1 3,75 1 2 0,50 1 3 0,25 4 1 3,75 1 3 0,25 2 0 2,00 0 1 -0,25 33 24 27,00 185,273 240

7 229 NURCAN AKIN 12A 22 7 20,25 1 1 0,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 3 1 2,75 1 0 1,00 29 11 26,25 182,970 241

8 222 NİSA NUR 12A 19 12 16,00 1 2 0,50 2 1 1,75 1 3 0,25 2 2 1,50 1 0 1,00 3 3 2,25 1 2 0,50 0 2 -0,50 30 27 23,25 173,763 245

9 127 GAMZE KOÇ 12A 15 13 11,75 2 2 1,50 1 1 0,75 3 1 2,75 3 1 2,75 1 0 1,00 2 1 1,75 0 1 -0,25 27 20 22,00 170,873 248

10 114 G AYŞEGÜL KARA 12A 14 10 11,50 1 1 0,75 3 0 3,00 1 3 0,25 3 2 2,50 1 0 1,00 1 0 1,00 24 16 20,00 163,905 252

11 123 ŞERİFE DANIŞ 12A 13 17 8,75 3 1 2,75 2 1 1,75 1 4 0,00 4 1 3,75 1 3 0,25 1 0 1,00 1 0 1,00 26 27 19,25 160,935 256

12 218 GÜL 12A 20 13 16,75 2 2 1,50 1 2 0,50 23 17 18,75 159,350 257

13 234 NURAN GÖKDAĞ 12A 13 13 9,75 1 2 0,50 3 1 2,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 3 2 2,50 0 2 -0,50 3 1 2,75 24 23 18,25 158,865 258

14 206 SEDEF SARIBUDAK 12A 14 13 10,75 1 2 0,50 2 3 1,25 3 6 1,50 20 24 14,00 145,243 273

15 145 OSMAN KULA 12A 10 15 6,25 1 3 0,25 2 3 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 19 25 12,75 140,615 277

16 224 EMİNE ERTAN 12A 12 10 9,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 2 2 1,50 15 13 11,75 137,243 280

17 228 RABİA KARDEMİR 12A 4 11 1,25 3 1 2,75 2 0 2,00 1 2 0,50 2 0 2,00 2 0 2,00 1 1 0,75 15 15 11,25 136,960 282

18 97 AYŞE ÖZSOY 12A 9 15 5,25 0 2 -0,50 2 0 2,00 3 1 2,75 1 0 1,00 1 1 0,75 16 19 11,25 136,200 284

19 216 İLKBAL Y 12A 4 5 2,75 3 1 2,75 2 2 1,50 0 2 -0,50 4 0 4,00 13 10 10,50 133,568 288

20 230 HAVVA YILDIRIM 12A 10 21 4,75 2 2 1,50 2 3 1,25 0 3 -0,75 3 0 3,00 1 4 0,00 18 33 9,75 131,060 290

21 133 RABİA KARAGÖZ 12A 10 13 6,75 0 1 -0,25 10 14 6,50 120,528 303

22 120 S ELAMDENİZLİ 12A 8 8 6,00 8 8 6,00 118,960 306

23 243 EMİNE BELEK 12A 5 14 1,50 1 1 0,75 4 3 3,25 0 1 -0,25 10 19 5,25 118,668 307

24 227 DİLARA CAN 12A 8 12 5,00 8 12 5,00 115,800 311

25 121 MİNE ZEYBEL 12A 6 18 1,50 2 3 1,25 2 1 1,75 10 22 4,50 115,350 312

26 219 AYŞE ÜNAL 12A 5 17 0,75 2 2 1,50 2 1 1,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 10 25 3,75 112,000 314

27 287 ÜMMÜHAN YORULMAZ 12A 11 29 3,75 11 29 3,75 111,850 315

28 239 NEŞE DEMİR 12A 3 16 -1,00 1 2 0,50 2 0 2,00 6 18 1,50 105,985 319



12B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KÜTAHYA SİMAV Simav İbn i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi TYT 4. KURUMSAL DENEME 88 88 88 329

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,24 11,24 19,43 2,38 1,95 1,90 2,61 1,51 2,23 1,25 2,35 0,66 3,22 0,99 2,98 0,00 0,00 0,00 16,99 3,83 16,04 2,69 1,91 2,22 4,16 0,86 3,95 1,82 1,73 1,39 57,36 26,37 50,80 264,220

Okul Ortalaması 9,84 13,93 6,36 1,19 1,94 0,71 1,48 1,76 1,04 0,56 1,65 0,15 2,25 1,13 1,97 0,00 0,01 0,00 2,18 3,98 1,18 0,92 1,78 0,47 1,07 1,37 0,72 0,37 1,10 0,10 19,86 28,65 12,70 141,770

SINIF: 12B

KATILIMLAR

1 92 NAZAR KOÇER 12B 14 18 9,50 2 2 1,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 4 0 4,00 21 22 15,50 149,280 266

2 154 DUYGU AMBARCI 12B 7 11 4,25 1 3 0,25 2 2 1,50 3 2 2,50 2 0 2,00 2 1 1,75 3 0 3,00 20 19 15,25 148,530 268

3 237 MELDA TAHAN 12B 10 18 5,50 1 1 0,75 1 1 0,75 3 0 3,00 0 6 -1,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 2 0 2,00 17 29 9,75 129,833 292

4 211 BURAK KOCAERKEK 12B 12 19 7,25 1 1 0,75 13 20 8,00 125,738 296

5 190 RECEB EVRAN 12B 10 16 6,00 3 2 2,50 1 4 0,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 14 25 7,75 124,298 299

6 242 HACER ALLITEKİN 12B 6 19 1,25 2 2 1,50 1 1 0,75 1 1 0,75 1 1 0,75 2 0 2,00 13 24 7,00 122,058 301

7 223 OKTAY SARIKAYA 12B 5 20 0,00 3 2 2,50 1 4 0,00 1 2 0,50 1 0 1,00 2 1 1,75 13 29 5,75 119,438 305

8 166 DUYGU AYGÜN 12B 7 15 3,25 1 3 0,25 1 4 0,00 2 2 1,50 11 24 5,00 116,728 310
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