
11A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KÜTAHYA SİMAV Simav İbn i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi TYT 4. KURUMSAL DENEME 88 88 88 329

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,24 11,24 19,43 2,38 1,95 1,90 2,61 1,51 2,23 1,25 2,35 0,66 3,22 0,99 2,98 0,00 0,00 0,00 16,99 3,83 16,04 2,69 1,91 2,22 4,16 0,86 3,95 1,82 1,73 1,39 57,36 26,37 50,80 264,220

Okul Ortalaması 9,84 13,93 6,36 1,19 1,94 0,71 1,48 1,76 1,04 0,56 1,65 0,15 2,25 1,13 1,97 0,00 0,01 0,00 2,18 3,98 1,18 0,92 1,78 0,47 1,07 1,37 0,72 0,37 1,10 0,10 19,86 28,65 12,70 141,770

SINIF: 11A

KATILIMLAR

1 46 FATIMADOĞAN 11A 17 18 12,50 2 2 1,50 2 2 1,50 0 2 -0,50 3 0 3,00 2 0 2,00 2 1 1,75 2 1 1,75 30 26 23,50 173,270 246

2 5 HAVA ELÇİN 11A 20 16 16,00 2 3 1,25 1 4 0,00 1 3 0,25 3 1 2,75 4 23 -1,75 3 3 2,25 2 1 1,75 0 3 -0,75 36 57 21,75 167,128 250

3 20 ALİME Ö *AN 11A 16 10 13,50 1 2 0,50 1 1 0,75 2 1 1,75 5 0 5,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 25 17 20,75 165,723 251

4 14 NAZMİYE 11A 14 8 12,00 3 2 2,50 2 2 1,50 1 2 0,50 2 1 1,75 1 0 1,00 0 2 -0,50 1 1 0,75 24 18 19,50 162,485 253

5 2 NURİYE YALÇIN 11A 18 13 14,75 3 2 2,50 1 2 0,50 0 4 -1,00 3 1 2,75 25 22 19,50 161,858 254

6 251 HAMİDE KIRATLI 11A 16 15 12,25 2 2 1,50 2 2 1,50 3 1 2,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 25 23 19,25 161,250 255

7 22 YASEMİN AKBULUT 11A 15 15 11,25 2 2 1,50 1 2 0,50 1 3 0,25 5 0 5,00 0 1 -0,25 1 3 0,25 25 26 18,50 158,823 259

8 34 ÜMMÜGÜLSÜM VARLI 11A 15 15 11,25 2 2 1,50 4 2 3,50 21 19 16,25 153,560 261

9 0 FADİME UZUN 11A 11 6 9,50 0 2 -0,50 4 0 4,00 2 0 2,00 1 0 1,00 18 8 16,00 151,725 262

10 260 ŞERİFE KARAKAŞ 11A 14 8 12,00 3 2 2,50 2 1 1,75 0 1 -0,25 1 2 0,50 0 2 -0,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 21 19 16,25 151,213 263

11 33 ELİF CİNTOSUN 11A 15 16 11,00 4 0 4,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 20 18 15,50 149,695 265

12 44 HAVVA SARIALTIN 11A 13 9 10,75 1 3 0,25 1 3 0,25 1 2 0,50 3 0 3,00 1 1 0,75 1 2 0,50 0 2 -0,50 21 22 15,50 149,008 267

13 0 EDA BATMAZ 11A 10 11 7,25 1 2 0,50 2 2 1,50 1 2 0,50 3 0 3,00 2 6 0,50 3 0 3,00 0 1 -0,25 0 3 -0,75 22 27 15,25 148,310 269

14 21 RABİA SARIALT N 11A 8 11 5,25 2 1 1,75 2 1 1,75 2 2 1,50 3 1 2,75 1 0 1,00 1 1 0,75 1 2 0,50 0 3 -0,75 20 22 14,50 146,703 270

15 249 AYLİN ÇİMEN 11A 9 15 5,25 2 3 1,25 1 1 0,75 0 4 -1,00 3 1 2,75 4 1 3,75 1 4 0,00 0 1 -0,25 2 2 1,50 22 32 14,00 146,428 271

16 250 SEVGİ BALAKI 11A 9 12 6,00 1 3 0,25 1 2 0,50 1 1 0,75 4 0 4,00 2 2 1,50 1 1 0,75 1 0 1,00 20 21 14,75 146,138 272

17 6 NURGÜL YEŞİLOK 11A 8 13 4,75 2 2 1,50 1 3 0,25 1 4 0,00 4 1 3,75 2 3 1,25 3 1 2,75 21 27 14,25 144,385 275

18 117 SUDE KARATAŞ 11A 11 8 9,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 3 1 2,75 1 0 1,00 16 12 13,00 141,000 276

19 23 CEMİLE KARACA 11A 7 8 5,00 1 4 0,00 3 0 3,00 0 4 -1,00 3 2 2,50 3 2 2,50 17 20 12,00 139,670 278

20 139 ELİFBAYRAM 11A 13 18 8,50 2 2 1,50 2 1 1,75 17 21 11,75 138,273 279

21 0 NAGİHAN İPEK 11A 10 25 3,75 0 5 -1,25 1 3 0,25 2 0 2,00 3 1 2,75 5 6 3,50 21 40 11,00 137,083 281

22 47 HALİME KUBLAY 11A 14 18 9,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 2 0,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 2 1 1,75 18 26 11,50 136,300 283

23 113 HATİCE NUMANOĞLU 11A 7 10 4,50 1 2 0,50 2 1 1,75 0 2 -0,50 3 0 3,00 2 1 1,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 16 19 11,25 135,328 285

24 8 GÜLLÜ ERGÜL 11A 4 11 1,25 2 3 1,25 1 0 1,00 3 1 2,75 4 1 3,75 14 16 10,00 134,138 287

25 18 DİLARA KARABULUT 11A 6 7 4,25 0 2 -0,50 3 2 2,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 4 6 2,50 1 2 0,50 1 4 0,00 0 2 -0,50 16 27 9,25 130,880 291

26 262 CEREN YENİLMEZ 11A 12 10 9,50 1 2 0,50 0 2 -0,50 0 4 -1,00 2 2 1,50 0 5 -1,25 1 3 0,25 1 0 1,00 0 3 -0,75 17 31 9,25 128,378 294

27 264 MERVEGÜL DEMİROK 11A 8 13 4,75 0 4 -1,00 2 1 1,75 1 2 0,50 2 2 1,50 0 3 -0,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 14 28 7,00 121,743 302

28 3 HATİCE ÖZDEMİR 11A 3 23 -2,75 2 3 1,25 1 1 0,75 2 2 1,50 5 8 3,00 13 37 3,75 113,855 313



11A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KÜTAHYA SİMAV Simav İbn i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi TYT 4. KURUMSAL DENEME 88 88 88 329

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,24 11,24 19,43 2,38 1,95 1,90 2,61 1,51 2,23 1,25 2,35 0,66 3,22 0,99 2,98 0,00 0,00 0,00 16,99 3,83 16,04 2,69 1,91 2,22 4,16 0,86 3,95 1,82 1,73 1,39 57,36 26,37 50,80 264,220

Okul Ortalaması 9,84 13,93 6,36 1,19 1,94 0,71 1,48 1,76 1,04 0,56 1,65 0,15 2,25 1,13 1,97 0,00 0,01 0,00 2,18 3,98 1,18 0,92 1,78 0,47 1,07 1,37 0,72 0,37 1,10 0,10 19,86 28,65 12,70 141,770

SINIF: 11A

KATILIMLAR

29 24 BAHADIRLYILDIZ 11A 9 31 1,25 0 5 -1,25 0 5 -1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 4 0 4,00 1 3 0,25 1 2 0,50 17 54 3,50 109,843 317

30 130 İSMAİL OCAK 11A 3 10 0,50 0 4 -1,00 3 1 2,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 0 1,00 0 6 -1,50 8 22 2,50 108,980 318
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11B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KÜTAHYA SİMAV Simav İbn i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi TYT 4. KURUMSAL DENEME 88 88 88 329

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,24 11,24 19,43 2,38 1,95 1,90 2,61 1,51 2,23 1,25 2,35 0,66 3,22 0,99 2,98 0,00 0,00 0,00 16,99 3,83 16,04 2,69 1,91 2,22 4,16 0,86 3,95 1,82 1,73 1,39 57,36 26,37 50,80 264,220

Okul Ortalaması 9,84 13,93 6,36 1,19 1,94 0,71 1,48 1,76 1,04 0,56 1,65 0,15 2,25 1,13 1,97 0,00 0,01 0,00 2,18 3,98 1,18 0,92 1,78 0,47 1,07 1,37 0,72 0,37 1,10 0,10 19,86 28,65 12,70 141,770

SINIF: 11B

KATILIMLAR

1 29 ATAKAN YKSL 11B 6 17 1,75 0 1 -0,25 4 0 4,00 2 0 2,00 8 3 7,25 0 1 -0,25 20 22 14,50 150,588 264

2 4 HİLAL ÖZKAN 11B 8 15 4,25 0 4 -1,00 2 3 1,25 0 2 -0,50 5 0 5,00 2 6 0,50 2 2 1,50 2 3 1,25 2 0 2,00 23 35 14,25 144,480 274

3 253 ATAK HELİKOPTERİ 11B 0 2 -0,50 1 4 0,00 3 2 2,50 2 2 1,50 2 0 2,00 1 1 0,75 2 0 2,00 2 3 1,25 1 2 0,50 14 16 10,00 131,495 289

4 16 BEYZA ORHA 11B 6 14 2,50 1 2 0,50 4 0 4,00 0 2 -0,50 1 2 0,50 1 3 0,25 2 0 2,00 15 23 9,25 129,148 293

5 25 *GÜR SEVİMLİ 11B 6 4 5,00 3 2 2,50 0 4 -1,00 2 1 1,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 0 2 -0,50 12 15 8,25 126,933 295

6 142 AYŞE MEMİŞ 11B 7 16 3,00 1 4 0,00 1 3 0,25 0 4 -1,00 3 2 2,50 2 3 1,25 1 3 0,25 3 1 2,75 0 5 -1,25 18 41 7,75 124,938 297

7 15 KEMAL EFE KOÇER 11B 7 18 2,50 0 2 -0,50 1 2 0,50 1 4 0,00 1 4 0,00 5 9 2,75 3 3 2,25 2 3 1,25 0 5 -1,25 20 50 7,50 124,860 298

8 45 ESİN ACAR 11B 8 9 5,75 0 1 -0,25 1 3 0,25 2 2 1,50 0 1 -0,25 11 16 7,00 122,183 300

9 38 RUMEYSATUĞRUL 11B 3 5 1,75 1 3 0,25 1 2 0,50 3 2 2,50 1 0 1,00 9 12 6,00 120,293 304

10 271 EKREM KANDEMİR 11B 6 12 3,00 1 4 0,00 3 2 2,50 0 5 -1,25 2 3 1,25 0 7 -1,75 1 3 0,25 2 3 1,25 1 0 1,00 16 39 6,25 118,233 308

11 191 EMİRHAN ÇİFTÇİ 11B 3 11 0,25 0 1 -0,25 2 1 1,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 4 9 1,75 1 2 0,50 1 2 0,50 1 1 0,75 13 30 5,50 118,133 309

12 263 İ KEMAL ARCILTEKİN 11B 7 19 2,25 0 4 -1,00 2 2 1,50 0 5 -1,25 2 1 1,75 2 1 1,75 0 6 -1,50 0 1 -0,25 13 39 3,25 111,790 316

13 188 EMİR GARA 11B 9 31 1,25 0 5 -1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 2 3 1,25 4 23 -1,75 0 6 -1,50 1 6 -0,50 1 3 0,25 20 84 -1,00 96,238 320

14 99 MAURO ICARDI 11B 3 11 0,25 4 1 3,75 1 4 0,00 1 4 0,00 5 0 5,00 1 8 -1,00 2 1 1,75 0 3 -0,75 17 32 9,00

15 192 ONUR BLK 11B 1 6 -0,50 1 0 1,00 1 0 1,00 3 0 3,00 6 6 4,50

16 258 ÖZNUR TÜRKKOL 11B 1 6 -0,50 0 2 -0,50 5 0 5,00 0 2 -0,50 6 10 3,50

17 270 ARDA İZCİ 11B 5 21 -0,25 2 3 1,25 0 3 -0,75 2 1 1,75 2 7 0,25 0 5 -1,25 0 2 -0,50 2 2 1,50 13 44 2,00

18 257 HATİCE AYGÜN 11B 5 20 0,00 0 4 -1,00 2 1 1,75 7 25 0,75

19 268 ZEHRA ŞAHİN 11B 3 14 -0,50 2 3 1,25 0 4 -1,00 0 2 -0,50 0 3 -0,75 1 5 -0,25 1 4 0,00 7 35 -1,75

20 27 MERT AYDINLI 11B 4 16 0,00 1 4 0,00 1 3 0,25 1 2 0,50 0 5 -1,25 1 11 -1,75 0 1 -0,25 8 42 -2,50

21 255 EMİRHAN YÜKSEL 11B 4 24 -2,00 0 4 -1,00 1 2 0,50 1 2 0,50 0 3 -0,75 0 1 -0,25 0 6 -1,50 1 6 -0,50 1 4 0,00 8 52 -5,00

22 11 İSMET CAN YILDIRIM 11B 7 33 -1,25 2 3 1,25 0 5 -1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 4 36 -5,00 0 7 -1,75 1 6 -0,50 1 5 -0,25 17 103 -8,75


