
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KÜTAHYA SİMAV Simav İbn i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 102803 10. Sınıf 3. Deneme 54 54 54 84

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Matematik Fen

Türk Dili ve Edebiyatı Tarih Coğrafya Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 6,21 11,88 3,24 1,82 3,71 0,90 2,38 3,82 1,42 0,89 1,51 0,51 1,73 1,38 1,39 4,59 6,57 2,95 0,89 2,99 0,15 1,22 2,34 0,63 1,39 2,47 0,77 21,12 36,67 11,96 135,890

Okul Ortalaması 4,92 10,52 2,29 1,48 3,81 0,53 2,06 3,17 1,26 0,59 1,19 0,30 1,85 1,07 1,58 1,82 4,61 0,66 0,47 2,22 -0,09 0,63 1,82 0,18 0,82 2,63 0,16 14,64 31,04 6,87 120,740

KATILIMLAR

1 434 SAİMENES PEKEDİS 10A 6 9 3,75 4 6 2,50 6 3 5,25 2 2 1,50 4 0 4,00 5 3 4,25 1 7 -0,75 2 4 1,00 5 2 4,50 35 36 26,00 177,693 11

2 484 VESİLE N OTAY 10B 10 12 7,00 6 6 4,50 6 3 5,25 2 2 1,50 3 1 2,75 1 4 0,00 2 4 1,00 3 2 2,50 0 5 -1,25 33 39 23,25 166,773 12

3 405 BAİSE TÜRKKOL 10B 13 14 9,50 4 6 2,50 3 2 2,50 2 1 1,75 3 1 2,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 2 6 0,50 28 32 20,00 162,959 13

4 478 HALİM ÖNOL 10B 9 8 7,00 6 6 4,50 6 2 5,50 3 0 3,00 2 5 0,75 1 1 0,75 27 22 21,50 162,680 14

5 419 NURULLAH KAYTAZ 10A 10 12 7,00 0 1 -0,25 2 5 0,75 2 2 1,50 4 0 4,00 4 3 3,25 0 2 -0,50 2 1 1,75 24 26 17,50 160,453 15

6 420 ÇAĞRI DOĞAN 10A 10 14 6,50 0 4 -1,00 2 3 1,25 1 2 0,50 0 3 -0,75 7 4 6,00 1 4 0,00 0 2 -0,50 3 1 2,75 24 37 14,75 159,082 17

7 254 ORHAN... KAYMAN.. 10B 8 8 6,00 6 6 4,50 6 2 5,50 3 0 3,00 1 13 -2,25 2 4 1,00 1 3 0,25 4 6 2,50 31 42 20,50 153,064 18

8 413 ALEYNA ÖZTÜRK 10A 2 0 2,00 1 0 1,00 5 0 5,00 1 0 1,00 2 0 2,00 4 4 3,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 16 5 14,75 145,660 19

9 436 BENSU ÖNAL 10A 10 15 6,25 1 1 0,75 0 2 -0,50 2 2 1,50 1 0 1,00 0 3 -0,75 2 0 2,00 1 2 0,50 17 25 10,75 137,613 20

10 456 HAVVANUR ÇELİK 10A 5 10 2,50 1 8 -1,00 3 4 2,00 2 1 1,75 4 0 4,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 1 2 0,50 19 29 11,75 135,630 21

11 411 EDANUR ÖZSOY 10B 7 6 5,50 4 4 3,00 1 2 0,50 3 1 2,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 4 -1,00 16 19 11,25 135,259 22

12 428 MERVE BLBN 10B 6 4 5,00 0 1 -0,25 5 5 3,75 1 3 0,25 3 1 2,75 0 1 -0,25 15 15 11,25 135,069 23

13 423 ATİKE AĞAMAK 10A 6 17 1,75 4 4 3,00 1 4 0,00 1 2 0,50 2 2 1,50 3 2 2,50 0 4 -1,00 2 1 1,75 1 5 -0,25 20 41 9,75 132,020 24

14 487 ELİF YEŞİL 10A 3 5 1,75 3 1 2,75 3 3 2,25 2 1 1,75 3 1 2,75 1 1 0,75 15 12 12,00 131,708 25

15 482 OSMAN YALÇIN 10A 7 19 2,25 1 7 -0,75 4 5 2,75 0 4 -1,00 2 2 1,50 6 5 4,75 0 5 -1,25 0 8 -2,00 2 6 0,50 22 61 6,75 131,359 26

16 421 YAĞMUR BAYAM 10A 8 13 4,75 2 4 1,00 1 4 0,00 1 1 0,75 2 2 1,50 1 1 0,75 0 4 -1,00 1 2 0,50 1 3 0,25 17 34 8,50 129,714 27

17 447 CEREN  A DEMİROK 10B 2 8 0,00 2 4 1,00 6 3 5,25 1 1 0,75 1 2 0,50 3 2 2,50 0 1 -0,25 15 21 9,75 129,512 28

18 412 NİSA NUR AZMAN 10A 7 7 5,25 3 8 1,00 1 5 -0,25 2 2 1,50 1 2 0,50 0 3 -0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 14 29 6,75 125,867 29

19 455 CANSU ÇAĞLAR 10A 3 11 0,25 1 4 0,00 2 3 1,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 4 1 3,75 2 1 1,75 1 3 0,25 0 3 -0,75 14 28 7,00 125,737 30

20 435 EFSA AYYILDIZ 10B 2 4 1,00 1 0 1,00 1 0 1,00 4 0 4,00 1 0 1,00 9 4 8,00 123,287 31

21 417 AYŞE NUR ŞAHİN 10B 5 7 3,25 2 1 1,75 1 0 1,00 8 8 6,00 121,858 33

22 266 YASAR BASYİGİT 10B 5 10 2,50 1 9 -1,25 1 2 0,50 1 2 0,50 3 7 1,25 1 3 0,25 2 1 1,75 1 2 0,50 15 36 6,00 120,734 34

23 467 HALİME ŞAHİ N 10A 3 7 1,25 0 1 -0,25 2 1 1,75 1 0 1,00 3 1 2,75 1 1 0,75 10 11 7,25 119,386 35

24 424 CEMRE Çİ YILMAZ 10B 2 4 1,00 5 2 4,50 3 1 2,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 10 9 7,75 118,341 36

25 410 OKAN   A ŞAHİN 10A 5 11 2,25 2 4 1,00 4 2 3,50 4 18 -0,50 15 35 6,25 117,499 37

26 439 ZAHİDE SOYSAL 10A 5 9 2,75 3 6 1,50 1 4 0,00 2 1 1,75 2 2 1,50 1 6 -0,50 0 2 -0,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 14 33 5,75 117,322 38

27 407 SUDE KAR  AŞ 10A 4 14 0,50 2 2 1,50 2 2 1,50 0 2 -0,50 4 0 4,00 0 2 -0,50 12 22 6,50 116,691 39

28 429 ELİF İSET 10A 5 8 3,00 0 1 -0,25 0 4 -1,00 3 1 2,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 9 17 4,75 115,458 40

29 415 HASİBE OK 10A 6 14 2,50 1 2 0,50 2 5 0,75 0 3 -0,75 2 1 1,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 0 3 -0,75 0 2 -0,50 12 33 3,75 115,050 41

                                                1 / 3



OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KÜTAHYA SİMAV Simav İbn i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 102803 10. Sınıf 3. Deneme 54 54 54 84

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Matematik Fen

Türk Dili ve Edebiyatı Tarih Coğrafya Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 6,21 11,88 3,24 1,82 3,71 0,90 2,38 3,82 1,42 0,89 1,51 0,51 1,73 1,38 1,39 4,59 6,57 2,95 0,89 2,99 0,15 1,22 2,34 0,63 1,39 2,47 0,77 21,12 36,67 11,96 135,890

Okul Ortalaması 4,92 10,52 2,29 1,48 3,81 0,53 2,06 3,17 1,26 0,59 1,19 0,30 1,85 1,07 1,58 1,82 4,61 0,66 0,47 2,22 -0,09 0,63 1,82 0,18 0,82 2,63 0,16 14,64 31,04 6,87 120,740

KATILIMLAR

30 474 BURAK OKUMUŞ 10A 1 4 0,00 1 5 -0,25 1 5 -0,25 1 0 1,00 1 0 1,00 2 7 0,25 0 5 -1,25 3 5 1,75 4 1 3,75 14 32 6,00 114,236 42

31 480 ELANUR EFENK 10B 3 7 1,25 1 4 0,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 2 1 1,75 2 2 1,50 0 4 -1,00 11 23 5,25 113,615 43

32 450 AYLİN ÜÇKAN 10A 7 14 3,50 1 6 -0,50 0 2 -0,50 1 3 0,25 3 1 2,75 0 5 -1,25 0 1 -0,25 1 4 0,00 13 36 4,00 112,269 44

33 468 BÜŞRA VURAL 10A 7 14 3,50 1 6 -0,50 0 2 -0,50 1 3 0,25 3 1 2,75 0 5 -1,25 0 1 -0,25 1 4 0,00 13 36 4,00 112,269 44

34 425 HAVVANUR CANBUDAK 10B 5 9 2,75 0 2 -0,50 1 1 0,75 0 3 -0,75 6 15 2,25 111,561 46

35 446 TÜLAY CANDAN 10A 5 11 2,25 1 9 -1,25 0 5 -1,25 2 2 1,50 3 1 2,75 1 3 0,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 3 -0,75 12 37 2,75 111,033 48

36 416 SİBEL GÜN 10B 3 6 1,50 3 1 2,75 1 3 0,25 7 10 4,50 110,895 49

37 463 ÜL KÜKAR ADUMAN 10A 2 8 0,00 0 2 -0,50 3 1 2,75 0 2 -0,50 5 13 1,75 110,674 50

38 451 ZELİKE ATAŞ 10A 0 2 -0,50 3 4 2,00 4 3 3,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 0 2 -0,50 0 5 -1,25 8 18 3,50 109,858 51

39 261 KAAN D ND R 10B 6 12 3,00 1 4 0,00 0 5 -1,25 2 2 1,50 1 3 0,25 0 4 -1,00 0 5 -1,25 1 4 0,00 11 39 1,25 108,694 52

40 464 FULYA 10A 4 9 1,75 1 3 0,25 2 5 0,75 0 2 -0,50 3 1 2,75 1 6 -0,50 0 2 -0,50 0 2 -0,50 0 3 -0,75 11 33 2,75 108,605 53

41 459 SAHRA BAŞYİĞİT 10A 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 3 0,25 2 2 1,50 1 4 0,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 6 11 3,25 107,361 54

42 0 ŞEYMA KORKUSUZ 10B 6 17 1,75 1 4 0,00 7 21 1,75 106,932 55

43 448 BATU ASAN 10B 4 8 2,00 2 5 0,75 2 3 1,25 0 3 -0,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 8 25 1,75 106,332 56

44 408 MERYEM KUL 10A 4 14 0,50 2 2 1,50 2 4 1,00 0 2 -0,50 2 2 1,50 0 5 -1,25 1 1 0,75 1 1 0,75 0 3 -0,75 12 34 3,50 106,249 57

45 438 SUDE CANDAN 10A 3 4 2,00 0 3 -0,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 5 15 1,25 105,248 58

46 445 KEVSER KURANÇ 10A 3 11 0,25 0 1 -0,25 2 1 1,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 5 15 1,25 102,905 60

47 444 FADİME ÇAKIR 10A 4 18 -0,50 1 8 -1,00 3 5 1,75 0 2 -0,50 1 2 0,50 2 7 0,25 0 5 -1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 14 54 0,50 101,026 61

48 404 ZEYNEP ÖZTÜRK 10A 4 14 0,50 0 2 -0,50 0 2 -0,50 1 2 0,50 5 20 0,00 100,764 62

49 477 BETÜL ARSLAN 10B 3 12 0,00 0 6 -1,50 0 6 -1,50 0 1 -0,25 2 2 1,50 2 2 1,50 0 3 -0,75 1 1 0,75 8 33 -0,25 99,061 69

50 422 ZÜHRENAZ COŞKUN 10A 1 5 -0,25 1 5 -0,25 0 2 -0,50 1 1 0,75 0 2 -0,50 1 1 0,75 1 0 1,00 0 3 -0,75 5 19 0,25 98,859 70

51 453 MERYEM KUL 10B 3 12 0,00 0 5 -1,25 2 1 1,75 0 2 -0,50 0 2 -0,50 2 10 -0,50 0 4 -1,00 1 2 0,50 1 2 0,50 9 40 -1,00 96,420 71

52 4 ARİF ERKEN 10B 4 26 -2,50 2 8 0,00 1 9 -1,25 1 3 0,25 0 4 -1,00 6 23 0,25 0 9 -2,25 3 6 1,50 1 9 -1,25 18 97 -6,25 81,986 78

53 432 CAFER DOĞAN 10B 3 27 -3,75 3 7 1,25 2 8 0,00 3 1 2,75 5 25 -1,25 1 9 -1,25 1 9 -1,25 1 9 -1,25 19 95 -4,75 80,674 81

54 470 ESRA SAĞLAM 10B 2 12 -1,00 1 6 -0,50 1 3 0,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 9 -2,25 0 5 -1,25 0 3 -0,75 1 3 0,25 5 44 -6,00 79,099 82
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Genel Ortalama 6,21 11,88 3,24 1,82 3,71 0,90 2,38 3,82 1,42 0,89 1,51 0,51 1,73 1,38 1,39 4,59 6,57 2,95 0,89 2,99 0,15 1,22 2,34 0,63 1,39 2,47 0,77 21,12 36,67 11,96 135,890
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KATILIMLAR
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