
ÖĞRENCİ LİSTESİ - ŞUBE - TYT PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Kütahya SİMAV Simav Anadolu Sağlık Meslek Lisesi 22-23 Aday Yayınları TYT Deneme-2 90 90 90 90

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam TYT PUAN Genel İl İlçe Kurum Şube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 9.77 11.30 6.94 4.47 3.96 3.48 1.43 2.53 0.80 1.67 2.36 1.08 17.33 20.14 12.30 134.272
Şube Ortalaması 13.37 12.27 10.30 4.50 3.60 3.60 1.20 1.13 0.92 1.23 1.30 0.91 20.30 18.30 15.72 145.030

1 215 - ALEYNA KARATAŞ 12 / A 25 5 23.75 9 5 7.75 0 0 0.00 1 1 0.75 35.00 11.00 32.25 195.875 1 1 1 1 1
2 231 - HASAN ASMALIKAYA 12 / A 20 14 16.50 11 5 9.75 0 0 0.00 4 1 3.75 35.00 20.00 30.00 189.640 2 2 2 2 2
3 145 - OSMAN KULA 12 / A 18 17 13.75 14 3 13.25 2 1 1.75 1 0 1.00 35.00 21.00 29.75 188.523 4 4 4 4 3
4 240 - ERKAN EVREN 12 / A 15 14 11.50 9 5 7.75 5 7 3.25 3 3 2.25 32.00 29.00 24.75 174.735 7 7 7 7 4
5 132 - MUSTAFA BOZATLI 12 / A 17 5 15.75 0 1 -0.25 6 2 5.50 3 4 2.00 26.00 12.00 23.00 171.338 8 8 8 8 5
6 127 - GAMZE KOÇ 12 / A 17 8 15.00 3 3 2.25 3 1 2.75 3 1 2.75 26.00 13.00 22.75 168.945 9 9 9 9 6
7 229 - NURCAN AKIN 12 / A 20 9 17.75 5 3 4.25 0 0 0.00 2 3 1.25 27.00 15.00 23.25 168.175 10 10 10 10 7
8 238 - FATIMA ALBAYRAK 12 / A 13 11 10.25 13 7 11.25 2 3 1.25 0 1 -0.25 28.00 22.00 22.50 165.250 12 12 12 12 8
9 216 - İLKBAL YAVUZ 12 / A 17 4 16.00 2 4 1.00 2 0 2.00 0 0 0.00 21.00 8.00 19.00 155.910 19 19 19 19 9

10 123 - ŞERİFE DANIŞ 12 / A 18 9 15.75 4 8 2.00 1 3 0.25 2 4 1.00 25.00 24.00 19.00 155.135 21 21 21 21 10
11 144 - ORHAN AYDOĞMUŞ 12 / A 11 12 8.00 7 8 5.00 1 0 1.00 5 2 4.50 24.00 22.00 18.50 154.895 22 22 22 22 11
12 234 - NURAN GÖKDAĞ 12 / A 15 9 12.75 3 3 2.25 3 2 2.50 0 0 0.00 21.00 14.00 17.50 151.353 23 23 23 23 12
13 219 - AYŞE ÜNAL 12 / A 17 11 14.25 3 7 1.25 0 0 0.00 2 1 1.75 22.00 19.00 17.25 149.840 25 25 25 25 13
14 222 - NİSA UYANIK 12 / A 15 9 12.75 4 5 2.75 0 0 0.00 3 5 1.75 22.00 19.00 17.25 149.675 26 26 26 26 14
15 228 - RABİA KARDEMİR 12 / A 12 10 9.50 6 6 4.50 1 0 1.00 2 2 1.50 21.00 18.00 16.50 147.620 28 28 28 28 15
16 114 - G AYŞEGÜL KARA 12 / A 10 15 6.25 7 3 6.25 1 0 1.00 1 1 0.75 19.00 19.00 14.25 140.100 36 36 36 36 16
17 97 - AYŞE ÖZSOY 12 / A 10 12 7.00 7 6 5.50 0 1 -0.25 3 6 1.50 20.00 25.00 13.75 138.150 37 37 37 37 17
18 120 - SELMA DENİZLİ 12 / A 16 16 12.00 1 0 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 17.00 16.00 13.00 135.910 42 42 42 42 18
19 133 - RABİA Z 12 / A 11 5 9.75 2 2 1.50 1 1 0.75 0 0 0.00 14.00 8.00 12.00 133.150 46 46 46 46 19
20 175 - ŞÜKRAN YALÇINÖZ 12 / A 11 18 6.50 5 4 4.00 1 0 1.00 0 0 0.00 17.00 22.00 11.50 131.450 49 49 49 49 20
21 206 - SEDEF SARIBUÇAK 12 / A 9 14 5.50 5 1 4.75 1 1 0.75 0 0 0.00 15.00 16.00 11.00 129.653 51 51 51 51 21
22 227 - DİLARA CAN 12 / A 14 14 10.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 14.00 14.00 10.50 128.170 52 52 52 52 22
23 230 - HAVVA YLDRM 12 / A 10 13 6.75 4 6 2.50 1 0 1.00 0 0 0.00 15.00 19.00 10.25 127.690 55 55 55 55 23
24 243 - EMİNE BELEK 12 / A 11 23 5.25 1 2 0.50 4 11 1.25 1 0 1.00 17.00 36.00 8.00 121.340 61 61 61 61 24
25 218 - GÜL SEVEN 12 / A 12 17 7.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 12.00 17.00 7.75 119.535 64 64 64 64 25
26 121 - MİNE ZEYBEL 12 / A 9 18 4.50 3 0 3.00 0 0 0.00 0 1 -0.25 12.00 19.00 7.25 117.547 67 67 67 67 26
27 224 - EMİNE ERTAN 12 / A 8 13 4.75 2 4 1.00 0 0 0.00 1 0 1.00 11.00 17.00 6.75 116.635 68 68 68 68 27
28 233 - ŞULE KRTLMŞ 12 / A 6 14 2.50 5 7 3.25 1 1 0.75 0 3 -0.75 12.00 25.00 5.75 113.070 70 70 70 70 28
29 287 - ÜMMÜHAN YORULMAZ 12 / A 6 7 4.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6.00 7.00 4.25 108.545 74 74 74 74 29
30 239 - NEŞE DEMİR 12 / A 8 22 2.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8.00 22.00 2.50 103.050 76 76 76 76 30



ÖĞRENCİ LİSTESİ - ŞUBE - TYT PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Kütahya SİMAV Simav Anadolu Sağlık Meslek Lisesi 22-23 Aday Yayınları TYT Deneme-2 90 90 90 90

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam TYT PUAN Genel İl İlçe Kurum Şube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 9.77 11.30 6.94 4.47 3.96 3.48 1.43 2.53 0.80 1.67 2.36 1.08 17.33 20.14 12.30 134.272
Şube Ortalaması 8.67 9.50 6.29 3.92 3.42 3.06 2.42 4.42 1.31 0.50 1.33 0.17 15.50 18.67 10.83 129.699

1 107 - MEHMET ERASLAN 12 / B 19 11 16.25 5 0 5.00 8 2 7.50 0 0 0.00 32.00 13.00 28.75 189.275 3 3 3 3 1
2 166 - DUYGU AYGÜN 12 / B 11 6 9.50 5 3 4.25 4 2 3.50 0 0 0.00 20.00 11.00 17.25 150.928 24 24 24 24 2
3 223 - UMUT OKTAY SARI AYA 12 / B 7 6 5.50 8 5 6.75 4 1 3.75 1 5 -0.25 20.00 17.00 15.75 146.000 29 29 29 29 3
4 135 - ESMA SUBAŞI 12 / B 18 14 14.50 0 0 0.00 1 0 1.00 0 0 0.00 19.00 14.00 15.50 144.450 32 32 32 32 4
5 92 - NAZAR KOÇER 12 / B 16 18 11.50 3 3 2.25 0 0 0.00 0 0 0.00 19.00 21.00 13.75 138.127 38 38 38 38 5
6 236 - MEHMETALİ KAMAN 12 / B 3 7 1.25 8 4 7.00 2 2 1.50 0 0 0.00 13.00 13.00 9.75 125.915 57 57 57 57 6
7 154 - DUYGU AMBARCI 12 / B 8 10 5.50 2 3 1.25 1 5 -0.25 4 5 2.75 15.00 23.00 9.25 124.925 58 58 58 58 7
8 115 - UMUT KAÇMAZ 12 / B 7 8 5.00 3 2 2.50 1 1 0.75 0 1 -0.25 11.00 12.00 8.00 120.393 62 62 62 62 8
9 190 - RECEB EVRAN 12 / B 6 13 2.75 5 1 4.75 0 0 0.00 0 0 0.00 11.00 14.00 7.50 118.228 66 66 66 66 9

10 104 - NURULLAH ÇEVİK 12 / B 2 3 1.25 5 15 1.25 1 1 0.75 0 0 0.00 8.00 19.00 3.25 105.703 75 75 75 75 10
11 242 - HACER ALLITEKİN 12 / B 7 18 2.50 3 5 1.75 0 6 -1.50 1 5 -0.25 11.00 34.00 2.50 101.900 77 77 77 77 11
12 213 - GÜLAY ŞENER 12 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 7 33 -1.25 0 0 0.00 7.00 33.00 -1.25 90.550 88 88 88 88 12


