
ÖĞRENCİ LİSTESİ - ŞUBE - TYT PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Kütahya SİMAV Simav Anadolu Sağlık Meslek Lisesi 22-23 Aday Yayınları TYT Deneme-2 90 90 90 90

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam TYT PUAN Genel İl İlçe Kurum Şube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 9.77 11.30 6.94 4.47 3.96 3.48 1.43 2.53 0.80 1.67 2.36 1.08 17.33 20.14 12.30 134.272
Şube Ortalaması 10.30 11.30 7.47 4.96 3.85 4.00 0.67 1.63 0.26 2.67 2.78 1.97 18.59 19.56 13.70 138.630

1 6 - NURGÜL YEŞİLOK 11 / A 16 11 13.25 11 7 9.25 0 0 0.00 6 7 4.25 33.00 25.00 26.75 179.665 6 6 6 6 1
2 139 - ELİF BAYRAM 11 / A 18 5 16.75 2 1 1.75 0 0 0.00 4 2 3.50 24.00 8.00 22.00 165.313 11 11 11 11 2
3 46 - FATIMA DOĞAN 11 / A 15 23 9.25 9 7 7.25 0 0 0.00 6 3 5.25 30.00 33.00 21.75 164.535 13 13 13 13 3
4 33 - ELİF CİNTOSUN 11 / A 16 6 14.50 4 1 3.75 0 0 0.00 4 2 3.50 24.00 9.00 21.75 164.308 14 14 14 14 4
5 22 - YASEMİN AKBULUT 11 / A 12 9 9.75 9 2 8.50 1 1 0.75 3 2 2.50 25.00 14.00 21.50 163.085 15 15 15 15 5
6 23 - CEMİLE KARACA 11 / A 17 7 15.25 4 2 3.50 2 4 1.00 0 0 0.00 23.00 13.00 19.75 157.410 16 16 16 16 6
7 249 - AYLİN ÇİMEN 11 / A 12 10 9.50 3 10 0.50 4 6 2.50 7 4 6.00 26.00 30.00 18.50 156.785 17 17 17 17 7
8 5 - HAVA ELÇİN 11 / A 19 12 16.00 4 7 2.25 2 12 -1.00 3 3 2.25 28.00 34.00 19.50 156.390 18 18 18 18 8
9 34 - ÜMMÜGÜLSÜM VARLI 11 / A 14 9 11.75 4 1 3.75 0 0 0.00 4 2 3.50 22.00 12.00 19.00 155.673 20 20 20 20 9

10 2 - NURİYE YALÇIN 11 / A 13 10 10.50 8 6 6.50 0 0 0.00 0 0 0.00 21.00 16.00 17.00 147.865 27 27 27 27 10
11 44 - HAVVA SARIALTIN 11 / A 6 5 4.75 9 2 8.50 0 0 0.00 4 5 2.75 19.00 12.00 16.00 145.468 30 30 30 30 11
12 3 - HATİCE ÖZDEMİR 11 / A 14 11 11.25 3 3 2.25 2 0 2.00 0 0 0.00 19.00 14.00 15.50 144.782 31 31 31 31 12
13 125 - EDA BATMAZ 11 / A 7 8 5.00 6 4 5.00 0 1 -0.25 5 1 4.75 18.00 14.00 14.50 141.697 33 33 33 33 13
14 262 - CEREN YENİLMEZ 11 / A 11 13 7.75 8 5 6.75 0 3 -0.75 3 7 1.25 22.00 28.00 15.00 141.560 34 34 34 34 14
15 41 - NAGİHAN İPEK 11 / A 14 10 11.50 2 3 1.25 2 2 1.50 0 0 0.00 18.00 15.00 14.25 140.678 35 35 35 35 15
16 264 - MERVEGÜL DEMİROK 11 / A 7 14 3.50 7 5 5.75 1 1 0.75 4 3 3.25 19.00 23.00 13.25 137.745 40 40 40 40 16
17 113 - HATİCE NUMANOĞLU 11 / A 6 14 2.50 8 3 7.25 0 0 0.00 4 3 3.25 18.00 20.00 13.00 136.360 41 41 41 41 17
18 21 - RABİA SARIALT IN 11 / A 5 9 2.75 8 6 6.50 0 0 0.00 5 6 3.50 18.00 21.00 12.75 135.745 43 43 43 43 18
19 260 - ŞERİFE KARAKAŞ 11 / A 11 10 8.50 6 6 4.50 0 2 -0.50 1 4 0.00 18.00 22.00 12.50 133.665 45 45 45 45 19
20 117 - SUDE KARATAŞ 11 / A 10 10 7.50 4 0 4.00 0 0 0.00 1 2 0.50 15.00 12.00 12.00 132.615 47 47 47 47 20
21 14 - NAZMİYE AYBAR 11 / A 6 17 1.75 7 5 5.75 1 1 0.75 3 4 2.00 17.00 27.00 10.25 127.888 53 53 53 53 21
22 8 - GÜLLÜ ERGÜL 11 / A 7 9 4.75 2 2 1.50 0 0 0.00 2 2 1.50 11.00 13.00 7.75 119.895 63 63 63 63 22
23 256 - FADİME UZUN 11 / A 5 10 2.50 1 0 1.00 2 0 2.00 0 0 0.00 8.00 10.00 5.50 113.520 69 69 69 69 23
24 250 - SEVGİ BALAKI 11 / A 5 14 1.50 4 2 3.50 0 3 -0.75 3 6 1.50 12.00 25.00 5.75 112.960 71 71 71 71 24
25 18 - DİLARA KARABULUT 11 / A 6 11 3.25 0 1 -0.25 1 8 -1.00 0 0 0.00 7.00 20.00 2.00 100.928 83 83 83 83 25
26 20 - ALİ * ÖZKAN 11 / A 2 12 -1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2.00 12.00 -1.00 92.060 87 87 87 87 26
27 251 - HAMİDE KIRATLI 11 / A 4 26 -2.50 1 13 -2.25 0 0 0.00 0 7 -1.75 5.00 46.00 -6.50 74.425 90 90 90 90 27



ÖĞRENCİ LİSTESİ - ŞUBE - TYT PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Kütahya SİMAV Simav Anadolu Sağlık Meslek Lisesi 22-23 Aday Yayınları TYT Deneme-2 90 90 90 90

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam TYT PUAN Genel İl İlçe Kurum Şube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 9.77 11.30 6.94 4.47 3.96 3.48 1.43 2.53 0.80 1.67 2.36 1.08 17.33 20.14 12.30 134.272
Şube Ortalaması 4.57 10.95 1.83 4.10 4.90 2.87 2.19 4.62 1.04 1.67 3.90 0.69 12.52 24.38 6.43 115.913

1 253 - RAMAZAN KARACA 11 / B 7 7 5.25 15 3 14.25 3 0 3.00 5 3 4.25 30.00 13.00 26.75 180.855 5 5 5 5 1
2 263 - İ KEMAL ARCILTEKİN 11 / B 14 14 10.50 4 11 1.25 0 0 0.00 3 5 1.75 21.00 30.00 13.50 138.065 39 39 39 39 2
3 29 - ATAKAN YÜKSEL 11 / B 2 0 2.00 4 2 3.50 6 3 5.25 1 0 1.00 13.00 5.00 11.75 135.105 44 44 44 44 3
4 142 - AYŞE MEMİŞ 11 / B 7 11 4.25 10 4 9.00 2 4 1.00 0 8 -2.00 19.00 27.00 12.25 132.555 48 48 48 48 4
5 16 - BEYZA ORHA 11 / B 2 1 1.75 1 2 0.50 5 2 4.50 4 2 3.50 12.00 7.00 10.25 131.165 50 50 50 50 5
6 258 - ÖZNUR TÜRKKOL 11 / B 7 6 5.50 3 1 2.75 0 0 0.00 2 0 2.00 12.00 7.00 10.25 127.782 54 54 54 54 6
7 45 - ESİN ACAR 11 / B 14 13 10.75 0 2 -0.50 0 0 0.00 0 0 0.00 14.00 15.00 10.25 127.440 56 56 56 56 7
8 257 - HATİCE AYGÜN 11 / B 4 7 2.25 7 4 6.00 1 0 1.00 0 1 -0.25 12.00 12.00 9.00 123.292 59 59 59 59 8
9 271 - EKREM KANDEMİR 11 / B 4 14 0.50 6 3 5.25 2 2 1.50 2 3 1.25 14.00 22.00 8.50 122.620 60 60 60 60 9

10 4 - HİLAL ÖZKAN 11 / B 2 10 -0.50 2 4 1.00 6 2 5.50 1 2 0.50 11.00 18.00 6.50 118.865 65 65 65 65 10
11 15 - KEMAL EFE KOÇER 11 / B 3 21 -2.25 3 11 0.25 3 8 1.00 7 5 5.75 16.00 45.00 4.75 112.680 72 72 72 72 11
12 192 - ONUR BL K 11 / B 3 1 2.75 2 1 1.75 0 0 0.00 0 0 0.00 5.00 2.00 4.50 109.138 73 73 73 73 12
13 272 - BİRSEN İLİVAN 11 / B 3 5 1.75 0 0 0.00 1 2 0.50 0 1 -0.25 4.00 8.00 2.00 101.683 78 78 78 78 13
14 255 - EMİRHAN YÜKSEL 11 / B 2 7 0.25 4 5 2.75 0 4 -1.00 1 3 0.25 7.00 19.00 2.25 101.470 79 79 79 79 14
15 27 - MERT AYDINLI 11 / B 3 20 -2.00 2 3 1.25 3 4 2.00 1 3 0.25 9.00 30.00 1.50 101.020 80 80 80 80 15
16 268 - ZEHRA ŞAHİN 11 / B 2 14 -1.50 6 9 3.75 0 0 0.00 2 9 -0.25 10.00 32.00 2.00 100.980 81 81 81 81 16
17 42 - HÜSAMEDDİN BAŞER 11 / B 3 4 2.00 1 5 -0.25 2 4 1.00 0 4 -1.00 6.00 17.00 1.75 100.953 82 82 82 82 17
18 124 - EGE ŞEN 11 / B 5 7 3.25 2 9 -0.25 1 5 -0.25 1 10 -1.50 9.00 31.00 1.25 98.483 84 84 84 84 18
19 11 - İSMET CAN YILDIRIM 11 / B 4 36 -5.00 7 13 3.75 9 31 1.25 3 15 -0.75 23.00 95.00 -0.75 92.895 85 85 85 85 19
20 191 - EMİRHAN ÇİFTÇİ 11 / B 2 13 -1.25 3 7 1.25 2 11 -0.75 2 8 0.00 9.00 39.00 -0.75 92.272 86 86 86 86 20
21 270 - ARDA İZCİ 11 / B 3 19 -1.75 4 4 3.00 0 15 -3.75 0 0 0.00 7.00 38.00 -2.50 84.845 89 89 89 89 21


