
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KÜTAHYA SİMAV Simav İbn i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 102802 10. Sınıf 2. Deneme 60 60 60 377

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih Coğrafya Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 10,25 11,75 7,31 3,23 3,56 2,34 2,86 3,37 2,02 1,68 1,34 1,34 1,86 0,88 1,64 12,08 5,45 10,71 3,01 3,11 2,23 1,81 2,49 1,19 2,35 3,43 1,49 39,13 35,38 30,27 203,390

Okul Ortalaması 5,20 11,98 2,20 1,53 3,20 0,73 1,62 3,09 0,85 0,91 1,02 0,65 0,87 0,91 0,65 3,02 4,73 1,84 1,30 3,00 0,55 0,48 1,88 0,01 0,78 3,12 0,00 15,71 32,93 7,48 121,830

KATILIMLAR

1 434 SAİMENES PEKEDİS 10A 12 10 9,50 3 6 1,50 5 2 4,50 3 1 2,75 2 1 1,75 5 1 4,75 2 6 0,50 0 1 -0,25 32 28 25,00 186,182 170

2 482 OSMAN YALÇIN 10A 8 17 3,75 4 2 3,50 2 7 0,25 2 1 1,75 2 0 2,00 10 4 9,00 2 7 0,25 1 8 -1,00 4 2 3,50 35 48 23,00 181,724 173

3 419 NURULLAH KAYTAZ 10A 13 15 9,25 1 0 1,00 2 4 1,00 3 1 2,75 2 2 1,50 4 6 2,50 0 4 -1,00 1 0 1,00 0 5 -1,25 26 37 16,75 160,897 197

4 456 HAVVANUR ÇELİK 10A 7 10 4,50 3 2 2,50 0 4 -1,00 2 2 1,50 4 0 4,00 5 3 4,25 2 5 0,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 24 28 17,00 157,710 204

5 409 MERVE KARAKUŞ 10A 10 9 7,75 1 2 0,50 1 0 1,00 2 0 2,00 2 0 2,00 1 0 1,00 1 1 0,75 18 12 15,00 152,539 218

6 0 ELİF YEŞİL  M 10A 6 6 4,50 4 5 2,75 6 0 6,00 2 1 1,75 1 0 1,00 1 0 1,00 20 12 17,00 150,534 221

7 408 MERYEM KUL 10A 9 14 5,50 2 3 1,25 3 4 2,00 2 1 1,75 2 1 1,75 4 7 2,25 1 3 0,25 1 2 0,50 1 4 0,00 25 39 15,25 150,504 222

8 484 VESİLE OTAY 10B 11 17 6,75 5 4 4,00 1 8 -1,00 2 2 1,50 3 0 3,00 3 7 1,25 0 7 -1,75 2 3 1,25 1 6 -0,50 28 54 14,50 148,682 226

9 421 YAĞMUR BAYAM 10A 8 12 5,00 1 5 -0,25 3 6 1,50 2 2 1,50 1 1 0,75 4 2 3,50 2 4 1,00 1 0 1,00 0 3 -0,75 22 35 13,25 147,629 228

10 474 BURAK OKUMUŞ 10A 6 9 3,75 0 4 -1,00 1 5 -0,25 2 1 1,75 0 1 -0,25 6 2 5,50 3 4 2,00 0 1 -0,25 18 27 11,25 145,328 233

11 445 KEV  R KURANÇ 10A 6 5 4,75 5 5 3,75 6 0 6,00 1 1 0,75 18 11 15,25 144,365 234

12 472 ELİFNUR AKKUŞ 10A 5 13 1,75 3 0 3,00 2 6 0,50 2 1 1,75 2 2 1,50 4 3 3,25 2 0 2,00 1 3 0,25 0 2 -0,50 21 30 13,50 142,589 240

13 427 AYŞENUR KAHRAMAN 10B 5 10 2,50 0 3 -0,75 3 4 2,00 1 0 1,00 6 3 5,25 1 5 -0,25 1 0 1,00 17 25 10,75 141,849 242

14 481 ŞEYMA KORKUSUZ 10B 9 8 7,00 3 2 2,50 2 1 1,75 14 11 11,25 138,069 247

15 425 HAVVANUR CANBUDAK 10B 5 4 4,00 0 2 -0,50 1 1 0,75 4 3 3,25 2 0 2,00 0 1 -0,25 1 3 0,25 13 14 9,50 136,238 256

16 415 HASİBE OK 10A 7 12 4,00 2 6 0,50 2 0 2,00 1 2 0,50 4 8 2,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 2 5 0,75 19 35 10,25 135,362 258

17 420 ÇAĞRI DOĞAN 10A 7 16 3,00 3 2 2,50 1 6 -0,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 6 5 4,75 0 3 -0,75 0 7 -1,75 1 4 0,00 19 45 7,75 134,883 260

18 444 FADİME ÇAKIR 10A 6 13 2,75 3 0 3,00 1 5 -0,25 0 1 -0,25 4 2 3,50 1 2 0,50 0 2 -0,50 0 2 -0,50 15 27 8,25 132,411 265

19 432 CAFER DOĞAN 10B 4 26 -2,50 1 11 -1,75 2 8 0,00 1 3 0,25 0 4 -1,00 13 16 9,00 4 6 2,50 3 7 1,25 1 9 -1,25 29 90 6,50 132,081 266

20 413 ALEYNA ÖZTÜRK 10A 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 0 1,00 4 1 3,75 2 0 2,00 0 1 -0,25 2 3 1,25 10 6 8,50 128,238 269

21 0 ZELİ ATAŞ 10A 4 10 1,50 1 2 0,50 1 0 1,00 2 1 1,75 4 2 3,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 0 5 -1,25 13 23 7,25 128,178 270

22 0 NİSA NUR AZMAN 10A 9 14 5,50 2 3 1,25 0 1 -0,25 0 3 -0,75 1 0 1,00 2 1 1,75 0 7 -1,75 0 4 -1,00 1 4 0,00 15 37 5,75 127,012 273

23 0 ÜLKÜ   K ARADUMAN 10A 4 8 2,00 1 2 0,50 4 1 3,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 2 2 1,50 1 1 0,75 13 17 8,75 125,570 278

24 0 SAHRA BAŞYİĞİT 10A 1 6 -0,50 1 0 1,00 1 6 -0,50 1 0 1,00 1 0 1,00 5 7 3,25 2 2 1,50 2 4 1,00 14 25 7,75 124,995 280

25 455 CANSU ÇAĞLAR 10A 8 11 5,25 0 4 -1,00 2 1 1,75 1 1 0,75 1 2 0,50 1 5 -0,25 1 8 -1,00 0 2 -0,50 3 6 1,50 17 40 7,00 124,480 282

26 423 ATİKE AĞAMAK 10A 4 17 -0,25 7 1 6,75 3 3 2,25 1 3 0,25 2 1 1,75 1 5 -0,25 2 6 0,50 0 1 -0,25 1 7 -0,75 21 44 10,00 123,489 288

27 436 BENSU ÖNAL 10A 1 16 -3,00 5 1 4,75 2 2 1,50 1 0 1,00 1 1 0,75 3 2 2,50 2 1 1,75 0 1 -0,25 1 3 0,25 16 27 9,25 123,272 290

28 407 SUDE KARATAŞ 10A 8 16 4,00 2 3 1,25 0 4 -1,00 1 1 0,75 2 1 1,75 1 1 0,75 0 5 -1,25 14 31 6,25 121,429 293

29 0 HALİME ŞAHİN 10A 4 7 2,25 1 1 0,75 2 3 1,25 1 0 1,00 1 1 0,75 1 4 0,00 2 1 1,75 1 5 -0,25 13 22 7,50 121,357 294
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih Coğrafya Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 10,25 11,75 7,31 3,23 3,56 2,34 2,86 3,37 2,02 1,68 1,34 1,34 1,86 0,88 1,64 12,08 5,45 10,71 3,01 3,11 2,23 1,81 2,49 1,19 2,35 3,43 1,49 39,13 35,38 30,27 203,390

Okul Ortalaması 5,20 11,98 2,20 1,53 3,20 0,73 1,62 3,09 0,85 0,91 1,02 0,65 0,87 0,91 0,65 3,02 4,73 1,84 1,30 3,00 0,55 0,48 1,88 0,01 0,78 3,12 0,00 15,71 32,93 7,48 121,830

KATILIMLAR

30 439 ZAHİDE SOYSAL 10A 7 16 3,00 2 7 0,25 2 5 0,75 0 2 -0,50 2 2 1,50 2 6 0,50 1 4 0,00 2 3 1,25 1 5 -0,25 19 50 6,50 121,325 295

31 0 CEMRE YILMAZ 10B 4 10 1,50 3 4 2,00 2 7 0,25 2 2 1,50 1 1 0,75 1 1 0,75 1 5 -0,25 1 1 0,75 1 5 -0,25 16 36 7,00 120,989 297

32 0 TÜLAY CANDAN   A 7 8 5,00 0 4 -1,00 1 2 0,50 1 2 0,50 3 0 3,00 0 5 -1,25 2 5 0,75 0 2 -0,50 0 2 -0,50 14 30 6,50 120,644 298

33 405 BAİSE TÜRKKOL 10B 7 19 2,25 2 6 0,50 3 4 2,00 0 3 -0,75 3 3 2,25 0 8 -2,00 2 6 0,50 17 49 4,75 114,830 309

34 410 OKAN ŞAHİN 10B 7 23 1,25 1 3 0,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 3 9 0,75 2 1 1,75 2 2 1,50 0 3 -0,75 16 45 4,75 114,636 310

35 403 ZEYNEP CANDAN 10B 6 16 2,00 2 7 0,25 2 6 0,50 1 0 1,00 1 1 0,75 4 16 0,00 1 3 0,25 1 4 0,00 1 4 0,00 19 57 4,75 114,558 312

36 418 ARİF ERKEN 10B 5 16 1,00 4 7 2,25 1 5 -0,25 1 3 0,25 1 2 0,50 5 18 0,50 3 5 1,75 0 7 -1,75 2 7 0,25 22 70 4,50 113,569 313

37 0 MERYEM KUL 10 6 14 2,50 1 4 0,00 2 3 1,25 1 0 1,00 0 2 -0,50 2 6 0,50 1 3 0,25 0 4 -1,00 0 3 -0,75 13 39 3,25 113,205 315

38 468 BÜŞRA VURAL 10A 5 14 1,50 2 2 1,50 2 1 1,75 1 2 0,50 0 3 -0,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 10 25 3,75 112,894 316

39 411 EDANUR ÖZSOY 10B 4 14 0,50 0 2 -0,50 3 1 2,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 2 3 1,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 11 25 4,75 111,936 317

40 447 CEREN DEMİROK 10B 6 12 3,00 1 2 0,50 0 4 -1,00 0 2 -0,50 1 1 0,75 1 5 -0,25 1 5 -0,25 0 2 -0,50 2 5 0,75 12 38 2,50 110,093 323

41 435 EFSA AYYILDIZ 10B 5 9 2,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 2 -0,50 1 5 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 7 20 2,00 109,233 327

42 422 ZÜHRENAZ COŞKUN 10A 2 8 0,00 0 4 -1,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 2 3 1,25 1 1 0,75 1 2 0,50 7 21 1,75 106,848 333

43 0 AYLİN ÜÇKAN 10A 2 13 -1,25 1 2 0,50 1 1 0,75 2 0 2,00 1 2 0,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 8 20 3,00 106,427 335

44 438 SUDE CANDAN   A 3 5 1,75 1 3 0,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 3 -0,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 6 16 2,00 105,710 337

45 477 BETÜL ARSLAN 10B 3 16 -1,00 1 6 -0,50 2 3 1,25 0 3 -0,75 0 1 -0,25 5 5 3,75 11 34 2,50 103,784 341

46 416 SİBEL GÜN 10B 2 7 0,25 1 1 0,75 1 5 -0,25 0 1 -0,25 1 4 0,00 5 18 0,50 101,598 347

47 464 FULYA 10A 2 8 0,00 0 3 -0,75 0 2 -0,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 1 0 1,00 4 17 -0,25 100,890 349

48 414 HANİFE AYKAN 10B 0 0 0,00 100,000 351

49 0   0 0 0,00 100,000 351

50 0   0 0 0,00 100,000 351

51 0   0 0 0,00 100,000 351

52 0   0 0 0,00 100,000 351

53 428 MERVE BLBN 10B 1 9 -1,25 0 2 -0,50 2 3 1,25 1 1 0,75 4 15 0,25 98,533 356

54 431 MUSTAFA DURUKAN 10B 0 4 -1,00 2 1 1,75 0 1 -0,25 2 9 -0,25 4 15 0,25 98,507 357

55 448 BATU ASAN 10B 3 17 -1,25 0 5 -1,25 3 2 2,50 1 0 1,00 0 3 -0,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 0 2 -0,50 8 31 0,25 98,070 360

56 417 AYŞENUR ŞAHİN 10B 5 24 -1,00 1 2 0,50 1 4 0,00 0 2 -0,50 1 2 0,50 8 34 -0,50 97,256 362

57 261 DKAAN DNDR 10B 2 11 -0,75 0 4 -1,00 1 1 0,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 0 4 -1,00 4 23 -1,75 93,670 368

58 429 ELİF 10A 1 10 -1,50 0 3 -0,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 2 20 -3,00 90,629 374
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih Coğrafya Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 10,25 11,75 7,31 3,23 3,56 2,34 2,86 3,37 2,02 1,68 1,34 1,34 1,86 0,88 1,64 12,08 5,45 10,71 3,01 3,11 2,23 1,81 2,49 1,19 2,35 3,43 1,49 39,13 35,38 30,27 203,390

Okul Ortalaması 5,20 11,98 2,20 1,53 3,20 0,73 1,62 3,09 0,85 0,91 1,02 0,65 0,87 0,91 0,65 3,02 4,73 1,84 1,30 3,00 0,55 0,48 1,88 0,01 0,78 3,12 0,00 15,71 32,93 7,48 121,830

KATILIMLAR

59 470 ESRA SAĞLAM 10B 3 15 -0,75 1 7 -0,75 0 6 -1,50 0 3 -0,75 0 10 -2,50 3 3 2,25 1 2 0,50 1 2 0,50 9 48 -3,00 85,105 375

60 266 YASAR BAŞYİĞİT 10 1 9 -1,25 0 10 -2,50 1 9 -1,25 1 5 -0,25 0 10 -2,50 3 43 -7,75 76,972 377
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