
12A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KÜTAHYA SİMAV Simav İbn i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi TYT 2. KURUMSAL DENEME 80 80 80 374

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,56 11,23 18,75 2,19 1,84 1,73 1,73 1,54 1,34 2,40 1,15 2,11 3,62 0,72 3,44 0,01 0,01 0,01 11,83 3,95 10,85 2,24 1,64 1,82 2,86 1,10 2,59 1,36 1,32 1,03 49,80 24,50 43,67 238,820

Okul Ortalaması 10,99 13,04 7,73 1,32 1,72 0,89 0,59 1,35 0,25 0,72 0,85 0,51 2,29 1,04 2,03 0,03 0,00 0,03 3,03 4,22 1,98 0,66 1,92 0,18 1,27 1,21 0,97 0,42 0,97 0,18 21,32 26,32 14,75 147,150

SINIF: 12A

KATILIMLAR

1 132 MUSTAFA BOZATLI 12A 12 3 11,25 1 1 0,75 3 1 2,75 1 0 1,00 13 1 12,75 2 2 1,50 3 0 3,00 1 1 0,75 36 9 33,75 213,445 187

2 120 SELMA DENİZLİ 12A 27 7 25,25 2 3 1,25 3 2 2,50 1 1 0,75 4 1 3,75 37 14 33,50 206,273 195

3 215 ALEYNAKARATAŞ 12A 24 5 22,75 2 2 1,50 2 0 2,00 2 1 1,75 5 0 5,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 36 10 33,50 206,048 197

4 145 OSMAN KULA 12A 22 14 18,50 3 1 2,75 2 1 1,75 2 2 1,50 4 1 3,75 2 0 2,00 35 19 30,25 197,298 209

5 238 FATIMA ALBAYRAK 12A 22 9 19,75 3 2 2,50 2 2 1,50 2 1 1,75 3 2 2,50 2 0 2,00 34 16 30,00 196,433 211

6 229 NURCAN AKIN 12A 22 8 20,00 4 0 4,00 1 0 1,00 4 0 4,00 0 1 -0,25 31 9 28,75 191,358 218

7 114 G AYŞEGÜL KARA 12A 19 12 16,00 1 1 0,75 2 0 2,00 4 0 4,00 1 0 1,00 2 0 2,00 29 13 25,75 181,858 232

8 222 NUR UYANIK 12A 22 12 19,00 0 5 -1,25 3 2 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 31 22 25,50 180,905 233

9 95 SILA ÇETİN 12A 19 14 15,50 2 2 1,50 3 2 2,50 0 2 -0,50 4 1 3,75 3 1 2,75 0 5 -1,25 2 2 1,50 0 6 -1,50 33 35 24,25 178,958 237

10 127 GAMZE KOÇ 12A 15 7 13,25 2 2 1,50 1 0 1,00 3 0 3,00 4 0 4,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 26 11 23,25 176,070 240

11 219 AYŞE ÜNAL 12A 19 13 15,75 2 2 1,50 1 1 0,75 0 2 -0,50 4 1 3,75 1 2 0,50 0 2 -0,50 27 23 21,25 167,845 252

12 123 ŞERİFE DANIŞ 12A 15 14 11,50 1 3 0,25 0 2 -0,50 2 1 1,75 5 0 5,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 2 0 2,00 26 21 20,75 165,053 258

13 231 HASAN ASMALIKAYA 12A 15 19 10,25 2 2 1,50 0 2 -0,50 2 1 1,75 5 0 5,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 25 25 18,75 159,465 269

14 234 NURAN GÖKDAĞ 12A 11 12 8,00 1 1 0,75 1 0 1,00 1 1 0,75 2 2 1,50 5 0 5,00 1 1 0,75 22 17 17,75 159,168 270

15 228 RABİA KARDEMİR 12A 8 13 4,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 4 0 4,00 3 1 2,75 2 0 2,00 0 1 -0,25 2 0 2,00 21 18 16,50 153,358 281

16 218 GÜL 12A 18 8 16,00 18 8 16,00 150,560 290

17 287 ÜMMÜHAN YORULMAZ 12A 19 13 15,75 19 13 15,75 149,770 293

18 230 HAVVAA  Y 12A 14 16 10,00 1 4 0,00 0 4 -1,00 2 2 1,50 2 2 1,50 3 2 2,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 23 31 15,25 149,643 294

19 243 EMİNE BELEK 12A 8 19 3,25 2 0 2,00 1 0 1,00 5 1 4,75 1 4 0,00 2 0 2,00 19 24 13,00 143,668 306

20 224 EMİNE ERTAN 12A 15 13 11,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 1 0,75 17 16 13,00 141,563 313

21 121 MİNE ZEYBEL 12A 13 16 9,00 4 1 3,75 17 17 12,75 140,478 315

22 97 AYŞE ÖZSOY 12A 9 12 6,00 0 3 -0,75 0 3 -0,75 1 2 0,50 4 0 4,00 2 3 1,25 0 4 -1,00 2 1 1,75 1 1 0,75 19 29 11,75 137,698 320

23 206 SEDEF SARIBUDAK 12A 14 17 9,75 0 2 -0,50 14 19 9,25 128,925 336

24 0 ŞUL  KRTLMŞ 12A 6 9 3,75 1 0 1,00 2 1 1,75 1 0 1,00 0 2 -0,50 1 1 0,75 11 13 7,75 125,180 339

25 175 ŞÜKRAN YALÇINÖZ 12A 11 16 7,00 0 1 -0,25 11 17 6,75 121,318 347

26 239 NEŞE DEMİR 12A 9 17 4,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 10 19 5,25 116,615 356



12B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KÜTAHYA SİMAV Simav İbn i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi TYT 2. KURUMSAL DENEME 80 80 80 374

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,56 11,23 18,75 2,19 1,84 1,73 1,73 1,54 1,34 2,40 1,15 2,11 3,62 0,72 3,44 0,01 0,01 0,01 11,83 3,95 10,85 2,24 1,64 1,82 2,86 1,10 2,59 1,36 1,32 1,03 49,80 24,50 43,67 238,820

Okul Ortalaması 10,99 13,04 7,73 1,32 1,72 0,89 0,59 1,35 0,25 0,72 0,85 0,51 2,29 1,04 2,03 0,03 0,00 0,03 3,03 4,22 1,98 0,66 1,92 0,18 1,27 1,21 0,97 0,42 0,97 0,18 21,32 26,32 14,75 147,150

SINIF: 12B

KATILIMLAR

1 154 DUYGU AMBARCI 12B 13 15 9,25 0 1 -0,25 3 0 3,00 5 5 3,75 0 2 -0,50 2 3 1,25 23 26 16,50 154,393 280

2 242 HACER ALLITEKİN 12B 12 18 7,50 1 1 0,75 1 0 1,00 2 0 2,00 4 4 3,00 1 1 0,75 1 2 0,50 1 1 0,75 23 27 16,25 152,908 282

3 135 ESMA SUBAŞI 12B 5 10 2,50 4 1 3,75 0 2 -0,50 0 2 -0,50 3 0 3,00 3 6 1,50 2 2 1,50 1 0 1,00 18 23 12,25 139,338 318

4 213 GÜLAY ŞENER 12B 4 1 3,75 10 14 6,50 14 15 10,25 136,543 323

5 166 DUYGU AYGÜN 12B 12 11 9,25 2 3 1,25 14 14 10,50 133,943 328
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