
11A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KÜTAHYA SİMAV Simav İbn i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi TYT 2. KURUMSAL DENEME 80 80 80 374

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,56 11,23 18,75 2,19 1,84 1,73 1,73 1,54 1,34 2,40 1,15 2,11 3,62 0,72 3,44 0,01 0,01 0,01 11,83 3,95 10,85 2,24 1,64 1,82 2,86 1,10 2,59 1,36 1,32 1,03 49,80 24,50 43,67 238,820

Okul Ortalaması 10,99 13,04 7,73 1,32 1,72 0,89 0,59 1,35 0,25 0,72 0,85 0,51 2,29 1,04 2,03 0,03 0,00 0,03 3,03 4,22 1,98 0,66 1,92 0,18 1,27 1,21 0,97 0,42 0,97 0,18 21,32 26,32 14,75 147,150

SINIF: 11A

KATILIMLAR

1 2 NURİYE YALÇIN 11A 13 10 10,50 3 2 2,50 2 1 1,75 2 2 1,50 5 0 5,00 1 0 1,00 0 4 -1,00 2 0 2,00 0 2 -0,50 28 21 22,75 172,923 243

2 6 NURGÜL YEŞİLOK 11A 19 12 16,00 1 1 0,75 4 1 3,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 25 16 21,00 166,470 255

3 117 SUDE KARATAŞ 11A 16 5 14,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 2 0 2,00 3 1 2,75 2 0 2,00 23 8 21,00 166,113 256

4 20 ALİME ÖZKAN 11A 10 11 7,25 3 2 2,50 2 1 1,75 2 2 1,50 5 0 5,00 1 0 1,00 0 4 -1,00 2 0 2,00 0 2 -0,50 25 22 19,50 162,653 262

5 251 HAMİCE KIRATLI 11A 16 11 13,25 1 3 0,25 1 0 1,00 3 0 3,00 2 3 1,25 1 0 1,00 24 17 19,75 162,455 263

6 256 FADİME UZUN 11A 14 4 13,00 4 0 4,00 1 2 0,50 1 3 0,25 2 0 2,00 22 9 19,75 162,398 264

7 0 HAVVA SARIALTIN 11A 10 5 8,75 3 1 2,75 1 1 0,75 1 1 0,75 4 0 4,00 0 1 -0,25 2 1 1,75 0 1 -0,25 21 11 18,25 157,795 272

8 22 YASEMİN AKBULUT 11A 11 13 7,75 3 1 2,75 2 1 1,75 3 2 2,50 2 1 1,75 0 1 -0,25 2 1 1,75 0 1 -0,25 23 21 17,75 156,240 274

9 47 HALİME KUBLAY 11A 14 10 11,50 2 2 1,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 2 2 1,50 2 0 2,00 1 3 0,25 22 19 17,25 155,008 278

10 250 SEVGİ BALAKI 11A 7 10 4,50 1 0 1,00 4 1 3,75 3 4 2,00 3 2 2,50 1 1 0,75 2 0 2,00 21 18 16,50 152,390 283

11 262 CEREN YENİLMEZ 11A 7 10 4,50 1 0 1,00 4 1 3,75 3 4 2,00 3 2 2,50 1 1 0,75 2 0 2,00 21 18 16,50 152,390 283

12 33 ELİF CİNTOSUN 11A 13 12 10,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 2 0 2,00 3 2 2,50 1 2 0,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 21 21 15,75 151,178 287

13 139 ELİF BAYRAM 11A 15 18 10,50 1 2 0,50 1 0 1,00 3 2 2,50 1 2 0,50 1 1 0,75 22 25 15,75 151,083 288

14 249 AYLİN Ç 11A 9 20 4,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 2 0 2,00 3 0 3,00 3 2 2,50 3 2 2,50 1 1 0,75 21 27 14,25 145,613 301

15 130 İSMAİL OCAK 11A 13 19 8,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 3 0 3,00 3 2 2,50 0 3 -0,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 21 30 13,50 144,393 303

16 14 NAZMİYE AYBAR 11A 12 8 10,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 1 4 0,00 4 5 2,75 1 3 0,25 0 2 -0,50 1 1 0,75 20 26 13,50 144,235 304

17 0 NAGİHAN İPEK 11A 14 18 9,50 1 4 0,00 0 3 -0,75 2 1 1,75 3 4 2,00 1 2 0,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 22 34 13,50 143,700 305

18 0 HATİCE ÖZDEMİR 11A 13 19 8,25 1 4 0,00 0 1 -0,25 3 0 3,00 3 2 2,50 0 3 -0,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 21 31 13,25 143,590 308

19 24 BAHADIR YILDIZ 11A 13 22 7,50 0 5 -1,25 0 3 -0,75 2 1 1,75 5 2 4,50 1 2 0,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 22 37 12,75 142,793 310

20 113 HATİCE N 11A 9 13 5,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 2 0 2,00 2 1 1,75 2 2 1,50 3 1 2,75 18 19 13,25 142,035 312

21 18 DİLARA KARABULUT 11A 6 6 4,50 0 1 -0,25 3 0 3,00 4 6 2,50 2 2 1,50 2 1 1,75 0 2 -0,50 17 18 12,50 140,530 314

22 23 CEMİLE KARACA 11A 10 7 8,25 2 0 2,00 0 1 -0,25 1 4 0,00 3 6 1,50 1 2 0,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 18 23 12,25 139,540 316

23 48 ŞENNUR ÇAKIR 11A 10 16 6,00 1 2 0,50 2 0 2,00 3 2 2,50 0 3 -0,75 1 1 0,75 1 0 1,00 18 24 12,00 139,340 317

24 125 EDA BATMAZ 11A 9 17 4,75 1 2 0,50 2 0 2,00 3 3 2,25 0 3 -0,75 1 1 0,75 1 0 1,00 17 26 10,50 134,448 326

25 21 RABİA SARIALTIN 11A 3 16 -1,00 3 2 2,50 1 1 0,75 1 3 0,25 2 1 1,75 1 0 1,00 1 0 1,00 2 1 1,75 0 1 -0,25 14 25 7,75 124,788 341

26 0 HAVA ELÇİN 11A 11 20 6,00 0 5 -1,25 1 4 0,00 0 2 -0,50 6 10 3,50 0 3 -0,75 0 3 -0,75 1 1 0,75 19 48 7,00 124,340 343

27 264 MERVEGÜL DEMİROK 11A 1 13 -2,25 5 0 5,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 2 3 1,25 0 1 -0,25 1 2 0,50 1 1 0,75 0 3 -0,75 10 25 3,75

28 260 ŞERİFE KARAKAŞ 11A 1 14 -2,50 5 0 5,00 0 1 -0,25 1 3 0,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 1 1 0,75 0 3 -0,75 10 27 3,25



11B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KÜTAHYA SİMAV Simav İbn i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi TYT 2. KURUMSAL DENEME 80 80 80 374

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,56 11,23 18,75 2,19 1,84 1,73 1,73 1,54 1,34 2,40 1,15 2,11 3,62 0,72 3,44 0,01 0,01 0,01 11,83 3,95 10,85 2,24 1,64 1,82 2,86 1,10 2,59 1,36 1,32 1,03 49,80 24,50 43,67 238,820

Okul Ortalaması 10,99 13,04 7,73 1,32 1,72 0,89 0,59 1,35 0,25 0,72 0,85 0,51 2,29 1,04 2,03 0,03 0,00 0,03 3,03 4,22 1,98 0,66 1,92 0,18 1,27 1,21 0,97 0,42 0,97 0,18 21,32 26,32 14,75 147,150

SINIF: 11B

KATILIMLAR

1 46 FATIMA DOĞAN 11B 19 15 15,25 2 2 1,50 0 1 -0,25 2 1 1,75 4 1 3,75 0 1 -0,25 2 1 1,75 0 3 -0,75 29 25 22,75 172,055 245

2 271 EKREM KANDEMİM 11B 6 16 2,00 4 1 3,75 1 1 0,75 1 0 1,00 3 2 2,50 1 1 0,75 1 0 1,00 2 0 2,00 19 21 13,75 143,618 307

3 192 ONUR BLK 11B 7 6 5,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 3 2 2,50 2 1 1,75 13 11 10,25 133,608 329

4 253 RAMAZAN KARACA 11B 6 16 2,00 4 1 3,75 3 1 2,75 1 0 1,00 1 2 0,50 15 20 10,00 132,280 330

5 0 İ KEMAL ARCILTEKİN 11B 7 18 2,50 4 1 3,75 0 5 -1,25 0 4 -1,00 2 2 1,50 5 5 3,75 18 35 9,25 131,668 332

6 0 ÖZNUR TÜRKKOL 11B 9 3 8,25 0 3 -0,75 1 0 1,00 2 3 1,25 0 2 -0,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 13 13 9,75 131,585 333

7 4 HİLAL 11B 4 11 1,25 2 2 1,50 0 2 -0,50 1 3 0,25 5 3 4,25 1 3 0,25 1 1 0,75 14 25 7,75 126,915 338

8 16 BEYZA ORHA 11B 2 5 0,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 5 3 4,25 0 2 -0,50 2 1 1,75 0 1 -0,25 10 14 6,50 122,928 345

9 268 ZEHRA ŞAHİN 11B 4 5 2,75 0 3 -0,75 1 0 1,00 3 3 2,25 0 2 -0,50 2 1 1,75 0 1 -0,25 10 15 6,25 120,905 348

10 257 HATİCE AYGÜN 11B 3 4 2,00 2 3 1,25 0 2 -0,50 1 2 0,50 2 1 1,75 1 0 1,00 9 12 6,00 119,860 351

11 45 ESİN ACAR 11B 4 4 3,00 0 1 -0,25 0 3 -0,75 1 1 0,75 1 2 0,50 3 3 2,25 0 1 -0,25 9 15 5,25 118,033 353

12 270 ARDA İZCİ 11B 5 14 1,50 2 3 1,25 0 3 -0,75 6 13 2,75 13 33 4,75 116,713 355

13 0 ATAKAN 11B 5 5 3,75 5 5 3,75 114,138 359

14 272 BİRSEN İLİVAN 11B 4 8 2,00 1 1 0,75 1 1 0,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 7 12 4,00 113,020 360

15 7 VANDA NARA 11B 8 32 0,00 0 5 -1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 1 4 0,00 9 31 1,25 3 4 2,00 2 5 0,75 1 5 -0,25 26 94 2,50 108,025 362

16 191 EMİRHAN 11B 2 8 0,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 3 6 1,50 1 3 0,25 0 3 -0,75 1 1 0,75 8 25 1,75 106,388 363

17 0 ÖZGÜR SEVİMLİ 11B 3 23 -2,75 0 5 -1,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 3 1 2,75 1 2 0,50 0 2 -0,50 8 34 -0,50 98,953 366

18 10 LEO MESSİ 11B 6 22 0,50 1 4 0,00 2 3 1,25 1 4 0,00 2 3 1,25 4 36 -5,00 2 5 0,75 0 7 -1,75 2 4 1,00 20 88 -2,00 90,755 367

19 142 AYŞE MEMİŞ 11B 1 4 0,00 2 1 1,75 1 1 0,75 2 2 1,50 1 4 0,00 2 7 0,25 2 0 2,00 2 1 1,75 13 20 8,00

20 11 İSMET CAN YILDIRIM 11B 5 35 -3,75 0 5 -1,25 1 4 0,00 0 5 -1,25 0 5 -1,25 7 33 -1,25 0 7 -1,75 4 3 3,25 1 5 -0,25 18 102 -7,50

21 124 EGE ŞEN 11B 3 37 -6,25 0 5 -1,25 0 5 -1,25 0 5 -1,25 1 4 0,00 1 7 -0,75 1 6 -0,50 1 6 -0,50 2 4 1,00 9 79 -10,75
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